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(EEEDM @minvws.nl]To:

Cc @sanquin.nl]
From:

Sent: Tue 11/3/2020 5:55:29 PM

Subject: RE: Factuur 8250000458 PRC testen t/m 31-10-2020

Received: Tue 11/3/2020 5:55:29 PM

Geachte heer IEEE
Morgen zal mevr. [ERY contact met u opnemen

Met vriendelijke groet,

rogrammadirectie -19

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 11:45

Aan: ) < @minvws.nl>; )JIE Ee minvws.nl>
CC, @RIVM.nl>; @sanquin.nl>

Onderwerp: RE: Factuur 8250000458 PRC testen t/m 31-10-2020

Kunt u mij verder helpen hierin? Van de heer EEEbegreep ik dat onze facturen vooralsnog niet akkoord zijn bij u. Wij zijn op

dit moment druk bezig met het opstarten van het gepoold testen waarbij de prijs voor de gepoold geteste monsters vooralsnog

BE! bedragen. Volgens bijlage factureren we nu de individuele testen voor IEERIR monster Gezien de investeringen hierbij

ook in materiaalkosten hoor ik graag zo spoedig mogelijk van u.

Met vriendelijke groet,

Diagnostiek Sanquin Bloedvoorziening

we
125 (maar nu even vanuit huis) 1066 CX Amsterdam | [IEEE @sanauin.nl | Telefoon

Sanquin ~~ ValueBased Certified ®
Diagnostik HealthCare | Green Belt™

Van: RIVM.nl

Verzonden: 03 November 2020 11:16

uin.nl>

aminvws.nl>;IEEE) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Factuur 8250000458 PRC testen t/m 31-10-2020

Geachte heer [EEN
Hiervoor moet ik u doorverwijzen naar VWS. In cc zijn de betreffende contactpersonen opgenomen.

Hartelijke groet,
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Onderwerp: RE: Factuur 8250000458 PRC testen t/m 31-10-2020

Urgentie: Hoog

Geachte heer | EEE
Kunt u mij aangeven waarom dit niet akkcord is en op welke termijn dit afgehandeld zal worden aangezien het om forse bedragen

gaat. Aangezien wij nog maar uit één teststraat monsters krijgen toegezonden en te maken hebben met stijgende materiaalkosten

nu wij zelf alle materialen moeten aanleveren zijn de inkoop investeringen hierbij fors voor ons.

Met vriendelijke groet,

Diagnostiek Sanquin Bloedvoorziening
Plesmanlaan 125 5k (maar nu even vanuit huis)| 1066 CX Amsterdam | [J EES @sanauin.nl | Tele foon | EXESN

sanguin ValueBased

| Certified®Diagnostiek HealthCare | Green Belt™

Van: RIVM.nl

Verzonden: 03 November 2020 10:48

aan:IEEEBEE<= ouin...>;IEEEEEE o san quin.oi>Onderwerp:
R

RE: Factuur 8250000458 PRC testen t/m 31-10-2020

Geachte heer BENE
Ik heb van VWS begrepen dat het gehanteerde tarief van | EE. i.v. 1-10 vooralsnog niet akkoord is. Om deze

reden kan ik deze factuur (en de vorige) nog niet betaalbaar stellen.

Hartelijke groet,

Rijksinstituut voorVolksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 08:03



Onderwerp: RE: Factuur 8250000458 PRC testen t/m 31-10-2020

Top bedankt

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Oorspronkelijk bericht --------

Van: 5.1.2e sanquin.nl>

Datum: 03-11-2020 07:22 (GMT+01:00)
Aan: @rivm.nl"" @rivm.nl>

ce” @sanquin.nl>

Onderwerp: Factuur 8250000458 PRC testen t/m 31-10-2020

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand vindt u onze factuur in PDF-formaat.

U ontvangt van ons géén exemplaar per post.

De factuur heeft betrekking op projectnummer “V/150105/01/PL".

Vriendelijk wil ik u verzoeken om deze factuur in behandeling te nemen.

Voor eventuele vragen verwijs ik u naar het op de factuur vermelde e-mailadres van de debiteurenadministratie.

Met vriendelijke groet,

Sanquin

Finance & Control

Postbus 9892

1006 AN AMSTERDAM

[: Sanquin
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Disclaimer: http://www.sanguin.nl/e-maildisclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Disclaimer: http://www.sanquin.nl/e-maildisclaimer
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