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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Netherlands

's-Gravenhage

963118

Hiervoor gelden onze algemene levarings- en verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Komer van Koophandel te Heerlen onder nr. 14044145

BLAD NR.: 1
| —ONS-ORDERNUMMER: 61334565 FACTUURNUMMER: 20801717
BESTELDATUM: 19-05-2020 FACTUURDATUM 19-05-2020
UW ORDERNUMMER: BTW verrekening batch 1/2/3 |  DEBITEURNUMMER: 1981217
NL
ONS PAKBONNUMMER: 61334565
ARTIKELNUMMER ARTIKEL OMSCHRIJVING AANTAL CE AANTAL HE PRIJS HE BEDRAG EUR
Ordernr.: 61334565
DCORBELAST Vipack BTW verrekening tbv. batch 1, 2 en 5.1.1¢c
3. Voor uitwerking zie bijgevoegde Excel
sheet.
TOTAAL EXCL. BTW EUR; 136.817,98
aTw 000
FACTUURBEDRAG EUR : 136.817,88
BETALINGSTERMIJN: 30 dagen Vipack B.V. BTW numme; 3.1.5
LEVERINGSCONDITIE: AF FABRIEK Vipack B.V. EAN/I 5.1.5
BANK: Rabobank Nederland IBAN 51.5 BIC 51.5
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4-5-2020
4-5-2020
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BTW bedrag naberekening
Batchlen2
Naam leverancier Verplichting Ontvangstdatum

Vipack B.V. 3057-23372
Vipack B.V.  3057-23372
Vipack B.V. 3057-23372
Vipack B.V. 3057-23372
Vipack B.V.  3057-23372
Vipack B.V. 3057-23372
Vipack B.V. 3057-23372
Vipack B.V. 3057-23372
Vipack B.V. 3057-23372
Vipack B.V. 3057-23372
Vipack B.V.  3057-23372
Vipack B.V.  3057-23372
Vipack B.V.  3057-23372
Vipack B.V. 3057-23372
Vipack B.V.  3057-23372
Vipack B.V. 3057-23372

Batch 3

Naam leverancier Verplichting

Vipack B.V. 20201384
Vipack B.V. 20801385
Vipack B.V. 20801436
Vipack B.V. 20801437
Vipack B.V. 20801438
Vipack B.V. 20801439
Vipack B.V. 20801440

Bedrag gefactureerd

Bedrag gefactureerd

incl BTW

BTW incl BTW

€ 651.514,20

€136.817,98 € 788.332,18
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Van: I, <SR insv il
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 08:13:33
Asin M@nﬁnszw.nb; T

()" 5.1.2e pminvws.nl>;
<] : i

5.1.2e

P minszw.nl>
Onderwerp: Haastbetaling Vipack BTW-verrekening - 3057-23372
Bijlage(n): Factuur 20801717 Vipack BTW verrekening.pdf, BTW berekening batch 1-2-3 -

19.05.2020.x1sx

Dit is de haastfactuur voor de nog niet betaalde BTW aan Vipack (2037477).
Het betreft de BTW over de haastbetalingen van vandaag.

Laat het gerust even weten als je er niet uitkomt.

Dank je wel weer!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie DSU / Financieel Dienstencentrum
Locatie Hoftoren /|
Rijnstraat 50 | 25 en Haag

Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband
onder verantwoordelijkheid van SZW.

Het FDC voert de financiéle administratie en het beheer van het financiéle SAP-systeem uit
voor de ministeries van BZK, Financién, OCW, SZW en VWS.

Van: Vipack BV < IEEE@vVipack.nl>
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 16:51



Aan: ) <P ETID minvws.nl>
CcC @vipack.nl>
Onderwerp: RE: Vipack offerte-contract 3 - Sarphati 80% Handalcohol 1000ml facturen + vrachtpapieren

per wagen

Factuur 20801717 is aangemaakt t.b.v. de verrekening BTW batch 1, 2 en 3.
Daarnaast vind je een Excel bestand met de uitwerking op deze factuur.

Om de facturatie vanaf nu elektronisch te laten verlopen, heb ik onze ICT gevraagd of dit in te richten is.
Mochten hier nog vragen over ontstaan, laat ik je dit weten.

Met vriendelijke groet | with kind regards | mit freundlichen GriiRen

Vipack B.V.
Minckelersstraat 7, NL-6372 PP Landgraaf | T %M m
Vipack Office & Distribution Center | Klarenanstelerweg 25, NL-646 erkrade
Vanwege Hemelvaart + Pinksteren is Vipack gesloten op 21 & 22 mei en op 1 juni.
Due to Ascension Day + Pentecost, Vipack is closed on the 21°¢ and - of May and the 1° of June.

wﬂck SIFS @0 o >

This message (including any attachments) may be privileged or confidential. Any unauthorised use of this message in whole or
in part is strictly prohibited. Nothing in this e-mail shall bind us in any contract or obligation. We reject any liability for any
damages resulting from this e-mail message.

2 please consider the environment - do you really need to print this email?

Van: I ) minvws.nl

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 11:22
Aan: mwm Bv
Onderwerp: Vipack offerte-contract 3 - Sarphati 80% Handalcohol 1000ml facturen + vrachtpapieren

per wagen

Goedemorge

Eén factuur is het meest logische. Wat wel handig zou zijn, is als achter de ondergenoemde bedragen
het BTW bedrag wordt vermeld (zie onderstaande voorbeeldje).
Zodat we weten hoe het totale BTW-bedrag is opgebouwd.

Batchlen?2
Naam leverancier Verplichting Ontvangstdatum Bedrag

Vipack B.V. 3057-23372 4-5-2020
Vipack B.V. 3057-23372 4-5-2020
Vipack B.V. 3057-23372 4-5-2020

Vipack B.V. 3057-23372 4-5-2020
Vipack B.V. 3057-23372 4-5-2020
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BTW

EXCL

EXCL

EXCL
EXCL



Batch 3
Fact nr
20.201.384
20.201.385
20.801.436
20.801.437
20.801.438
20.801.439
20.801.440

Batch 4

Zou je voor de 4% batch elektronische facturen kunnen sturen? Ik heb hiervoor de financiéle bijsluiter
toegevoegd en een link met meer informatie over e-factureren https://www.helpdesk-efactureren.nl/
De opdracht brief voor de 4% batch volgt vandaag. Laat mij maar weten zodra je die verstuurd hebt, dan
kan ik de voortgang in de gaten houden.

Financiéle gegevens

Vipack B.V.
Vipack B.V.
Vipack B.V.
Vipack B.V.
Vipack B.V.
Vipack B.V.
Vipack B.V.
Vipack B.V.
Vipack B.V.
Vipack B.V.

Vipack B.V.

excl BTW

Iban

Swift/BIC

KvK-nr VWS

BTW nummer VWS

Overheidsidentificatienummer (OIN)

3057-23372
3057-23372
3057-23372
3057-23372
3057-23372
3057-23372
3057-23372
3057-23372
3057-23372
3057-23372

3057-23372

BTW  incl BTW

4-5-2020

4-5-2020

4-5-2020

4-5-2020

4-5-2020

4-5-2020

4-5-2020

4-5-2020

4-5-2020

4-5-2020

4-5-2020

Mocht je nog vragen hebben hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

963118
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EXCL
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EXCL
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( | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ |

| Den Haa
R R ———

v SRS o <BESETIR iac
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 09:28
) < I minvws.nl>

S @vipack.nl>
Onderwerp: RE: Vipack offerte-contract 3 - Sarphati 80% Handalcohol 1000ml facturen + vrachtpapieren
per wagen

Goedemorgen

Kan ik je wellicht nog helpen met de wijze van facturatie om dit duidelijker te krijgen?

Daarnaast dachten wij inderdaad dat we onder de vrijstelling vielen, helaas blijkt nu dat we dit niet goed
hebben gedaan.

Er zullen dus correcties doorgevoerd moeten worden op alle facturen m.b.t. BTW verrekening.

Kunnen we hiervoor 1 verzamelfactuur voor elk apart project maken, of liever voor elke factuur een
aparte correctie?

Onze excuses hiervoor en hoor het graag.

Met vriendelijke groet | with kind regards | mit freundlichen GriiRen

5.12e Vipack B.V.
Minckelersstraat 7, NL-6372 PP Landgraaf | T M 5.1.2e
Vipack Office & Distribution Center | Klarenanstelerweg 25, NL-6468 EP Kerkrade
Vanwege Hemelvaart + Pinksteren is Vipack gesloten op 21 & 22 mei en op 1 juni.

Due to Ascension Day + Pentecost, Vipack is closed on the 21°' and 2™ of May and the 1° of June.

This message (including any attachments) may be privileged or confidential. Any unauthorised use of this message in whole or
in part is strictly prohibited. Nothing in this e-mail shall bind us in any contract or obligation. We reject any liability for any
damages resulting from this e-mail message.

5 please consider the environment - do you really need to print this email?

Van: I —) minvws.nl

Verzonden: maandag 18 mei 2020 5:23
Aan SRERETIRNY Vipack 5V




Onderwerp: RE: Vipack offerte-contract 3 - Sarphati 80% Handalcohol 1000ml facturen +
vrachtpapieren per wagen

Ik ben bezig met de verwerking van de 3% Vipack order voor de 2€ levering aan Avandis.
Het blijft een puzzel om het overzicht goed te houden.

Ik heb even een vraag. Ik zie dat de facturen excl BTW gefactureerd worden. Nu geldt er een vrijstelling
voor BTW zie bijlage.
Zou je kunnen aangeven of dit ook op Vipack van toepassing is, of moet er wel met BTW gefactureerd

worden?

Met vriendelijke groet,

_m__ | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

& Postbus 20350 | 2500 EJ

| Den Haag |
kamer | Tewefoon:ﬁm D - ST minvws.nl |

Van:<ﬂ-@vigack.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2020 15:25

Aan: ) < minvws.nl>
CC | Vipack BV <EEF@vipack.nl>

Onderwerp: FW: Vipack offerte-contract 3 - Sarphati 80% Handalcohol 1000ml facturen + vrachtpapieren
per wagen

Beste
hierbij het derde project. Handalcohol Avandis 1000ml 80% alcohol.

Deze zijn al geproduceerd en staan op voorraad. De logistieke kosten/rekeningen hebben wij ook zover
klaar. Wij maken dit morgen volledig en sturen dit dan ook door.

Daarmee zouden we de zaak aan het ‘ rollen’ hebben,

Vanwege Koningsdag + Bevrijdingsdag zijn wij gesloten op maandag 27 april en dinsdag 5 mei.

Due to Kingsday + Liberation Day we are closed on the 27 of April and the 5th of May.
With kind regards | Met vriendelijke groet | Cordialement | Mit freundlichen GriiRen
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Inckelersstraat 1,

i V.
e i

Vipack Office & Distribution Center | Klarenanstelerweg 25, NL-6468 EP Kerkrade

ViPack “'s

This message (including any attachmants) may be privileged or confidential. Any unauthorised use of this message in whaole or
in part is strictly prohibited. Nothing in this e-mail shall bind us in any contract or obligation. We reject any liability for any
damages resulting from this e-mail message.

4 please consider the environment - do you really need to print this email?
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Vipack BV
g 30 april 2020 2:30

arphati 80% Handalcohol 1000ml facturen + vrachtpapieren per wagen

Goedemiddag,

Zie bijgaand per wagen een setje documenten:
1) Afgetekend CMR-papier bij vertrek Vipack Landgraaf
Dit is het bewijs van hoeveel pallets incl. gewicht is uitgeleverd bij uitgang Vipack.
2) Receipt Confirmation (ingangsbewijs Mainfreight vervoer)
Dit is het ingangsbewijs bij de vervoerder met het totaal aantal pallets en gewicht per pallet
3) Factuur Vipack
Factuur opgemaakt in aantal flesjes, aantal dozen en bedrag.
Hierop is ook het totale gewicht te zien refererend aan bovengenoemde documenten 1+2.

Met vriendelijke groet | with kind regards | mit freundlichen GriRen

ack B.V.
inckelersstraat f, No- andgraa v

Vipack Office & Distribution Center | Klarenanstelerweg 25, NL-6468 EP Kerkrade

This message (including any attachments) may be privileged or confidential. Any unauthorised use of this message in whole or
in part is strictly prohibited. Nothing in this e-mail shall bind us in any contract or obligation. We reject any liability for any
damages resulting from this e-mail message.

# please consider the environment - do you really need to print this email?



