
Van:

Aan:

Onderwerp: RE: donatie pbm"s aan Suriname

Datum: dinsdag 3 november 2020 13:17:23

Wel als het tekort tussen inkoop en verkoop bij VWS landt. Als jij het wegpoetst vind ik het oké

Van:IE)<IEEEinvws.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 13:16

Aan:IEEE) <EECEEI ninvws.n>;INCE)
CEETE minvs.nl>; IEEE) <IEKECI minvws.nl>

cC:IEE) EEE minvws.nl>

Onderwerp: RE: donatie pbm's aan Suriname

BZ koopt van het LCH dus YWS doet niet aan ontwikkelingssamenwerking.
Als de IRF vragen of opmerkingen heeft dan leg ik het wel uit.

van:IEEE) minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 12:45

Aan:IEEE) <BEEEE nw. >;IE

<HEEEFIER invvs.nl>; IEEE)<BEEEFE.min ws.nl>
cc:IE minvws.nl>

Onderwerp: RE: donatie pbm's aan Suriname

Oks,
Dit heeft betrekking op de PBM voor Suriname. Dus als ik de pré corona prijs heb van die PBM

en het LCH stuurt de rekening naar BZ waarin die prijs gehanteerd wordt dan zijn we er vig mij.
Dan moet nog wel de cijfers in de nota aangepast worden.

ose
ik neem je mee in deze mail omdat het gaat over de prijs van de PBM voor Suriname.

Heb ji) al geregeld dat er een factuur vanuit het LCH naar BZ gaat?

Groet EXE
Van: RED ) <BEGEEEETID minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 12:30

Aan:IEEE) <IERECH 1invvs.nl>
CC:IETF)<EFE invws.nl>
Onderwerp: RE: donatie pbm's aan Suriname

Zo werkt het niet. IRF toetst de uitgaven. Afspraak is dat LCH aan de ziekenhuizen levert tegen

pré-covid prijzen en dat VWS het verschil tussen inkoop en verkoopprijzen afdekt bij verkoop
aan de ziekenhuizen.

De garantieovereenkomst heeft geen betrekking op leveringen aan derden anders dan

ziekenhuizen. Als [JEEEZ3Kit in het overleg met de IRF kan wegpoetsen vind ik het prima. € 1,5

miljoen op € 1 miljard is immers marginaal. Maar dat wil ik wel weten.

Formeel is de minister van VWS niet bevoegd voor uitgaven op het terrein van

ontwikkelingshulp. Daar is een begrotingskader voor afgesproken waarbinnen die uitgaven

gedaan moeten worden. Daar is de minister van Buiza alleen voor bevoegd. IRF kan daar dus

wat van vinden.

Ik wil dus akkoord van dat dit geen gedoe met de IRF zal opleveren.

Groet

947631



Van:IEEE) minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 12:16

Aan:ICE) <BEE rvs. >;ERE

edzenbi HUH
Onderwerp: RE: donatie pbm's aan Suriname

HoiIERIE

Ik begrijp van wat er voor dit soort zaken een garantieovereenkomst is afgesloten het

lijkt me dat de IRF daar dan genoegen mee neemt.

croc: IESE
van:IEEE) BESET minvwys.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 11:29

: ) <DEEEETID invys.nl>;IEE

Onderwerp: RE: donatie pbm's aan Suriname

Als akkoord geeft dat dit geen problemen met de IRF oplevert zet ik de nota door.

Van:ICE) minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 11:11

Aan:IE< minvws.ni>;IEEE)
minvws.nl>

Onderwerp: RE: donatie pbm's aan Suriname

Gezien jullie mailwisseling mijn vraag of ik nog iets kan/moet doen?

Van:IEEE)<BEEFTinvws.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 10:56

Aan:IEEE)<IESE mins. >

cC:ITF)<BEANinv vs.nl>
Onderwerp: RE: donatie pbm's aan Suriname

Loopt via de afrekening van de voorschotten.

Van: ED ) <BEESETND minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 10:30

Aan:IEEE)<FEFER invvs.nl>
cC:IEF)<EEEEN inyvs.nl>
Onderwerp: RE: donatie pbhm's aan Suriname

Kan LCH de inkoopprijs declareren of is dat administratief niet mogelijk. De gewone LCH

verkoopprijzen betekent dus bijplussen door VWS. Aangezien het uit één portemonnee komt nl

de Staat maakt het mij niet uit, als dit later geen problemen met de IRF oplevert. Gaat dit dan

947631



947631

goed, denk jij?

Groet

Van:IEEE)<p vd. ka BEF minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 10:20

Aan:IIEEECN) < minvws.nl>; 5.1.2e )

<BEEE invvs.nl>
Onderwerp: RE: donatie pbm's aan Suriname

Volgens mij zijn er geen afspraken gemaakt over de prijzen van PBM’s voor levering aan andere

partijen dan Nederlandse zorgpartijen. Ik ga er vanuit dat de prijs de gewone verkoopprijs is.

Eventuele prijsverschillen vallen dan uiteraard onder het standaardregime van de

garantieovereenkomst.

Van:IEEE)<Irin ws.
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 09:26

Aan:IEEE) <IEEEDE invws.n >;IEE)

<EKETE minvws.nl>
Onderwerp: RE: donatie pbm's aan Suriname

Ik heb het nagevraagd bij LCH je hoort van mij.

van:EEN)<BEEEETD ins.
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 09:07

Aan:ECE)< minvws.nl;INET

EEE SE n>
Onderwerp: donatie pbm's aan Suriname

pag IEEEDMen

Wat is geregeld voor de prijsstelling van de PBM’s voor Suriname. Werkelijke kosten inkoop of

pré covid kosten. Indien pré covid kosten hoe wordt het verschil dan gedekt?

Groet


