1078365

To:
Cc: @minvws.nl]; IEEEENIEEFZM @\ chulpmiddelen.nl]
From:
Sent:
Subject: RE: Overeenkomst VWS Mediqg [PRDF-11016957]
Received: Thur 11/4/2021 1:43:00 PM
oo
Dankjewel hiervoor. Alshierop nog een aanvulling hebben, neem ik aan dat ze die nog even aan jou

doorgeven, zodat je het kunt meegeven aan GMT en de landsadvocaat voor zover nodig.
Twee aandachtspunten wat mij betreft hieronder in rood.

Groet,

var: IR SEXEN o invs.ni>

Verzonden: dinsdag 2 november 2021 17:20

Aan: @minvws.nl>; <@Ichu|pmiddelen.nl>
CC: ) < @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Overeenkomst VWS - Mediq [PRDF-11016957]

T.b.v. de overeenkomst met Mediq heb ik de volgende de tekst t.b.v. de eindafrekening aangeleverd:

5.1.2i Concept

Hierbij heb ik een tweetal voorbehouden gemaakt: Onder voorbehoud van afstemming met de CIBG/Bureau LCH en de ADR.

wellicht is het handig om het format dat gehanteerd is voor de verrekenstaat 24 maart 2020 t/m 31 december 2020
(maar bevatte toen nog de eigen kosten Mediq) aan te passen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
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Verzonden: dinsdag 2 november 2021 11:25
aan: [IEEDNN) BEEM @ minvws.ni>
Onderwerp: FW: Overeenkomst VWS - Mediq [PRDF-11016957]

Hieronder ook voor jouw informatie. Ik check even binnen Bureau LCH wat daar momenteel de ideeén zijn rondom de
eindafrekening. Is het een idee om met buiten verzoek een moment plannen

om dit kort te sluiten met elkaar? Zodat we een suggestie aan GMT/WJZ/landsadvocaat kunnen doen rondom een clausule over de

eindafrekening in het overdrachtscontract. Of vind jij het niet nodig de Eindafrekening nader te benoemen in de overeenkomst tot
overdracht?

Groet,

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 09:25

EEE e chulpmiddelen.n)) JEEEM @ chulpmiddelen.n>; [ INENEXECNN
@minvws.nl>; [IEEEEEEE R M @ ninvws.ni>

Onderwerp: RE: Overeenkomst VWS - Mediq [PRDF-11016957]

Hi 5.1.2e

Zie hieronder bij (iii). Kunnen jullie aangeven hoe de Eindafrekening er wat Bureau LCH betreft eruit moet gaan zien? Zodat we dat
kunnen benoemen in de overeenkomst van overdracht (en latere discussie rondom de wijze van en criteria rondom de
Eindafrekening daarmee voorkomen wordt). Alternatief is om dit topic nog helemaal niet uit te diepen bij deze overdracht
overeenkomst, want ook hier zal afstemming met Mediq over plaatsvinden en dat kost tijd. Terwijl we zsm de overeenkomst willen
tekenen ivm finaliseren van de overdracht van eigendom.

Ik hoor graag zsm even van jullie. Thanks!

Groeten,

van: [IERECRIN | Peis Ricken <JNERECMMN @ e sricken.nl>

Verzonden: maandag 1 november 2021 17:00

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

:

@ minvws.nl>

Onderwerp: Overeenkomst VWS - Mediq [PRDF-11016957]

Beste allemaal,
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Hierbij zenden wij een opgeschoonde versie van de overeenkomst. Wij hebben m.b.v. comments een aantal
bespreekpunten opgenomen. Daarnaast hebben wij in comments zoveel mogelijk een toelichting aan Mediqg
geschreven om e.e.a. zacht te laten landen.

Belangrijke bespreekpunten zijn (i) willen wij nog een poging wagen een gemeenschappelijk begrip van de
garanties op te nemen?, (ii) willen wij bepalingen over de kosten opnemen of vloeit dat voort uit de oorspronkelijke
garanties?, (iii) de Eindafrekening. Wij hebben ons in dit laatste niet verdiept en om die reden bevat de
conceptovereenkomst nu geen specifieke omschrijving daarvan. Is voldoende duidelijk hoe de Eindafrekening eruit

gaat zien?
Wij bespreken dit graag morgenochtend met jullie.

Met vriendelijke groet,

5126 ijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenho veg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
| v

m31 6 5.1.2e pelsrijcken.nl v.pelsrijcken.nl | LinkedIn

g5 Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle rkzaamheden v en
verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek mel de naamloze vennoolschap
Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de avereenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gede
opgenomen. De algemene vo

of op andere wijze kosteloo

an u toegezonden.
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