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To: IEE @minvwsni]
Cc: @minvws.nl]; Kudret)EEE @minvws.nl]
From:

Sent: Tue 7/19/2022 12:54:01 PM

Subject: RE: Overeenkomst dienstverlening na 30/11 mbt de portal

Received: Tue 7/19/2022 12:53:00 PM

sz|
buiten verzoek

Er is gewacht met finaliseren van het portal contract totdat de financiéle stukken (grotendeels) rond zou zijn. Fijn dat dat nu zo

goed als klaar is; wij gaan zsm de portal overeenkomst afronden met Mediq.

Daarbij is inmiddels ook duidelijk geworden dat de portalovereenkomst een bepaalde einddatum krijgt, namelijk 1 september a.s.

Dit is reeds besproken met Mediq. De reden daarvan is dat Mediq bevestigd heeft niet aan alle gestelde eisen rondom lot

traceability te kunnen voldoen. Voortzetting (tot eind ’22) zou op die basis niet goed te verantwoorden zijn (wan OneMed/QRS kan

inmiddels de fijndistributie dienstverlening indien noodzakelijk oppakken bij een onverhoopt nieuw tekort aan hulpmiddelen in de

zorg).

lk houd je op de hoogte! Ook heb ik nog een ‘Mediq vraag’ voor jou:

Is in het kader van de ontvlechting d.d. 31/11 een communicatie aan derde leveranciers uitgegaan (vanuit VWS danwel Mediq)
rondom de eigendomsoverdracht, op basis waarvan deze leveranciers VWS als rechtmatige bezitter beschouwen die bijvoorbeeld

van een leverancier/fabrikant veiligheidsmeldingen ontvangt (en niet Mediq)? We willen er zeker van zijn dat als Mediq er straks

helemaal tussenuit stapt, de communicatie met en o.a. veiligheidsmeldingen van leveranciers/fabrikanten rechtstreeks naar

VWS/CIBG gaan. Wellicht is hier specifiek aandacht voor geweest in het kader van de overdracht en cessie destijds (?). Anders

nemen wij dit punt nader mee in alle afstemming met Mediqg.

buiten verzoek

Groetjes!

Van 5.1.2 SE EEE@ minvws.nl>
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 12:52

@minvws.nl>[EEE @ minvws.ni>
Onderwerp: Overeenkomst dienstverlening na 30/11 mbt de portal

+E
Heb hij nog iets gehoord over het portal-contract met Mediq? Het tekenen van de financiéle stukken is grotendeels rond dus daar

hoeft niet meer op gewacht te worden.

Hoor het graag even. Ook als ik nog iets kan doen.

Dank en groet

Verzonden: donderdag 30 juni 2022 10:44

minvws.nl>

@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Overeenkomst dienstverlening na 30/11 mbt de portal
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Onder het motto ‘beter te laat dan nooit’: op 14 juni is de Mediq portal gesloten en kunnen er geen bestellingen meer gedaan

worden. Sinds sluiting is de portal in de lucht met daarop de melding dat er geen bestellingen meer gedaan kunnen worden.

De overeenkomst zit nog steeds in de finaliserende fase (en de bedoeling is nu dus dat deze per 1 decemberjl.met een bepaalde

looptijd tot ‘nu’ heeft); hopelijk gauw ondertekening. | EEE:aan dat er afgelopen dinsdag nog een ander document

ondertekend zou worden, dus we hebben de portal overeenkomst heel even laten rusten zodat Mediq zich eerst kon focussen op

dat andere document (dat zegt jou waarschijnlijk meer dan mij
*

).

Groet,

Van: 5.1.20 Se)EEE© minvvs.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 16:28

Onderwerp: Overeenkomst dienstverlening na 30/11 mbt de portal

Urgentie: Hoog

We hebben morgen om 10.00 een overleg met Mediq. Kan je laten weten wat de stavaza is m.b.t. de portal? Deze stopt ? per

wanneer? is de overeenkomst inmiddels getekend?

Dank en groet

avanRE .en Sport | Directie Wetgeving en Juridische Zaken
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minvws.n

van:IEEE© rinvws.ni>
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 11:33

)SEES© minvws.ni>
@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Overeenkomst dienstverlening na 30/11 mbt de portal

Sorry voor de latere reactie! Ik ben vanmiddag goed bereikbaar; schikt het jou dan ergens ook nog?

Groet,

Van: 5.1.2 SEHEEinvws n>
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 12:28

| Pels Rijcken

Onderwerp: Overeenkomst dienstverlening na 30/11 mbt de portal

Kunnen we dinsdag a.s. even hierover bellen? Kan je om 10.30 ?
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Dank en heel fijn lang weekend.

Groet

van: INEEEERECHENN | Peis Ricken <BNNCKECNNNNNoe sriicken.n>
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 19:12

Aan @minvws.nl>

ac: ) < @ minvws.nl>;
EoinEE Diminyws.ni>

Onderwerp: RE: Overeenkomst dienstverlening na 30/11 [PRDF-11016957]

roi EXE
Dankjewel voor je e-mail. Vervelend dat dit zo lang duurt. Ik zal dit bij Mediq onder de aandacht brengen wanneer

ik contact met ze heb. Dat is in ieder geval aanstaande maandag, wanneer wii [EEN daar volgens mij ook bij)
in ander verband met ze spreken.

Hartelijke groet,

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
+31 /0 @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn

£5 Printen, echt nodig?

vanJED© in vs 01>
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 13:33

@pelsrijcken.nl>

JEEESo mins. J EEE
@ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Overeenkomst dienstverlening na 30/11

Ik begreep gisteren van enEEdat er nog afstemming met Medig plaatsvindt rondom de afwikkeling van de

ontvlechting d.d. 30 november ‘21.

Dit proces lijkt invloed te hebben op het afronden van het contract voor de dienstverlening door Mediq per 1 december "21. Zie

hieronder.

Zou je in jouw contacten met Mediq wellicht aandacht kunnen schenken aan het feit dat we vanuit CIBG dit contract in orde willen

maken met Mediq; maar dat we dan wel een inhoudelijke reactie van Mediq nodig hebben? ©

Dank en met hartelijke groeten,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114] 2500 BC | Den Haag

T+31(0)6 1.2e

minvws.nl

www.lchulpmiddelen.nl
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www.cibg.nl

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 13:29

Onderwerp: RE: Overeenkomst dienstverlening na 30/11

Rei]

lk heb op onderstaande nog geen reactie ontvangen. Bovenop hetgeen ik hieronder al aangaf, zijn inmiddels enige in het concept

contract genoemde data (bijna) gepasseerd - zoals de bedoelde datum waarop het wenselijk is/was dat Mediq zou zorgen voor

automatische lot traceability (medio mei) —. Dit is zeer onwenselijk.

We willen het contract voor de dienstverlening per 1 december 2021 op zeer korte termijn met Mediq finaliseren.

Zou je daarom nog deze week namens Mediq met een inhoudelijke reactie kunnen komen? Dank!

Groet,

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 21 april 2022 16:16

Onderwerp: RE: Overeenkomst dienstverlening na 30/11

Wanneer denk je met een reactie op de concept overeenkomst te kunnen komen? Fijn om ‘m zsm in definitieve vorm te gieten.

Dienstverlening zonder onderliggend contract is niet wenselijk én er moeten afspraken vastgelegd worden in het kader van de lot

traceability.

We kijken uit naar je bericht; dank!

Hartelijke groeten,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114] 2500 BC | Den Haag

PEOoe|minvws.nl

www.lchulpmiddelen.nl
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www.cibg.nl

Onderwerp: RE: Overeenkomst dienstverlening na 30/11

HEE

Zoals besproken, stuur ik je bijgevoegd de concept overeenkomst. Ik ben door jouw opmerkingen en aanpassingen heen gelopen.

Ook heb ik de bijlagen 2 en 3 toegevoegd, zoals die op dit moment kloppend zouden moeten zijn (voor de diensten die Mediq na

30 november 2021 verleent).

We zien jullie reactie graag tegemoet en hopen binnen afzienbare termijn tot een finale versie te komen met jullie.

Fijn weekend toegewenst.

Groeten,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114] 2500 BC | Den Haag

1+31 0)EE
IBENeninvws.nl
www.lchulpmiddelen.nl

www.cibg.nl

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 16:00

minvws.nl>

Onderwerp: Re: Overeenkomst dienstverlening na 30/11

05120
Op korte termijn eigenlijk alleen 28 maart. Is dat OK?

6 april in de middag. 7 en 8 april kan ook.

Groet,
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Op 15 mrt. 2022 om 10:30 hee IEEE Ce minvws n> het volgende geschreven:

?

+E

Heb jij begin volgende week tijd om met mij door deze overeenkomst te lopen? Ons geduld is op de proef gesteld,

maar inmiddels staan intern (aanbesteding-technisch) alle seinen op groen om met Mediq te contracteren voor jullie

dienstverlening per 1 december jl. Dit geeft het juiste uitgangspunt om de concept overeenkomst in definitieve varm

te gieten, waarna deze binnen CIBG (namens VWS) getekend kan worden. We waren daarin al op weg. We hopen
hiermee nu in een versneld proces en tot spoedige ondertekening te kunnen komen. Ik licht het je verder graag

telefonisch toe.

lk hoor graag wanneer hetje schikt.

Hartelijke groet,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114| 2500 BC | Den Haag

EER
minvws.nl

www.lchulpmiddelen.nl

www.cibg.nl

Verzonden: woensdag 15 december 2021 15:41

@ minvws.nl>;

Onderwerp: RE: Overeenkomst dienstverlening na 30/11

EE

Vooruitlopend op de ontvangst van de bijlage waarnaarje hieronder refereert, hier alvast onze opmerkingen bij de

overeenkomst.

Met vriendelijke groet,

51.20

Van: minvws.nl>

Verzonden: Monday, December 6, 2021 11:56 AM

@minvws.nl>;
@ medig.com>;

Onderwerp: RE: Overeenkomst dienstverlening na 30/11
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Hi RES

Bijgevoegd tref je het concept/voorbeeld aan in het kader van een nieuw contract tussen VWS en Mediq voor de

periode vanaf 1 december jl. Daar waar ‘X’ staat, kun je Mediq invullen.

Dit is de hoofdovereenkomst; de specificatie van de diensten én de standaarden daarbij zijn een essentieel onderdeel;

en zullen worden weergegeven in bijlage 2. Die specificatie (bijlage 2) is nog in de maak en zal in de loop van deze

week doorIEEE -- jullie worden toegezonden.

lk heb begrepen dat het vervolgens aan Mediq is om voor 15 december a.s. aan te geven of zij op basis van de

voorwaarden in zowel (bijgevoegde) voorbeeld overeenkomst als de nog toe te zenden specificatie (bijlage 2) de

portal wil / kan open houden.

lk ben uiteraard beschikbaar als je even wilt overleggen rondom het bijgevoegde voorbeeld/concept contract.

Hartelijke groeten,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114| 2500 BC | Den Haag

1:31 (0) - CAEN
minvws.nl

www.lchulpmiddelen.nl

www.cibg.nl

Verzonden: maandag 29 november 2021 10:41

@minvws.nl>; Veldhuis, M. (Megan) minvws.nl>;

JEEEE6 medic com>;

Ja precies, die. Fijn!

Groet,

Verzonden: maandag 29 november 2021 10:36

@minvws.nl>;
@ medig.com>;

Onderwerp: RE: Overeenkomst dienstverlening na 30/11



1078330

+E

Bedoel je de overeenkomst met betrekking tot de portal diensten?

Dat is helemaal primal!

Groeten,

Van: minvws.nl>

Verzonden: Monday, November 29, 2021 10:30 AM

0 minus.n>EERE
@ medig.com>

Onderwerp: Overeenkomst dienstverlening na 30/11

External sender: Please do not click links or open attachments unless you recognize the source.

Long time no see. Fijn dat er een getekende ‘ontvlechtingsovereenkomst’ ligt!

Mij is gevraagd om contact met je op te nemen voor het in orde maken van een overeenkomst voor het uitvoeren van

dienstverlening t.b.v. de noodvoorraad door Mediqg na 30/11. In dat kader hierbij alvast een kort bericht.

Ik zal je zsm een voorbeeld overeenkomst toesturen, zadat Mediq daar alvast haar licht over kan laten schijnen.

Daarin zullen we de diensten en praktische/technische aandachtspunten moeten aanscherpen, omdat ik die nog niet

in detail ken en deze nog gefinetuned worden met Mediq, begreep ik.

Ik stel voor dat zodra een en ander helder is, we contact hebben over hoe we het verwerken in de voorbeeld

overeenkomst. Wat jou betreft in orde om het op deze manier aan te vliegen?

Hartelijke groeten,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114| 2500 BC | Den Haag

1131 (0) -IKE
minvws.nl

www.lchulpmiddelen.nl

www.cibg.nl


