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To: @minvws.nl
Cc: @minvws.nl]; IEEEE @minvws.nl]
From:

Sent: Thur 7/8/2021 12:05:01 PM
Subject: RE: ontvliechting Mediq per 1-9
Received: Thur 7/8/2021 12:04:00 PM

Ja primal Ik plan iets in. Groetjes,

Van: 5.1.2e 5.1.2e | @ minvws.nl>

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 14:04
P @ minvws.nl>

@minvws.nl>; 5.1.2e <ICREEE (@ minvws.nl>

cc:
Onderwerp: ontvlechting Mediq per 1-9

Hoi I

Zullen we volgende week nog even bellen?

Groet

Verzonden: vrijdag 25 juni 2021 12:03
Aan: : @minvws.nl>; 5.1.2e )
@minvws.nl>; 5.1.2e )

cc: ) SEREl @ minvws.nl>; 5126 s12e B 5120 [l

Onderwerp: RE: memo LCH douane en BTW

Goedemorgen allen,

Vanmorgen warenen ik aanwezig bij een tax meeting voor de ontvlechting van Mediqg. Hierin stond de transitie van de
restvoorraad van Mediq naar VWS op 1 september 2021 en de wijze waarop dat zal plaatsvinden centraal. In de meeting kwamen 4
mogelijke opties naar voren:

- Momenteel loopt er een informeel traject met de Douane/Belastingdienst om te kijken of de voorraad kan worden
overgeheveld van de vergunning van Mediq naar de vergunning van VWS. De opzet kan niet onder de huidige regelgeving,
dus hierin wordt enige creativiteit van de Douane verwacht. De Douane is hier over aan het nadenken en op 15 juli 2021
staat een meeting gepland. De kans is aanwezig dat de Douane niet met deze optie wil meewerken en die dus afvalt.

- De volgende optie is dat VWS wordt gekwalificeerd als (zorg)afnemer volgens de vergunning. Nadat VWS de voorraad dan
heeft overgenomen, is het verder voor de Douane niet meer relevant wat er met de goederen gebeurd, omdat VWS dan
wordt gezien als zorgafnemer. Ook bij deze optie is het de vraag of dit mogelijk is en is de kans aanwezig dat het antwoord
daarop nee is.

- Optie 3 die Mediq opperde is dat de voorraad wordt overgedragen aan VWS en daarmee de naheffing wordt getriggerd en
die door VWS zal moeten worden voldaan. Hiermee wordt voorkomen dat Mediq afhankelijk wordt van de werkwijze en
douane administratie van VWS en dat de Douane in de aankomende jaren bij Mediq blijft aankloppen.

- Totslotis er nog de optie dat de goederen worden overgedragen aan VWS, de naheffing niet wordt getriggerd en dat de
Douane de aankomende jaren bij verkopen en andere acties met de goederen nog bij Medig op de deur klopt.

Bij de bovenstaande opties zijn 2 grote kostenposten gemoeid, namelijk de naheffing en eventueel BTW. (lk ben geen jurist dus
mvul alsjeblieft aan waar nodig!)

Belangrijke vragen hier zijn wie het eigendom van de voorraad overneemt (voor zover ik weet VWS, maar welke entiteit exact) en
bij wie binnen VWS de acties liggen voor de juridische eigendomsoverdracht. Omdat het over grote bedragen en belangen gaat en
er op zeer korte termijn actie vereist is (overdracht is 1 september 2021), is mijn suggestie dat iemand dit gaat co6rdineren en alle
acties gaat uitzetten.en ik horen het graag wat wij kunnen doen om bij te dragen. Verder lijkt het mij handig dat er voortaan
een jurist van VWS aanwezig zal zijn bij de taks meetings en bij het gesprek met de Douane.
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Verzonden: maandag 21 juni 2021 17:39

Zie bijlage.

IEEETIR i op ce hooste.

Van minvws.nl>

Verzonden: maandag 21 juni 2021 17:12
@minvws.nl>; 5.1.2e

@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: memo LCH douane en BTW
Beste allen,

Omdat we morgen met Mediq een overleg zullen hebben over de overeenkomst ten aanzien van de ontvlechting, waarin
ongetwijfeld ook gesproken zal worden over het onderstaande: wat is hiervan de status en het verwachte vervolg?

Hartelijke groeten,

Verzonden: maandag 14 juni 2021 11:48
Aan: @minvws.nl>
CcC: A A @ minvws.nl>;

) < minvws.nl>;

@ minvws.nl>; @ minvws.nl>
Onderwerp: FW: memo LCH douane en BTW

vestoJEEE

Bijgaande memo hebben we afgelopen vrijdag van Medig ontvangen.

Wederom een reminder dat de urgentie voor een fiscalist bij ons in huis hoog is.

Als ik nog iets kan betekenen in het aanstippen van die urgentie bij GMT, hoor ik dat graag. Deze memo en vraag van Mediq zijn
daar een goede aanleiding voor denk ik ook.

Voor nu moeten we wel iets met deze memo.

eeft al een eerste reactie gegeven (zie hieronder). Zou jij ook naar de tekst willen kijken en GMT adviseren hoe te
reageren op de memo?



Groeten en veel dank vast,

Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 15:34
SIEEEDIN o minvws.nl>

@minvws.nl>

CcC:
Onderwerp: RE: memo LCH douane en BTW

Hal 5.1.2e
Twee opties:
- Afrekenen met douane en de belastingdienst (btw) bij overdracht goederen
o Zuiver

o Voor het rijk is het vestzak broekzak (Medig draagt af aan Minfin en VWS moet betalen)
o Nadelig voor de begroting van VWS

- Overeenkomst met de Douane en de Belastingdienst over afrekening zonder heffing

1078281

Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Voor de Staat is het om het even. Nadeling effect op de begroting van VWS van de
eerste genoemde optie is mogelijk op te heffen door met Minfin hierover afspraken te maken. Als dat niet succesvol wordt

ingeschat dan kun je inzetten op de tweede optie.

Wellicht zijn er nog meer opties maar ik ben geen fiscalist dus ik kan dat niet beoordelen.

Met vriendeliike iroetI

FKC
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Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 09:27

@ minvws.nl>
@minvws.nl>
Onderwerp: FW: memo LCH douane en BTW

v IEEE

Bijgaande memo ontvingen wij vanochtend van Mediq.
Kan jij een eerste oordeel vellen over de inhoud en ook advies geven over de stappen die Mediqg voorstelt?

Wil je dat ik dit ook aanoorleg?

Alvast veel dank meid!

buiten verzoek

van: CEEN Il 0 media.com>
Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 08:51
Aan: 5.1.2e @ minvws.nl>;
CC: 5.1.2 @medigq.com>;

ze <
1.2 medig.com>; INEEEZIN <BESFEIM @ medig.com>

) < 5.1.2e @minvws.nl>
@medig.com>; AR
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Onderwerp: memo LCH douane en BTW

vt EESEC

Zoals in de laatste maandelijkse LCH meeting besproken, hierbij een samenvatting van de fiscale situatie mbt douane en BTW,
opgesteld door onze tax expert.

Graag zouden we dit met jullie willen bespreken zodat we in gesprek kunnen gaan met jullie collega’s van financien om hier aktie
op te kunnen nemen.

We hebben jullie hulp hier nodig.

Dank!

Met vriendelijke groet
5.1.2e

Mediq Nederland



