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To: 5.128 ETM @minvws.ni];[IEEEEEEDM @minvws.nl]
From: 5.1.2e )

Sent: Thur 6/24/2021 6:12:44 AM

Subject: FW: Overbrugging

Received: Thur 6/24/2021 6:12:45 AM

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberry..com)

van:[IIEEECHINEEEDM omedio. com>
Datum: donderdag 24 jun. 2021 7:56 AM

) <HEEE  minvws ol.IEEE)- BEES iovws.ol>
Kopie: <

(1

Onderwerp: RE: Overbrugging

Dank voor mail.

Met betrekking tot het fiscale vraagstuk: kunnen jullie in ieder geval vanmorgen de mail van

a
waarin hij vraagt om

bevestiging van VWS (in cc van onze mail) dat Mediq en VWS hier samenwerken en gezamenlijjk gesprek willen aangaan? Alleen VWS in cc op

Mediq mail is niet voldoende voor hem.

Om geen tijd te verliezen willen we dan afspraak inplannen (video) om de zaken goed uit te leggen en alles in beweging te krijgen.
Tk heb hier echt jullie hulp nodig, we proberen nu al meer dan een maand om dit in gang te zetten om VWS te behoeden voor fiscale afrekening op

invoerrechten op het moment van overdracht. We gaan 1 sep niet halen als we dit over de vakanties heen moeten gaan tillen. Let op aub: We doen dit

voor jullie!

Met betrekking tot garantiestelling:
Mediq wil niet in toekomst geconfronteerd worden met negatieve financiele impact als bedrijf vanwege haar werkzaamheden in LCH voor VWS.

Daarom zijn er garanties gegeven doorgi&iin contract + addenda. Wij willen dat deze garantstelling op ons werk in LCH (oa. 1.5 miljard+ aan

inkopen, maar ook verkopen, tax, legal) blijft bestaan, ook als de impact nog in de toekomst kan ontstaan en plaatsvinden. We begrijpen dat er geen
nieuwe inkopen meer gedaan worden dus daar zijn dan ook geen garantstellingen meer voor nodig.

Team CIBG hanteert als formulering: garanties gaan vervallen, behalve op alles uit het verleden. ook als deze zaken uit verleden nog toekomstige
impact hebben.

Mediq wil graag een iets andere opzet, namelijk: garanties zoals gegeven doorfEblijven intact, maar er worden geen nieuwe inkopen meer door

L CH gedaan, waardoor daar ook geen garanties meer voor verleend hoeven te worden.

an CIBG zou met een voorstel hiervoor komen.

Groet

——Original Message----—-
From:ATS)-IEETI onsal
Sent: woensdag 23 juni 2021 23:33

Jmediq.com>

@minvws.nl>

External sender: Please do not click links or open attachments unless you recognize the source.

Beste

Net ook meff gbesproken.
Kunnen jullie voor ons het probleem beschrijven dat jullie willen oplossen met de garantie afspraak?
Dan kunnen we dat morgenochtend bespreken.

Alvast veel dank!
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Groeten.

Ps. Mbt het fiscale vraagstuk kunnen we nog geen afspraken maken namens VWS zonder dat er een fiscalist namens VWS aan tafel zit. Mediq kan

wel al starten zonder ons.

Verzonden met BlackBerry Work

(wwwblackberry.com)


