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To: ERtias S @minvws.nl]

From: 5.1.2e

Sent: Mon 10/18/2021 2:03:26 PM

Subject: FW: Aangepaste overeenkomst Mediqg - Staat [PRDF-11016957]
Received: Mon 10/18/2021 2:03:27 PM

belde mij net en gaf aan dat dit allemaal geregeld is en wordt!

Van: il
Verzonden: maandag 18 oktober 2021 14:54

Aan: 5.1.2e ) <
CC 5.1.2¢ OB @ minvws. nl>
Onderwerp: FW: Aangepaste overeenkomst Mediq - Staat [PRDF-11016957]

Na overleg meﬂstuur ik onderstaande vraag even aan jou door. Weet jij hoe het zit met ontvangsten die Mediq krijgt uit losse
verkopen en verkopen via de Portal? Laten ze dat in de administratie aan ons zien, zodat het bhijvoorbeeld verrekend kan worden
met facturen? Wellicht allemaal al goed geregeld, maar is een vraag die bij mij naar boven kwam.

5.1.2e @minvws.nl>

Groeten,
)

Va 5.1.2e
Verzonden: maandag 18 oktober 2021 13:51

Ik vroeg mij nog af: wordt er bij de eindafrekening ook nog rekening gehouden met bedragen die Mediq via verkopen heeft
ontvangen en wie let hier op? Is niet veel, maar wel iets.

Groeten!
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