
1075707

To: 5.1.2e REN @minvws.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Fri 12/30/2022 6:09:58 PM

Subject: FW: DUE DILIGENCE 5.1.2e

Received: Fri 12/30/2022 6:10:03 PM

Due Dilligence S-Promotions (onderaan)

van:INEEXECNENBENE © (chulpmiddelen.ni>
Verzonden: donderdag 18 november 2021 10:29

Aan IEEE IEEE @ minvws.ni>; JEEI @ chulpmiddelen.ni>

Onderwerp: Re: DUE DILIGENC

Ja,

We moeten Medig weer meenemen in de contracten en Mediq stuurt ook de facturen uit en verwerkt de betalingen.

Zie jij kans om vandaag ook het contractje op te maken voor de 26 mio maskers van Mondmaskerfabriek? Dat zou

supertop zijn

Met vriendelijke groet,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114] 2500 BC | Den Haag

T 06 — RES

EIEE chulpmiddelennl

W wwwIchulpmiddelen.nl

5.1.2e

Verzonden: woensdag 17 november 2021 17:29

Aan: 5.1.2e JEM chupmiddelen.ni>
Onderwerp: RE: DUE piLcenCE IEEE

Die moeten nu weer via Mediq toch?

Van: JEENeIchulpmiddelen.nl>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 16:26

Aan: minvws.nl>



1075707

Onderwerp: Re: DUE DILIGENC 5.1.2e

Oh ok, dan verstuur ik toch alvast de facturen, toch?

Met vriendelijke groet,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114] 2500 BC | Den Haag

EBB a chuipmiddelen.nl

W www.lchulpmiddelen.nl

Verzonden: woensdag 17 november 2021 16:10

Aan: 5.1.28 JERE @Ichulpmiddelen.ni>
Onderwerp: RE: DUE piLiGeNCEEEFI
Aan het contract voor de Mondmaskerfabriek kom ik morgenmiddag of vrijdag pas toe. Ga ik vandaag en morgenochtend sowieso

niet redden.

Van: JEENeIchulpmiddelen.nl>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 16:04

aan:IEEEDNEESET© minvws.ni>
Onderwerp: Re: DUE piLGENCEEERFT

Nice,

IK moet nu even afwachten of Medig wel/niet mee moet, daarna zal ik of deze of de andere versie versturen.

Helemaal top alsje ook nog de MondMaskerFabriek kan oppikken:[IIE
Bij Mondmaskerfabriek is ook afwijkend dat het ExXWorks is.

Met vriendelijke groet,



Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114] 2500 BC | Den Haag

EBB a chuibmiddelen.nl

W www.Ichulpmiddelen.nl

1075707

Van minvws.nl>

Verzonden: woensdag 17 november 2021 15:53

@Ichulpmiddelen.nl>; JBEMe | chulpmiddelen.ni>
CC: Maurice van Dorp @minvws.nl>

Onderwerp: RE: DUE DILIGENCE

Hierbij de versie met Mediq erin. Als datum voor de controle heb ik nu 10 november 2021 opgenomen. Als ze een andere dag in

Vianen waren, even aanpassen.

Groeten,

Van: JE Ichulpmiddelen.nl>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 15:30

Aan:IEEEBEEN © in vvs.0 >
Onderwerp: Re: DUE oiLicence[EEE

[EE

Ik heb de gele stukken gecheckt - in orde zo.

Met vriendelijke groet,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag



Postbus 16114] 2500 BC | Den Haag

e JEE a chulpmiddelen.ni
W www.Ichulpmiddelen.nl

Dubbel



Pagina's zijn verwijderd 1075707

5-7

Dubbel


