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To: @minvws.nl]

From:

Sent: Wed 10/19/20 :38:12 AM

Subject: FW: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Received: Wed 10/19/2022 7:38:12 AM
Hebben wij al iets van deernomen verzoek staat al uit sinds eind augustus.
Groet,

Verzonden: donderdag 8 september 2022 11:06

s ) ST o i sl

CcC 5.1.2e <ICREEEEN @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Kun jij even laten weten t/m welke periode de diensten van Mediq zijn gefactureerd & betaald op dit moment? Voor zover ik weet
was dat t/m juli (sindsdien is de portal dicht dus zullen de diensten&kosten beperkt zijn). Dan bevestigen wij dat op verzoek van
FEZ (voor de goede orde) nog een keer in een mail bij het finaliseren van de overeenkomst.

Groeten

van: IEEII M oinvws.ni>

Verzonden: donderdag 8 september 2022 10:31

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

o 2|

Het lijkt me dat jullie dat doen vanuit CIBG, want jullie hebben deze facturen betaald.

Met vriendelijke groet,

Verzonden: donderdag 8 september 2022 10:24
Aan: @minvws.nl>

@minvws.n>; | G minvws.nl>

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

[iE

Ook prima! Doen jullie dat dan vanuit FEZ of doen wij dat vanuit Bureau LCH?

Groet,

van: 51.22 ) SR eminvws.nl>

Ver H 8 september 2022 10:23
Aan JBEEM e minvws.ni>
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Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

vl NS

De geel gemarkeerde tekst vanis voor meerdere uitleg vatbzar. Dus dat is m.i. niet afdoende.

Wij kunnen richting Mediq (EBEEER) een mail sturen dat de portalovereenkomst financieel is afgewikkeld d.m.v. de maandelijkse
facturering van Mediq.

Met vriendelijke groet,

Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
o EENN

werkdagen IEKES

Verzonden: donderdag 8 september 2022 10:12
@minvws.nl>

aminvws.n'>; [N minvws.nl>

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Snap ik, maar dan zal Mediq op haar beurt ook overal in het contract bevestiging willen dat zij alle dienstverlening (en een
bepaalde lot traceability) naar behoren heeft uitgevoerd etc. Dat lijkt me niet wenselijk. Laten we deze mail van lERZERbij het
contract documenteren; dat is voldoende bevestiging en juridisch houdend.

Groet,

van: INEEERECNIN) EEEERM @ minvws.nl>

Verzonden: donderdag 8 september 2022 10:08

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal
RENlS 5.1.2e
Prima om dit in het contract te zetten. Dan is het wat mij betreft afdoende geregeld.

Met vriendelijke groet,

Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
oo SR

Van minvws.nl>
Verzonden: donderdag 8 september 2022 10:06
z @minvws.nl>

@minvws.nt>; |G minvws.nl>




1075635

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

DEF 5.1.2e

Dan kunnen we in het gehele contract zetten dat alles al plaatsgevonden heeft * Het hele contract is inmiddels al uitgediend, maar
voor de verantwoording is het goed de afspraken die over de afgelopen periode golden, te documenteren. Zie ook hieronder geel
gemarkeerd ook de bevestiging vanuit Mediq dat deze clausule alle reeds gefactureerde en betaalde kosten dekt. Risico op dubbele
betaling is er niet.

Groet,

Verzonden: donderdag 8 september 2022 09:57

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

oo K

Uit het contract blijkt m.i. niet (of ik heb eroverheen gelezen) dat CIBG al betaald heeft.

We lopen dus het risico op dubbele betaling en dat wil ik graag voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
o SIS

Werkdagen:

Van:
Verzo 09:45
; , Bl @ minvws.nl>; [EEE N BEEE o i~ s 0>
@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

|

De clausule betreft de reeds gefactureerde en betaalde dienstverlening; dit verandert niet. Alleen de basis waarop die vergoeding
berekend is, wenste Mediq (om fiscale redenen) liever ‘per uitgeleverde order’ te vermelden dan ‘op basis van nacalculatie’. Mediq
heeft in feite hetgeen reeds gefactureerd en betaald is omgerekend naar een ‘per order’ berdrag. Dit is puur een ‘pro forma’
aanpassing in het contract vanwege fiscale redenen. Doet niks af aan het feit dat de dienstverlening reeds gefactureerd en betaald
is. Hopelijk zo iets duidelijker voor je? Laat je nog even weten of het akkoord is?

Hartelijke groet,

Verzonden: dinsdag 6 september 2022 15:36

minvws.nl>; minvws.nl>

@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal
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Mediq heeft vanaf juli 2021 maandelijks alle kosten m.b.t. LCH (mensuren * tarief hierbij zaten ook de kosten om het portal aan
te passen of bij te werken, externe inhuur, kosten van transport, kosten van vorderingenbeheer) bij CIBG in rekening gebracht.
Ik heb deze maandelijkse facturen van een prestatieverklaring voorzien.

Ik begrijp niet waarom we nu ook een bedrag per uitgeleverde order (38 euro) moeten betalen, als we - volgens mij - alles al
betaald hebben.

En om welk totaalbedrag gaat het eigenlijk: is dat de 195.578?

We moeten uitsluiten dat hier kosten dubbel in rekening gebracht worden. De accountants van de ADR hebben m.b.t. 2021 alle
Mediq facturen bekeken.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

vverkdagem

september 2022 10:39

2 minvws.n!>; G minvws.ni>

@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Hi
Ik%dat het tarief welke in de overeenkomst komt te staan tot stand gekomen is door de kosten voor de periode dec 21 tm
juli 2022 ad €195.578 te delen door het aantal uitgeleverde orders van 5108. Qua systematiek akkoord. Immers dan staat in het
contract wat er is gebeurd.
Moeten we hecken met de brondata?
* Me an de financiéle administratie CIBG van het totaalbedrag van betaalde facturen en de
vermelding op de facturen van het aantal orders?

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Bureau LCH

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

mgminvws.nl

Van: minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 2 september 2022 10:12
AaMx ICE -EEEED o minvws 0>
CcC: minvws.nl>
Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Voor de volledigheid, de clausule in de portalovereenkomst rondom vergoeding zou dan als volgt worden:
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5.1.2i Concept

3.3 VWS zal binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zorgdragen voor voldoening van de betreffende factuur.

3.4 Op de Diensten is de Wet op de omzetbelasting 1968 onverminderd van toepassing, met dien verstande dat VWS enig btw-
nadeel van MEDIQ zal vergoeden dat optreedt doordat MEDIQ geen voorbelasting kan aftrekken omdat de Diensten vrijgesteld
blijken te zijn van omzetbelasting.

Dat tarief van 38 eur per uitgeleverde order is op basis van wat er al t/m juli '22 gefactureerd en betaald is. Het heeft voor Mediq
puur een fiscale reden om het op deze manier (en niet op basis van ‘open boek nacalculatie’) te benoemen. Nadien is er nog maar
weinig gebeurd (en dus weinig financiéle impact) want de portal was offline.

Ik hoor graag even of dit zo ook akkoord is voor VWS/CIBG; dan kunnen we de portaal overeenkomst finaal afwikkelen met Mediq.
Dank!

Groet,

Van: 1.2e
Verzonden: vrijdag 2 september 2022 09:29

minvws.n>; TR minvws.nl>

CC 5.1.2e I 512 @ minvws.nl>
Onderwerp: FW: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Goedemorgen,
Kunnen jullie me laten weten of onderstaande correct en in orde is t.a.v. de portalovereenkomst?

Groet,

van: JEEEEll o medi.com>

Verzonden: donderdag 1 september 2022 18:24

<R WERN @) minvws. nl>

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Als input voor morgen, met betrekking tot artikel 3.1:
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Na overleg met onze tax-afdeling is het benoemen van een vast tarief toch een betere optie dan een kostenverrekening (anders
komt de BTW vrijstelling voor het eerdere, veel grotere contract wellicht in gevaar).

We kunnen dit invulling geven, zonder alle kosten en facturatie overhocp te gooien, door simpelweg de gemaakte (en
gefactureerde en betaalde) kosten door de uitgeleverde orders te delen.

Dit levert een tarief op van per order (€ 195.578 gedeeld door 5108 uitgeleverde orders in de periode dec21-jul22). Artikel 3.1
zou dan worden:

.1 Partijen komen overeen dat VWS aan MEDIQ een tarief vanper uitgeleverde order zal vergoeden binnen 30 dagen. Dit
tarief omvat alle portal-activiteiten, logistieke handelingen, distributie en customer service inzet.

Met betrekking tot de bijlages en SLA’s die bij het contract worden opgenomen:
ik neem aan dat VWS dan ook bevestigt dat Mediq zich aan alle genoemde en opgenomen bepalingen heeft gehouden?

Vriendelijke groeten,

van: e medio.com>

Verzonden. don erdag 1 september 2022 15:08

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

lk meen dat ok nog een puntje had. Kunnen we morgen (vandaag lukt mij helaas niet) met elkaar proberen de laatste
punten op te lossen?

Ik ben de hele dag tot 16.00u beschikbaar.

Groet,

Van [ R @ minvus.ni>

Verzonden: donderdag 1 september 2022 10:52
Aan: medig.com>
Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Dank! Kunnen we nog even kort overleg hebben vandaag (en zo ja, hoe laat schikt het je)? Ten aanzien van de lot traceability en
afnemer gegevens zien we dat jullie aanpassingen hebben gedaan. We stellen onderstaande voor.

* Partijen onderkennen het belang van lot traceability. Mediq zal zorgdragen voor adequate lot traceability gegevens en
deelt deze met VWS/CIBG op basis van de overeengekomen Werkafspraken. Mediq is in staat om Noodvoorraad bestellingen
uit de Noodvoorraad online-portal — en de leveringen en eventuele retouren daarvan — te koppelen aan de juiste
lotnummers.

* Gebruik afnemergegevens

- Gegevens van de afnemers van het Noodvoorraad online-portal mogen door Mediq niet gebruikt worden voor
eigen commerciéle doeleinden van MEDIQ en aan haar gelieerde ondernemingen.

- VWS/CIBG zal ervoor zorgdragen dat gegevens van de afnemers van het Noodvoorraad online-portal niet gebruikt
worden door concurrenten van MEDIQ voor eigen commerciéle doeleinden.

Als dit akkoord is voor Mediq, is het uiteraard ook prima dat je dat zsm per mail laat weten. Dan maak ik de overeenkomst gereed
voor ondertekening (en mogelijk kan het dan vandaag nog mee in een ondertekenronde hier). Dank!

Groet,
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Verzonden: woensdag 31 augustus 2022 11:07

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Volgens mij ben ik vergeten de naam van onze DPO door te geven.

Wanneer we de finale tekst van de overeenkomst hebben afgestemd, zal ik haar daar een kopie van geven zodat ze ook weet
waarover met haar contact wordt opgenomen.

Hierbij met nog paar puntjes. Misschien in de loop/voor einde dag nog een kort overleg?

Groet,

Verzonden: vrijdag 26 augustus 2022 12:26

2 media.com>; KN EXERMle nedio.com>

5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Dank voor het prettige gesprek zojuist.

Als besproken hierbij de concept portal overeenkomst (met alle bijlagen daar nu in geintegreerd, zodat het een compleet pakket
wordt). De documenten behorende bij de bijlage 4 (data werkafspraken / ‘SLA’s’) heb ik nog wel apart bijgevoegd (PDF).

We zien jullie eventuele laatste aanpassingen en/of akkoord op dit concept (incl bijlagen * ) graag zsm tegemoet. We vertrouwen
erop dat we ‘m begin komende week kunnen finaliseren en ondertekenen.

Hartelijke groeten,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

51 o) - AR
m@minvws.nl
www.lchulpmiddelen.nl

www.cibg.nl
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Verzonden: maandag 22 augustus 2022 09:24

@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Naar aanleiding van ons prettige gesprek van afgelopen donderdag heb ik onderstaande de besproken zaken in hoofdlijnen
uiteengezet. Voor een aantal punten is tevens een terugkoppeling beschikbaar.

Punt 1: Loopt, een deel wordt opgehaald (vandaag). Voor het resterende deel van de voorraad zijn wij voornemens om deze te
laten verwerken door Medig, hiervoor zijn wij nog wat zaken aan het uitzoeken. We laten z.s.m. nader weten.

Punt 2: Afgerond.

Punt 3: |k stel een conceptbrief op ter inlichting van de leveranciers en llona stemt af meof naast

de eigendomsoverdracht van 30 november 2021 ook de toen reeds uitgediende contracten zijn overgegaan (en zo niet, welke
acties dan nog wenselijk/nodig zijn ter realisatie van een directe relatie tussen leveranciers en VWS vanwege o.a.
veiligheidsmeldingen).

Punt 4: Afgerond.

Punt 5: 5.1.2e nemen de laatste versie van de portaalovereenkomst (1/12/'21 — 1/9/'22) door en sturen een versie die wat
Mediq betreft akkoord is — met eventuele laatste opmerkingen / aanvullingen - medio deze week naafif?lHet gezamenlijk
streven is om de portaalovereenkomst eind deze week in finale vorm en voor 1 september 2022 volledig ondertekend te hebben.

Punt 6:is metin gesprek over de afstemming aangaande de overgenomen vorderingen en de nog door Mediq af
te storten bedragen van gelden welke Mediq heeft ontvangen vanaf 1 februari 2022. Naar aanleiding van ons gesprek zou ik bij

NN agaan welke afspraken zijn gemaakt over de financiéle afwikkeling (wordt dit opgenomen in de eindafrekening van 30-
11-2021 of in een separate eindafrekening als onderdeel van de portaalovereenkomst?).

Terugkoppeling punt 6:van de directie Financieel-Economische Zaken Afdeling Budgettaire Zaken meldt dat
het LCH, Medig en VWS in december 2021 hebben afgesproken om de eindafrekening LCH Medig 2020-2021 (stand 30-11-2021)
te hanteren, omdat het ondoenlijk is om iedere kleine mutatie telkens in de eindafrekening te verwerken. De kleine mutaties
worden separaat bijgehouden en zullen bij de definitieve afronding (in het kader van de beéindiging van de portaalovereenkomst
per 1 september a.s.) apart worden verrekend. Bovendien gaat de ADR voor haar controle uit van door VWS (GMT) en Medig
getekende eindafrekening.

Kortom, de volgende punten staan nog open:
1. Leeghalen opslag Mediq.

3. Informeren van leveranciers Mediq dat VWS eigenaar is van de middelen en als aanspreekpunt voor de leveranciers
fungeert (bijv. bij veiligheidsmeldingen).

5. Afronden portaal overeenkomst. Ter informatie, bovenstaande punten zullen ook (expliciet of impliciet)terugkomen in de
portaal overeenkomst.

6. Storting van door Mediq geinde bedragen tussen 1-12-21 en 1-2-22. Tevens zijn er na 1 februari gelden ontvangen die
moeten worden doorgestort.

Het ziet er positief uit dat op punt 6 na alle punten afgerond kunnen worden voor 1 september 2022.
Nog een fijne dag toegewenst!

Met vriendelijke groet,
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Verzonden: woensdag 10 augustus 2022 10:15
5.1.2e

CR IR (@ minvws.nl>;
5.1.2e

5.1.2e

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Die datum is wat mij betreft akkoord. Plannen jullie een call in?
Contactpersoon voor item 6 is aan onze kan(cc). Hij is deze week 1 weekje op vakantie, maar daarna weer terug.

Groet,

5.1.2e

Verzonden: woensdag 10 augustus 2022 09:34

@ minvws.nl>;|
@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Goedemorge
Hartelijk dank voor de terugkoppeling. Ik heb de agenda’s hj ens vakantie kom ik uit op donderdag 18
augustus van 14:15 uur tot 15:45 uur, ik hoop dat dit schik ik, jij enzullen bij deze

meeting aanwezig zijn.

buiten verzoek

Ik hoor het graag, ik zal een vergaderverzoek versturen met agenda en de nog openstaande punten.
Alvast hartelijk dank en een fijne dag toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114| 2500 BC | Den Haag

Van: HEEM e medio.com>

Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 13:24

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal
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dus wat ons betreft kan er een meeting ingepland worden om de afronding van de
portaal overeenkomst te regelen.

Van de operationele punten daarboven (1 t/m 4) ga ik er vanuit dat jullie dat inmiddels met de contactpersonen van Mediq hebben

afgerond.
mn ik kunnen zowel deze (m.u.v. vrijdag) als volgende week ruimte in onze agenda maken.

Groet,

Verzonden: donderdag 28 juli 2022 17:20

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Kan ik hier‘m dat de afspraak voor het afstemmen van de openstaande punten (zie hieronder) gepland kan worden
met jou en

Kunnen wij, om tijd te winnen, alvast een afspraak onder voorbehoud inplannen met jou en

Tevens een toevoeging aan de openstaande punten, n.a.v. afstemming met financién (punt 6). En punt 4 is al afgehandeld.

1. Leeghalen opslag Medig.
2. Klantgegevens inventariseren VWS noodvoorraadafnemers ten behoeve van:

a. informeren VWS noodvoorraadafnemers dat bestaande portaal Mediq niet meer in gebruik is,

b. te zijner tijd verwijzen naar ander portaal.
3. Indien nog niet gebeurd ten tijde van de ontvlechting: informeren van leveranciers Mediq dat VWS formeel eigenaar is
van de goederen en als aanspreekpunt voor de leveranciers fungeert (bijv. bij veiligheidsmeldingen).
4, Data gerelateerde zaken: zoals accounts deactiveren, IP whitelist aanpassen, dataverwerking uitzetten, koppeling naar
Profource ontmantelen, etc. > dit wordt eind deze week opgepakt door ons team data, wij hebben de counterparts bij
Medig hiervan op de hoogte gebracht. Dit betekent dat de SLA databestanden daarna niet meer gestuurd kunnen worden.
Gezien er geen mutaties meer plaatsvinden, en wij beschikken over de laatste standen, is dit ook niet meer nodig.

5. Afronden portaal overeenkomst. Ter informatie, bovenstaande punten zullen ook (expliciet of impliciet) terugkomen in
de portaal overeenkomst.

6. Storting van door Mediq geinde bedragen tussen 1-12-21 en 1-2-22 & separate mai|6-7 aan
Wij zien je reactie graag tegemoet.

Dank en groeten,

Van: medig.com>

Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 18:58

2 minvws.l>

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Dank voor je berich
Nu de einddatum beken

2e

is, moeten we idd dit volgens mij snel kunnen afronden.

buiten verzoek komen we in de lucht om op korte termijn een afspraak te plannen.

Groet,
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Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 11:37

@ medig.com>

o [

Onderwerp: FW: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Beste heren,

We hopen binnenkort even contact te hebben over het finaliseren van de portal overeenkomst. Nu de financiéle afwikkeling d.d.
31/11/'21 afgerond is, de einddatum bij de portaldiensten 1 september a.s. is en er in dat kader reeds een data ontkoppeling heeft
plaatsgevonden, kunnen en willen we deze overeenkomst spoedig afronden.

Het is echter ook vakantie periode , dus laten we een goed moment vinden waarop we kunnen afstemmen.
Wanneer is voor jullie een goed moment?

Volgens mij waren we zo goed als rond. Ik heb de overeenkomst en bijlage 3 zoals ik die 10/6 naar jullie stuurde looptijd aangepast
en er nog 1 vraag in gezet >
* bij looptijd en beéindiging heb ik de einddatum 1 september a.s. erin aangepast;
* de vraag geldt (en staat in een opmerking) bij paragraaf Tarieven (zowel in de overeenkomst als bijlage 3): graag jullie
nadere bericht over hoe er tot nu toe gefactureerd wordt. Het is de bedoeling dat dat gebeurt op basis van de afgestemde
tarieven voor uitgeleverde orders/collo; niet (eenzijdig) op basis van open boek nacalculatie. Dat we geduld hebben betracht
bij het finaliseren van deze portal overeenkomst maakt dat niet anders; tarieven voor uitleveringen van orders/collo waren
duidelijk.

In het verlengde vanmmail hieronder: mochten er kosten specifiek in het kader van de beéindiging zijn, die gemaakt
worden (door Mediq danwel VWS), ga ik er vanuit dat zowel Mediq als VWS die door hen gemaakte kosten zelf draagt. Denk aan de
data ontkoppelingen, verstrekken van informatie/gegevens, etc. Tenzij hierover nadere schriftelijke afspraken worden gemaakt
(heb ik nu ook zo in Bijlage 3 bij alle Tarieven vermeld).

buiten verzoek In die periode kunnen jullie contact opnemen me
SRIPEEN(in CC) — met uitzondering van 11-15 augustus, want dan isr ook even niet.
Hartelijke groeten,

van: [NEEXN <BEEEDM o minvws.l>

Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 17:53

dminvws.nl>

Onderwerp: RE: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

In navolging van het mailtje vanm hebben wij geinventariseerd welke resterende afwikkelpunten er volgens ons nog zijn
tussen CIBG Bureau LCH en Mediq.

Hieronder heb ik deze op hoofdlijnen opgenomen.

1. Leeghalen opslag Medig.
2. Klantgegevens inventariseren VWS noodvoorraadafnemers ten behoeve van:
a. informeren VWS noodvoorraadafnemers dat bestaande portaal Medig niet meer in gebruik is,
b. te zijner tijd verwijzen naar ander portaal.
3. Indien nog niet gebeurd ten tijde van de ontvlechting: informeren van leveranciers Mediq dat VWS formeel eigenaar is
van de goederen en als aanspreekpunt voor de leveranciers fungeert (bijv. bij veiligheidsmeldingen).
4, Data gerelateerde zaken: zoals accounts deactiveren, IP whitelist aanpassen, dataverwerking uitzetten, koppeling naar
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Profource ontmantelen, etc. = dit wordt eind deze week opgepakt door ons team data, wij hebben de counterparts bij
Mediq hiervan op de hoogte gebracht. Dit betekent dat de SLA databestanden daarna niet meer gestuurd kunnen worden.
Gezien er geen mutaties meer plaatsvinden, en wij beschikken over de laatste standen, is dit ook niet meer nodig.

5. Afronden portaal overeenkomst. Ter informatie, bovenstaande punten zullen ook (expliciet of impliciet) terugkomen in
de portaal overeenkomst.

Wij horen graag of deze lijst zo compleet is, of dat jullie nog aanvullingen en/of opmerkingen hebben.
Daarnaast stellen wij voor om nader over bovenstaande af te stemmen tijdens een digitale meeting. Als dit akkoord is, wie van
Medig kunnen we hierbij uitnodigen?

PS: haak ik ook mijn collegaan om dit verder met Mediq af te

stemmen.

iendelijke groet,

Productmanagement Bureau LCH

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
Hoftoren - Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

www.cibg.nl
www.|chulpmiddelen.nl

Verzonden: woensdag 13 juli 2022 10:58

@ minvws.nl>
Onderwerp: Bureau LCH: afronding samenwerking portaal

Zoals daarnet telefonisch (en eerder dit jaar) besproken is - de door VWS/CIBG aangegeven - lot traceability een
vereiste om de portalen bij Mediq live of stand-by te houden. Dit was het ook tijdens de afrondende gesprekken
vorig jaar november/december en dat standpunt is niet gewijzigd.

Met jullie mededeling dat Mediq geen lot traceability kan inregelen conform de eisen van VWS/CIBG hoeft het
portaal niet langer stand-by gezet te worden. Daarmee eindigt de noodvoorraad dienstverlening van Mediq. De nog
te tekenen portalovereenkomst zal een looptijd hebben van 1 december 2021 tot de datum - op korte termijn -
waarop de portal definitief stopgezet wordt. Uiteraard geldt dat de overeenkomst correct afgewikkeld moet worden
(o0.a. verwijdering van de VWS noodvoorraad goederen uit de Mediq opslag locatie).

Wat ons betreft houden we uiterlijk 1 september a.s. aan als formele einddatum en heeft Mediq per die datum de
laatste data conform de SLA's geleverd. Gezien de retouren termijn die 21 juli a.s. verloopt, lijkt ons dat een reéle
einddatum.

De beéindiging van jullie dienstverlening zullen we netjes met elkaar afwikkelen. Ik stel voor dat we even
afstemming hebben over de praktische gevolgen. kan dat kome ek met jou of een van jouw
collega’s verder oppakken. Verder heb ik begrepen dat jij en part bij ullen terugkomen om de
portalovereenkomst definitief te maken.

Tot het moment van beéindiging geldt dat (ook tijdens stand-by fase) conform de SLA’s databestanden (dagelijks
danwel wekelijks) moeten worden aangeleverd voor onze verantwoording t.a.v. de voorraad(standen). We
constateren dat sinds het stand-by gaan van de Mediq bestelportal wij niet alle bestanden meer ontvangen van
jullie. Wij vragen met klem om per omgaande alsnog alle bestanden conform de SLA’s aan ons toe te sturen. Als er
geen mutaties zijn geweest zal er geen record/inhoud in staan, maar desalniettemin hebben wij die data nodig voor
onze verantwoording. Graag jullie spoedige bevestiging hiervan.

Het eindigen van onze samenwerking met Mediq is niet zomaar iets. Wij realiseren ons dat Mediq zich vanaf de start
van de coronacrisis hard heeft ingezet voor het beheer van voldoende noodvoorraad PBM voor de zorg. Hiervoor
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danken we jullie uiteraard graag nog een keer persoonlijk. Wij nemen hierin initiatief om een passende afsluiting te
organiseren.

Vriendelijke groet,

van: HEEl e medig.com>

) JEEESMl @ minvws.ni>

Onderwerp: RE: Contract Portal diensten

Vanmorgen is de LCH portal in het MT besproken.

Gezien de volle planning die we hebben bij Mediq zien we geen mogelijkheid de gewenste lot traceability door te voeren voor
augustus.

Wel bieden we aan alsnog de portals in slaapstand te houden tot einde jaar tegen kostprijs (~€ 20k, mag op nacalculatie), zodat
indien het nodig is we de portal en onze dienstverlening weer op kunnen starten.

Hoe staan jullie hier tegenover?

Vriendelijke groeten,

van JERETI IR @ rminvws 1>

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 09:44

) JERE@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Contract Portal diensten

Dank voor dit bericht. We zien jullie nadere reactie graag tegemoet.

Groet,

van: JIEEEl @ medig.com>

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 08:41

) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Contract Portal diensten

HIEEY

lk herken me niet helemaal in de tekst zoals die hieronder staat, immers de methodiek die VWS voorstaat leidt niet tot lot
traceability en wij hebben onze hulp aangeboden om dat beter in te richten.

Maar daar komen we later op terug.

Voor nu is het goed te melden dat de Portal beslissing morgen geagendeerd staat bij ons MT, ik hoop dus daarna ook de
uiteindelijke beslissing door te geven.n ik zullen aansluiteind terugkomen op het contract.

Vriendelijke groeten,
5.1.2e

Van minvws.nl>
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Verzonden: vrijdag 10 juni 2022 13:57

Onderwerp: RE: Contract Portal diensten

External sender: Please do not click links or open attachments unless you recognize the source.

Veel dank voor jullie reactie!

Bijgevoegd de documenten retour met wat laatste finetuning. Vooral in Bijlage 2 over de eis van lot traceability. Bij de offline
tarieven in Bijlage 3 zien we graag wat meer specificatie tegemoet; laat je die nog even weten?

De lot traceability komt niet te vervallen tot eind 2022. Sterker nog, zoals al besproken bij de ontvlechting in november 2022, was
de lot traceability altijd al een vereiste bij de bestelportal; zeker per 1/12/2021. Het is voor VWS essentieel dat het voldoen aan de
Regeling Materieel Beheer en het omgaan met recalls en retouren zsm goed en effectief verlopen. Dat de gewenste |ot traceability
tot nu toe bij Mediq niet in bedrijfsprocessen en -systemen geimplementeerd is / kon worden, is spijtig, maar geen reden om dat
dan niet nu (of in elk geval op korte termijn: 1 augustus a.s. lijkt ons een redelijke datum) op orde te hebben. Zodat ook t.a.v. de
Mediq diensten de lot traceability op het gewenste niveau is.

Je gaf eerder in ons online overleg metan dat het belangrijk voor Mediq is om te weten of de lot traceability wel of niet zou
vervallen tot eind 2022. Dit vanwege besluitvorming binnen Mediq rondom de (duur van de) dienstverlening aan VWS. Kun je mij
en daarom laten weten zodra duidelijk is wat die besluitvorming inhoudt? Het kan zoals besproken van invioed zijn op de
looptijd van deze portalovereenkomst.

De portalovereenkomst willen we graag tekstueel gefinaliseerd hebben voor de datum van sluiting van de bestelportal. We zien de
terugkoppeling van Mediq (ook tav de laatste ‘finetuning’ in de bijgevoegde documenten) dan ook graag spoedig tegemoet.

Bedankt en Ivast een goed weekend toegewenst!

Vriendelijke groeten,

van: [EEECEN JEEXEDNl @ medig.com>

Verzonden: woensdag 8 juni 2022 21:48
@minvws.nl>

Onderwerp: Contract Portal diensten

Wij zouden nog onze comments op het contract voor de Portal diensten en de bijlages opsturen, zie attached.

Had jij intern al de bevestiging gekregen dat de lot traceability komt te vervallen tot eind 2022 (zie ook bijlage 2)?

En verder hebben wij intern een gekeken wat de kosten zijn van het in stand houden van een portal ‘in slaapstand’ tot einde jaar
(bijv. hosting kosten).

Dit komt naar de huidige inschatting uit op rond de € 20k. Wordt de kostenvergoeding hiervoor opgenomen in bijlage 3 (zie ook
mijn comments daar)?

Vriendelijke groeten,
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