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To: 5.1.2e 5.1.2e @min\fws_nl]

From: 5.1.2e

Sent: Wed 12/15/2021 7:12:35 PM

Subject: RE: mogelijk addendum bij ontvlechtingsovereenkomst Medig- VWS
Received: Wed 12/15/2021 7:12:36 PM

Ho IEKIE,

Het overleg waa@et over heeft is een overleg waar het balansdossier besproken wordt i.v.m. de afrekening. Ik kon daar
vorig week en vandaag niet bij zijn omdat ik vanochtend ben aangekomen en me netjes heb afgemeld met ﬁ is
degene die aan de lat staat voor de afwikkeling en het opleveren van het balansdossier. Ik zit daarbij omdat er een link zit met
de over te nemen vorderingen en de nog lopende PBM inkopen. De inkopen van Tetstmaterialen neemt DT zelf over.

Zie ook mijn opmerkingen hieronder.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Bureau LCH

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

Beschikbaar op
minvws.nl

Van: 512e 5.1.2e )@minvws.n|>

Verzonden: woensdag 15 december 2021 13:35

Aan: G S o v o>

Onderwerp: FW: mogelijk addendum bij ontvlechtingsovereenkomst Medig- VWS
Hi,
Zie onderstaand. Kan jij uitleggen waar hij het over heeft?

GT

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

¥rom: [INERECSNNNN) -HERED G ninvws ol

Date: Wednesday, 15 Dec 2021, 12:30 PM
To: 5.1.2e SR @) minvws.nl>
(@minvws.nl>

(@ninvws.ol>. D B vinvvs.or-. KD

Subject: mogelijk addendum bij ontvlechtingsovereenkomst Mediq- VWS

Hallo IEXIEEN,

Vanmorgen tijdens het overleg met Medig en CIBG / Bureau LCH over de eindafrekening per 30-11-2021 gaf [EXEENENN
(CIBG / Bureau LCH) dat er — in tegenstelling tot het gestelde in de ontvlechtingsovereenkomst Mediq VWS - toch nog enkele
schulden m.b.t. inkoopverplichtingen naar VWS overgedragen moeten worden. Een betrouwbare kwantificering van het bedrag
kon nog niet gegeven worden.

De vertegenwoordigers van Mediq n EEEZI) hebben ons de afgelopen maanden bezworen dat er geen
schulden overgedragen zouden worden, want alle inkoopcontracten waren aan CIBG overgedragen. = dat klopt zo heb ik het
ook begrepen, een aantal productie NL contracten, en de rest liep allemaal af (of betrof leveringen waar al voor betaald is
doordat voorschotten betaald zijn en dus geen geldstroom met zich meebrengen).

Tijdens het overleg gaven de vertegenwoordigers van Medig aan dat zij zich hierbij gebaseerd hadden op de informatie van CIBG
/ Bureau LCH. = dat is en niemand anders,
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De vertegenwoordigers van Mediq reageerden zeer verstoord op de uitlatingen van [JEEEIE- >?° = geen idee wat dit
betekent.

Ik heb opgemerkt dat ik gezien de consequenties (eventueel opstellen addendum op de overeenkomst) z.s.m. duidelijkheid wilde
over deze situatie.

E.e.a. zal ook aan de orde komen in de gesprekken CIBG-Mediq. Het leek me daarom zinvol om je hierover te informeren.

NB had zich wederom afgemeld voor het overleg. Wie kan bij haar afwezigheid namens CIBG aanhaken? = ik heb me
netjes afgemeld bij [JEXIEE

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag



