To: 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Wed 5/19/2021 10:39:33 AM

Subject: RE: terugkoppeling WG Betalingen en Inkopen

Received: Wed 5/19/2021 10:39:33 AM

TE GEK!

Met vriendelijke groet,

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
Bestuurlijke en Juridische Zaken

Hoftoren - Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

www.cibg.nl

van: NG TN @ minvws.nl>

Verzonden: woensdag 19 mei 2021 11:31

Aan: T -BEEET o minvws.ni>

Onderwerp: RE: terugkoppeling WG Betalingen en Inkopen

De overbruggingsovereenkomsten ga ik doornemen en alles noteren... ©

Met vriende[iike iroet|

FKC

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

@minvws.nl

van: [NECEE N o v 0>

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 19:05

@minvws.nl>

Onderwerp: RE: terugkoppeling WG Betalingen en Inkopen

Jij bent echt een bron van zoveel info!l!

1072556

Ik denk dat we er in ieder geval voor moeten zorgen dat we zoveel mogelijk afspraken (liefst alles) in de overbrugginscontracten

opnemen.
Neem je dit mee in je input voor de overbrugging met Mediq?

Als je hier een apart overleg over wilt hebben begrijp ik dat heel goed.
Laat weten als dat voor jou werkt, dan plannen we een date!

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 19:01

aan: IR R o v invws />



1072556
cc: ICENEN MM niovws.o> minvws.nl>

Onderwerp: RE: terugkoppeling WG Betalingen en Inko

Dat betekent dat er voor de afrekening afspraken gemaakt moeten worden hoe met deze overlopende zaken rekening moet
worden gehouden. Hoe minder overlopende zaken hoe makkelijker de afrekening (dat is al ingewikkeld genoeg) maar ja idd niet
ons probleem.

Ik probeer zoveel mogelijk naar CIBG te halen.

Wat nu bekend is bij mij aan overlopende inkoopcontracten zijn de productie NL en Heibei. Heibei zijn handschoenen die ook na
einde contract Mediq zal leiden tot leveranties.. Wat gaan we met het Heibei contract doen?

Voor wat betreft de productie NL die nu nog via Mediq lopen gaan we willen overnemen gaan we binnenkort bespreken.

Ook zijn er voor de facilitaire kosten contracten zoals met Neele-Vat die ook dienstverlening voor LCH doen zoals opslag. Die
opslag hebben we nodig anders moeten we gaan rijden met vrachtauto’s voor het verplaatsen van de die voorraad en moeten
we elders ook opslagcapaciteit organiseren (volgens mij zijn de magazijnen propvol).

Met vriendeiil'ke iroet|

FKC

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

@ minvws.nl>

Van:
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 18:49

CC: @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: terugkoppeling WG Betalingen en Inkopen

Snap ik, maar dat is nu eenmaal de praktijk toch?
Er zullen na 23 juni zeker nog andere LCH facturen bij Medig binnenkomen lijkt me....

Anyhow, als het voor ons geen probleem is, dan is dat voor mij zeker ook niet het geval.
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 18:45
Aan:
cec:
Onderwerp: RE: terugkoppeling WG Betalingen en Inkopen

@minvws.nl>

@ minvws.nl>

Hi,
Als we tot 23 juni nog inkooporders gaan inleggen via Mediq dan moeten we afspraken maken over wie die orders dan gaat
betalen, dat komt altijd daarna. Vandaar de wens om eerder te stoppen met het inleggen van de inkooporders via Mediqg.

Met vriendeliike iroetl

FKC

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

) minvws.nl>

Van:

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 18:38

@minvws.nl>
Onderwerp: RE: terugkoppeling WG Betalingen en Inkopen



1072556

Begrijp de wens maar ik neem aan dat wij sowieso tot einde contract indien nodig gebruik mogen maken van de inkoop faciliteiten
van Medig?

Dubbel




