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From: 5.1.2e )

Sent: Wed 12/15/2021 2:34.01 PM

Subject: FW: mogelijk addendum bij ontvlechtingsovereenkomst Medig- VWS

Received: Wed 12/15/2021 2:34:02 PM

Sent with BlackBerry Work

(www.blackberrycom)

ror:

I monn)

From: JE @chulpmiddelen.nl>
Date: Wednesday. 15 Dec 2021. 3:28 PM

To: 5.12e ) BENE @minvws.ol>
Subject: Re: mogelijk addendum bij ontvlechtingsovereenkomst Mediq- VWS

Bijzondere mail weer, waarbij ik door de regels heen lees dat het LCH het weer niet voor elkaar heeft/in control is.

QOverigens warden hier beweringen gedaan over ingrijpen vag ie wij niet hebben waargenomen. Maar ja iedere

auteur schrijft zijn eigen verhaal.

Maar goed het zal wel.

Wij hebben nooit gezegd dat er geen schulden en verplichtingen zullen worden overgedragen door LCH aan VWS, partijen
hebben daar hun eigen interpretatie aangegeven. Wij van LCH zijn dan ook verbaast en geérgerd dat dit een verrassing was

voor partijen. Sterker nog dit kan je ook nooit garanderen, omdatje altijd rekening moet houden met onvoorziene

omstandigheden dat er toch nog een crediteur zich meldt, hoe goed je administratie ook is.

B..zelf aan dat hem dit ook al verbaasde tijdens de onderhandeling, al lees ik dit niet terug in de mail hieronder. Maar

ik kenBE langer dan vandaag en spreekt met meerdere monden en toon.

Maar wat mij betreft een storm in een glas water.

1: Het merendeel van de contracten en verplichtingen zijn overgegaan voor 1 december naar het CIBG.

2: Het LCH draagt aan totaal van 4,8 min aan niet uit de balans blijkende verplichtingen over, betreffende orders EWC die

maar niet afgewikkeld worden door dienst testen.

3: Daarnaast zijn er nog enkele losse endjes zoals (terug)betalingen aan leveranciers voornamelijk Nederlandse

leveranciers zoals Auping (naheffing die wij aan het controleren zijn) en EWC van dienst testen. (totaal 2 min inclusief

BTW).
4; Verder een vordering van 400K op Prenger, Fresco Farma betreffende vooruitbetaling mondmaskerfabrik en

Medprotex.
4: Verder is iedereen op de hoogte van te veel betaalde gelden door debiteuren en dit zijn ook verplichtingen, die moeten

terugbetaald worden.

Alsje nog vragen hebt dan verneem ik deze

Met Vriendelijke Groet,

Mobiel: 06[EXEC



1073005

van:[NEEXECNBEXEDM© minvws nl>
Verzonden: woensdag 15 december 2021 13:47

Aan: JE @|chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: FW: mogelijk addendum bij ontvlechtingsovereenkomst Medig- VWS

Hi!

Zie onderstaand. Wat is er precies aan de hand en hoe heb jij dit overleg meegemaakt?

Gr

Sent with BlackBerry Work

(https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A %2F%2Fwww.blackberry.com%2F&amp:data=04%7C01ov 7c SEEN
%40lchulpmiddelen.nl%7C68e75dca6bad4e8a36¢308d9bfc915¢1%7C98f0dd14534a4754bc8135f03b1314d8%7C0%7C0%7C63775

1692639122807%7CUnknown%7CTWEpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAWMDAILCIQILjoiV2IuMzIiLCIBTil6Ik1haWwiLCIXVCI6

Mn0%3D%7C3000&amp:sdata=BAOLuVSjpFreLp7v2oKDs27Zz%2BSD86z9di4huEDaz9¢c%3D&amp:reserved=0)

From: IEEE @minvws |<EEET@ minvws.nl>>
Date: Wednesday. 15 Dec 2021, 12:30 PM

@minvws.nl>>, @minvws.nl>>
Subject: mogelijk addendum bij ontvlechtingsovereenkomst Mediqg- VWS

Hallo JEKEENN
Vanmorgen tijdens het overleg met Mediq en CIBG / Bureau LCH over de eindafrekening per 30-11-2021 gaf (CIBG
/ Bureau LCH) dat er - in tegenstelling tot het gestelde in de ontvlechtingsovereenkomst Mediq VWS - toch nog enkele schulden

m.b.t. inkoopverplichtingen naar VWS overgedragen moeten worden. Een betrouwbare kwantificering van het bedrag kon nog niet

gegeven worden.

De vertegenwoordigers van Mediqea: hebben ons de afgelopen maanden bezworen dat er geen

orden, want alle 1schulden overgedragen zouden w oopcontracten waren aan CIBG overgedragen.

Tijdens het overleg gaven de vertegenwoordigers van Mediq aan dat zij zich hierbij gebaseerd hadden op de informatie van CIBG /

Bureau LCH.

De vertegenwoordigers van Mediq reageerden zeer verstoord op de uitlatingen vanBEE

Tk heb opgemerkt dat ik gezien de consequenties (eventueel opstellen addendum op de overeenkomst) z.s.m. duidelijkheid wilde over

deze situatie.

E.e.a. zal ook aan de orde komen in de gesprekken CIBG-Mediq. Het leek me daarom zinvol om je hierover te informeren.

NBBEY zich wederom afgemeld voor het overleg. Wie kan bij) haar afivezigheid namens CIBG aanhaken?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
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