911600

From: 5.1.2e
Sent: Thur 6/2/2022 6:51:53 PM
Subject: FW: RE:Facturatie (Jan - April 2022) compleet

ron: I renre !

Received: Thur 6/2/2022 6:51:53 PM
o iz |
Louter ter info: zie hieronder. Het heeft (zowel aan de kant van Deloitte als aan de kant van VWS veel tijd en energie

gekost om het budgettaire beeld scherp te krijgen. De wijze waarop D de gang van zaken bagatelliseert cq lijkt te bagatelliseren, leidt tot
irritatie bijEXEEI 'sidt. Het zij zo en ik probeer het in goede banen te leiden.

Groet, i

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mobiel: 06
E-mail: minvws.nl

--—--Qorspronkelijk bericht-----
Von: INNEECETIN) BRI o rinvwis.ni>

Verzonden: donderdag 2 juni 2022 14:57

CREECR @deloitte.nl>

5.1.2e

SN @deloitte.nl>
Onderwerp: RE: RE:Facturatie (Jan - April 2022) compleet

sesto N

Prettig te lezen dat we een uitkomst hebben voor wat betreft de totale kosten van het onderzoek start tot en met april 2022.

Correctie van de kosten met de factuur over de maand mei is akkoord.

Voorafgaand ontvang ik ter controle graag de correcte urenstaten onder aangeven van de tellingsfouten van de betrokken medewerkers in
de desbetreffende maand en de gecorrigeerde voortgangsrapportages (van de foutieve maanden). Graag verwijs ik nog naar de te
maken aanpassingen in de voortgangsrapportages zoals eerder deze week besproken.

Je waardering dat er 'beperkte' tellingsfouten zijn geconstateerd klopt als het gaat om de afwijking ten opzichte van het totaal aantal uren.
Uit het overzicht blijkt dat bij 6 van de 10 in rekening gebrachte maanden het niet is goed gegaan. Ik waardeer dit toch anders dan
beperkte fouten, bij meer dan de helft van de facturen is het niet goed gegaan met terugwerkende kracht naar 2021.

Ik ga bij gevraagde bovenstaande input en het reeds door jullie uitgevoerde werk er vanuit dat deze uren niet geschreven worden c.q. in
mindering worden gebracht op de urenstaat/facturatie.

Mocht nadere toelichting gewenst zijn, dan kom ik hier op terug.

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedriifsvoering en Personeel OBP Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Parnassusplein 5| 2511 VX |
Den Haag | Resident mPostbus 20350 | 2500 EJ | DEN HAAG ... oo veo oo

M +31 5.1.2e

E AL @minvws.nl

-----Qorspronkelijk bericht-----

Van: @deloitte.nl>
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 15:55
Aan: <TRFEER@minvws.nl>:
[e{ey 5.1.2i Functionele emailadressen

@deloitte.nl>; 5.1.2e . @deloitte.n

ﬁdeloitte.nlx
! @minvws.nl>;



911600
5120 ) SEE cninvws.n> [ EEIEER e ot > [ IEEE
WA EN @deloitte.nl>

Onderwerp: RE:Facturatie (Jan - April 2022) compleet

We hebben een analyse gemaakt van de tijdsbesteding en kosten van het onderzoek. Dat was even uitzoeken omdat we terug zijn
gegaan tm juli 2021. Uitkomst is : de genoemde uren die per maand op de SVR als totaal te factureren uren zijn gecommuniceerd, zijn
gefactureerd.

Wel zijn bij het opstellen van de maandelijkse SVR enkele tellingsfouten gemaakt, alsmede is de overgang naar de nieuwe opzet vanaf
maart 2022 (vwb cumulatieve uren) niet goed gegaan.

Onze analyse is (hopelijk) vrij simpel uit te leggen:

1] we hebben een overzicht gemaakt van de SVR per maand voor de uren en de out of pocket kosten 2] Dat overzicht opnieuw geteld en
daar volgen - beperkte - tellingsfouten uit: 83.3 uren niet goed meegenomen in de totaaltelling (teveel) en EUR 10.000 out of pocket niet
meegenomen in het totaal (tekort). Per saldo is over het gehele project EUR 20.543,50 voor de uren x tarief (EUR 245 tm feb, EUR 225
vanaf maart en 90 voor FLR rekening mee gehouden) en EUR 10.000 aan Out of Pocket kosten te weinig. Per saldo EUR 10.543,50 te
corrigeren op de factuur van mei 2022.

De totale kosten van het onderzoek tot en met april 2022 inclusief Out of Pocket kosten bedragen EUR 3.824.692,62 terwijl er in totaal
EUR 3.835.236,12 is gefactureerd. |k voeg het overzicht toe zoals we dat gereconstrueerd hebben en geef graag een toelichting.

Sorry uiteraard voor het ongemak en de onvolkomenheden.

Met vriendelijke groeten,

Forensic & Financial Crime
eloitte Financial Advisory B.V.
Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam

T +31 [ EEEE 3 @celoitte nl | www deloitte.

m

-----Original Message-----
From:
Sent: woensdag 1 juni 2022 10:35

@minvws.nl>

o3 5.1.2i Functionele emailadressen %

SAPEE @ deloitte.nl> 1. itte.nl>; 1. ! cminvws.nl>;

5.1.2e J
Subject: RE: RE:Facturatie (Jan - April 2022) compleet

Goedemorgen
We zijn er op dit moment mee bezig. WWe komen er zo spoedig op terug.
Met vriendelijke groet,

mnsic & Financial Crime

Deloitte Financial Advisory B.V.
v+

-----QOriginal Message-----
From: ) I @minvws.nl>

Sent: woensdag 1 juni 2022 8:56

1.2 @deloitte.nm-

@minvws.nl>;
Subject: [EXT] RE: RE:Facturatie (Jan - April 2022) compleet

Goedemoraen IEKEZN



911600

Hoe laat kunnen wij vandaag het antwoord verwachten? Zoals gezegd is de informatie tevens van belang voor de minister om de Kamer
juist te kunnen informeren.
Hoor het graag.

%jke groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(http://secure-weh.cisco.com/1 KS5R1x0vUDbZv7LjRzZ3P5I-HQopjTc7T-
7B19GrB2W40_0TAwU1bGHIJFj9xcHXSFulhghXgrYUDd1WLuUSfSyaoRhssVrSY2_N2h9a-di7AYCMahBSC4ZY JDp-
H2KV8ntBUYutUAdrFwIVzpNYmFunOaPytIF65gVdwgUrR7EOGEXiQhsDG3-

1pdeyeVVTIfux2tPNY9DIred93jlqc0jY NsMIXsqDDROfi6zA_rD38fLfFZhIIM7F7Np748jvidoEtY bsn SsulhqdJkY yDiecm_elXLzfDg2njXRn3xs
6BaJPEHtyn N6X9St0rr90N/http%3A%2F %2Fwww blackberry.com)
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