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To: 5.1.2e IEEE @minvws.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Wed 6/2/2021 12:52:08 PM

Subject: RE: financiering IC voor 1 juli en beademingsapparatuur

Received: Wed 6/2/2021 12:52:08 PM

Top!

Van: 5.1.2e
; JEEM @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 2 juni 2021 14:51

Aan: 5.1.2e JEEMeminvws.ni>
Onderwerp: RE: financiering IC voor 1 juli en beademingsapparatuur

Ja we kunnen verder. We gaan contact opnemen met ZN. Als daar weer dingen uitkomen waarover we vragen hebben dan

bespreken we dat weer met de werkgroep.
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= minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

Verzonden: woensdag 2 juni 2021 14:45

Aan: 5.1.2e minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering IC voor 1 juli en beademingsapparatuur

IEE
Ik heb de precieze uitkomst niet meer gehoord, kan jij verder met de input vanuit de werkgroep?

EN
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