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@Ichulpmiddelen.nl]
[@@Ichulpmwdelen.nu; [ 5.12¢ §

@minvws.nl]

)
Sent: Wed 2/10/2021 8:32:46 PM
Subject: RE: SPOED Proces betalingen facturen dienst testen
Received: Wed 2/10/2021 8:32:48 PM

Ok, we bellen morgen. Uiteraard moet de prestatie eerst worden vastgesteld.

Groet.

----- Oorspronkelijk bericht-----
Van: h @lchulpmiddclcn nl>

Verzonden: woensdag 10 februari 2021 21:10

@minvws.nl>; 5.1.2e Ichulpmiddelen.nl>
@lchulpmiddelen.nl=; 5.1.2e @Ichulpmiddelen nl>
Onderwerp: FW: SPOED Proces betalingen facturen dienst testen

Bonsoir,

dan graag morgen eerst telefonische afstemming. De accordering moet nl wel volgens hetgeen daarover is vastgelegd.

Groet, JERIFL]
Op 10-02-2021 21:07 hecft @minvws.nl> geschreven:
5.1.2e

Stuur ze in de tussentijd naar mij en cc aanSEFIA
Groet

Van: m@ Ichulpmiddelen.nl>
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 20:58

@minvws.nl>; @minbzk.nl>;

@lcdknl>;

. @minvws.nl> @minvyws.nl>;
@Ichulpmiddelen.n <JEEEN @ Ichulpmiddelen.nl [@Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Re: SPOED Proces betalingen facturen dienst testen

Goedenavon

Dank voor de update. Daar was ik nog niet van op de hoogte. Ik zal eens binnen het LCH navragen of iemand daar dan al voor is contacteerd.

Betekent dit dan concreet dat tot die tijd geen facturen ter accorderingen kunnen worden aangeboden?

Met vriendelijke groet.

120 5120 _Jo120]

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
Ichulpmiddelen.nl

MO

Op 10-02-2021 18:55 heeft @minvws.nl> geschreven:

5.1.2¢
bezig zijn met die procedure en daarover met CIBG en LCH afstemmen?!

Als het goed is weet jij dat




1011469

Verzonden met BlackBerry Work

(https://eur02. safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.blackberry.com %2F &amp:data=04%7C01?

5.1.2e 4f93b560cfec457e4b9508d8cdff7a5b% 7C98f0dd14534a4754bc8135f03b13f4d8%7C0%7C0%TC637485844453534237%7CUnknown
% T7CTWFpbGZsb3d8eyIWIjoiMC4wWL jAWMDAIL CIQIjoiV2IuMzIil CIB Til61k1haWwilL CIXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp:sdata=Nxpb3SVzDi
AWg2mDjRzC3Ujc VNGGOYRO0OVL 04izGKSM4%3D&amp;reserved=0)

Van: m@ lchulpmiddelen.nlm@lchulpmiddelen.ul>>

Datum: woensdag 10 feb. 2021 5:44 PM

minbzk.nl>>,

(@lcdk.nl>>,
@minvws.nl=>

(@1chulpmiddelen.nl>>,

@lchulpmiddelen.nl>> JIINIEERN

@lchulpmiddelen.nl<] . @Ichulpmiddelen.nl>>
Onderwerp: SPOED Proces betalingen facturen dienst testen

Aan allen.

Wij hebben tot nu toe nog geen reactie ontvangen op welke wijze de Dienst Testen nu wilt dat de facturen m.b.t. de Dienst Testen worden
aangeboden ter goedkeuring.

Zoals via de mail gecommuniceerd zijn de facturen die afgelopen weekend zijn aangeboden ter goedkeuring niet afgehandeld en verwerkt omdat
hiervoor geen akkoord is ontvangen.

Zoals ook al eerder gecommuniceerd bellen de leveranciers inmiddels veelvuldig met de afdeling finance waarom de facturen niet tijdig worden
betaald. Daarnaast is er ook van Mediq al een klacht ontvangen omdat zij ook vanuit hun eigen business bij dezelfde leveranciers bestellen. Het niet
door het L CH tijdig betalen van facturen via Mediq heeft dus ook op Mediq een negatieve uitstraling.

1k zou graag met spoed via de email willen ontvangen wie 5.1.2e . die
mgs“raat nl vermeld als degene die het akkoord mag geven.

Het finance team van het LCH en ik kunnen en nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die door te late betalingen door
bovenstaande worden veroorzaakt.

Met vriendelijke groet.

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
%ddeleﬂ.nl@lchulpmiddelen.nl>
M 06



