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To: pmiddelen.nl]

Cc: Accounts Payable] @lchulpmiddelen.nl];
| SIS @lcdk.nl]; @Ichulpmiddelen.nl];
( 5.1.2e ) 5.1.2e @minvws.nl]

From: 5.1.2e

Sent: Mon 2/15/2021 7:11:23 AM

Subject: RE: Uitgaande betalingen LCH van dinsdag 16 februari 2021 - Dienst Testen
Received: Mon 2/15/2021 7:11:23 AM

Hierbi] Ea ik akkoord met de genoemde betaling.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry com)

pmiddelen.nl]; EAEE

Van: mgwlchulpmiddelen.m>

Datum: zondag 14 feb. 2021 8:06 PM
Aan: @lchulpmiddelen.nl™>,
<L @ lcdk nl>, ) ) @minbzk nl>

Kopie: Accounts Payable 7 A (@1 chulpmiddelen.ni>

Onderwerp: Uitgaande betalingen LCH van dinsdag 16 februari 2021 - Dienst Testen

Geachte Dienst Testen,

Hierbij bied ik het bericht aan inzake de betalingen van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ten aanzien van Dienst Testen
die aanstaande dinsdag (16 februari 2021) na het akkoord van de bevoegde functionaris binnen het ministerie van VWS door
Mediq zullen worden uitgevoerd.

De facturen zijn reeds bij mij aangeboden via de workflow in Microsoft Teams en het overzicht hiervan is zowel in Excel als PDF
bestand bij deze mail gevoegd. Het PDF bestand heeft de volgende naam: Uitgaande betalingen LCH 16-02-2021 - Dienst Testen.
Het totaal van de betalingen bedraagt: EUR 12.465.248,90 en USD 202.467,50.

De controle van de facturen heeft plaatsgevonden waarbij is vastgesteld dat de leverancier de prestatie heeft geleverd conform de
overeengekomen voorwaarden.

Hierbij verzoek ik de Dienst Testen om de facturen voor accordering in de lijn verder aan te bieden.

Ten behoeve van een tijdige betaling van de facturen, toezeggingen aan leveranciers en procesafspraken met Mediq is het zeer
belangrijk dat het akkoord voor betaling door de bevoegd functionaris inclusief de bijlagen van dit bericht middels forwarding van
dit bericht uiterlijk maandag 15 februari 2021 om 18:00 uur door onderstaande functionarissen is ontvangen. De betalingen staan
nl. allen op datum geprogrammeerd.

Na ontvangst van dit akkoord zal ik de facturen in de workflow in Microsoft teams goedkeuren en kan Mediq op basis hiervan in
combinatie met het ontvangen akkoord, de betalingen uitvoeren.

Graag het akkoord voor betaling (door forwarding van deze mail met de bijbehorende bijlagen met daarin het akkoord)
rechtstreeks laten versturen naar de volgende personen:

* Afdeling FinancgglCH a-mail. " @Ichulpmiddelen.n|
5.1.2e 1 512 pmiddelen.nl
@Ichulpmiddelen.nl

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn dan verneem ik deze graag.
Met vriendelijke groet
Lan!ellj! Consortium Hulpmiddelen

m@lchulpmiddelen.nl
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