1010743

To: @ minfin.nl]
Ce: ) @minvws.n!| SR D @ minvws nl];
(EEEZN) (ADR/VOS)| @minfin.nl]

From:; )

Sent: Tue 3/8/2022 2:37:07 PM

Subject: RE: tekst Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Received: Tue 3/8/2022 2:37:09 PM

Dat haal ik niet uit de doo gestuurde informatie.

Gezien het stadium van het jaarverslagproces concentreer ik me nu op evidente en materiele verbeterpunten.

Ik heb ook niet gekeken naar de juistheid van de claims van Unit 17 EREEZEES en Stichting ICAM (EREEEEEEE .

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Van: (ADR/FA) EEE@minfin.nl>

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 15:27

@minvws.nl>

S @ minvws.nl>; IR @ minvws.n>; IEEECE

@minfin.nl>
Onderwerp: RE: tekst Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In de garanties staat nog EUR B
Tellen deze mee in hun dagvaarding?

]

Zopen voor U-diagnostics. Dit zij de nog-niet-betaalde garantie facturen (jan+ feb 2021).
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