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@minvws.nl]

Super!

van: INICKEDNNN)BEXe minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 16:33

Aan: @ minvws.nl>

CC: @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Gelukt ©

Verzonden: vrijdag 11 december 2020 16:16

Aan: JEM @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Urgentie: Hoog

Je mag hem weer in de lijn zetten

Mvg

van: SE) BEE© minvws ni>
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 16:04

Onderwerp: RE: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Ok

Stemmen jullie nog af met FEZ? Dan kan hij weer de lijn in.

Gr

5.1.2e

minvws.nl

Verzonden: vrijdag 11 december 2020 14:47

minvws.nl>

) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Hij gaat via PDC-19 omdat het het beleidsterrein van PDC-19 betreft. Het heeft niets met GMT te maken, want gaat niet over

uitlevering via Mediq.

BEd z=! als alles goed ger eft een deel hiervan op zich nemen dat hij nog geen financiéle verplichtingen
aangaat, is de route zo dat nu tekent als de opdrachtgever van

Jij zit er tussen omdat mark geen paraaf kan geven in Marjolein en een zazk niet zonder paraaf direct naa [|ERE=-
Mvg



Van: SE HEE© minvws n>
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 14:22
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Onderwerp: RE: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Ha,
Tk heb de zaak weten terug te zetten naar |JJEEEZEE. nu ook meegenomen in de loop.
Stemmen jullie onderling dan even af, voordat ie de lijn weer ingaat?

Tekent namens PDC19 omdat het om PDC19 budget gaat (en niet langer GMT-budget)?

Kun

EE
1 keer uitleggen hoe het nu met tekenbevoegdheid zit op dit moment?

Of tekent Esther omdat het boven de 1 min is?

i

@ minvws.nl

van:INNER)EXEC© invws.nl>
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 14:14

Onderwerp: RE: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Nee hoeft niet teruggehaald te worden.

Maar als je een notitie zou kunnen maken dat deze check nog moet plaasvinden?

Van: SEN) BEEo minvws n>
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 09:56

Aan: 51.28 )SERED@ minvws.ni>
CC: 51.2e ) PERFEN@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Ok

Da’s niet goed gegaan dan.

Ik heb de zaak overigens wel doorgezet al. Moet ik m terughalen?

minvws.n

Verzonden: vrijdag 11 december 2020 09:19

Aan:

cc:

Onderwerp: RE: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Nee ik heb deze stukken niet eerder gezien. Wat zich wreekt is dat alles door Dienst Testen is gedaan.
hier ook niet op meegekeken.

) minvws.nl>
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Ik ga dit even kortsluiten met512 zolang wij moeten tekenen moeten wij ook meekijken.

Maar ik heb navraag gedaan:
WJZ heeft hier wel op meegekeken.
Ik weet (nog) niet of FEZ heeft meegekeken. Dat moet ik nog nagaan. Moet wel want is > 1min.

Waarom kopen wij voor PAMM: omdat minimale order van buisjes veel groter is dan wat er nu nodig is voor de pilot. Dus

handiger dat wij dan over de buisjes beschikken.

Zodra PAMM productie gaat draaien zal dit worden verrekend.

i
van: SE) BEEco ninvws n>

Verzonden: donderdag 10 december 2020 22:20

aan:ICES)SRCAE© invus.oi>
Onderwerp: FW: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Deze heb jij ook gezien hoop ik?

Help me nog even te begrijpen waarom VWS de materialen koopt voor PAMM, en niet PAMM zelf deze aanschaft? Wordt dit ook

afgetrokken van de prijs per test?

minvws.nl

Verzonden: donderdag 10 december 2020 17:27

Onderwerp: RE: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Ik heb alles ©

Zie bijlages.

van:IEEE) EEN minvws n>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 16:56

Dminvws.nl>; SEED) EEO © minvws n>; IEEESH
@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

 [
Heb jij voor mij het stuk per mail?

Eventueel hog meer informatie dan hieronder of is dat het?

Alvast bedankt hiervoor!

Met vriendelijke groet,
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| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ secretariaat \olksgezondheid

minvws.nl |

Parnassusplein 5] 2511 VX | Den Haag [Postbus en Haag

van:IESE minvws.n>

Verzonden: donderdag 10 december 2020 16:34

5.1.28 hi @minvws.nl>

5.1.2¢ : ) minvws.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Allen,

Bijgaand het akkoordCe de inkoop mbt STRIP Stichting PAMM — NBS.

Deze staat in Marjolein en staat nu bij [EE in de parafeerroute en moet uiteindelijk getekend worden door 5.1.2e

Ik dacht: misschien helpt het als jullie het akkoord varie erbij hebben.

De zaak moet eigenlijk door, dus als jullie tijd hebben...heel graag.

Dank en groet,

a"or testen 1.0.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

—
5

Verzonden: manda 30 november 2020 09: 37
aan:IESE)EEEo minvs o>;IESE)IESEe minvws n>
Onderwerp: RE: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP rr PAMM- NBS

Akkoord.

Maar ondertekening moet nog anders.

Dit is nog projectDG LCH.

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van: IEEEEDNEENDBEXEDM0 minvws i>Datum: maandag 30 nov. 2020 8:50 AM
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Onderwerp: FW: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Goedemorgen,

Heb mead overlegd: deze willen we via Marjolein laten goedkeuren By sie
Ben jij akkoord met deze opdracht?

Spreek je straks,

van:[NEEESECNINEEE chulpmiddelen.nl>
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 14:25

Aan:[EEC IEEE @ minvws n>; [ERED EEE @chulpmiddelen.ni>
Onderwerp: Verzoek tot ondertekening tbv STRIP Stichting PAMM - NBS

Hierbij de documenten t.b.v. het STRIP project, met de documenten als volgt:

Bijlagel: Offerte

Bijlage2: Geldende voorwaarden en uitzonderingen

Bijlage 3 fin. Bijsluiter (graag info hieromtrent in de brief plaatsen)

Bijlage 4: Opdrachtbrief (graag laten teken in PDF door (of een ander tekenbevoegde)

Hebjij in het vervolg een conceptbrief die vernieuwd is? Dat werk makkelijk dan de oudere versie die ik in mijn bezit hebt. Tevens

ook door de (aankomende) wisselingen naar Dienst Testen.

Met vriendelijke groet,

E: IEEEE@Ichulpmiddelen.nl | E-algemeen: Ichulpmiddelen.nl

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 14:04

Aan: JEFF @ichulpmiddelen.ni>
Onderwerp: Dossier Pamm NBS

JE
Bijgaande het dossier met de docs.

Vanuit VWS moet er via [Rl een verplichtignsnummer komen tbv facturatie.

Brief in Word voor aanpassingen.

cree


