1009340

To:
(5125 Ji
From: )

Sent: Thur 11/12/2020 8:15:12 PM

Subject: RE: VERZOEK financieel akkoord: Offerte Roche antigeen sneltestendecember
Received: Thur 11/12/2020 8:15:13 PM

Ik zal maarcommm)iceren dat het binnen de financiéle ruimte voor de testuitgaven valt.
@n ik gaan volgende week met fez kijken hoe de ruimte tot nu inzichtelijk is, is belegd zodat we tijdig zien
aankomen dat er budget nodig 1s.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: IICEECH -EEEEDN o itz ol

dag 12 nov. 2020 9:09 PM

(@minvws.o-. INENEXEN minvws.nl>

5.1.2e mmvws nl>=
Onderwerp: RE: VERZOEK financieel akkoord: Offerte Roche antigeen sneltesten december

Dank.

Kun jij metmsm dit met GMT communiceren.
En desiewenst el ik daarna memofm

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [IENFINN) -BEXETH @ minvws.ol>

Datum: donderdag 12 nov. 2020 8:47 PM
Aan: (@minbzk.nl>,

) <BEEEl @ minvws.ol>
Kopie:

) 7
Onderwerp: RE: VERZOEK financieel akkoord: Offerte Roche antigeen sneltesten december

Da

Ja dit is in principe onderdeel van jou mandaat. Tegelijkertijd moet de aansturingslijn nog goed gecommuniceerd worden
met alle partijen.

We spreken hier dinsdag over mn

wil de nieuwe sturingslijn ook niet accepteren, zolang hij dat met van GMT heeft gehoord via het CIBG.

Daarom goed om deze afspraak ook met te communiceren.

Een ander “probleem” is dat we nog geen geoormerkt budget hebben, om de betaling naar Mediq te doen indien nodig.
Vandaar dat dit nu nog ivm de snelheid via GMT is uitgezet door 5.1.2¢

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work



(www.blackberry.com)

van: [NEXECEEN -BEEXETI o ninbrk.n>

Datum: donderdag 12 nov. 2020 8:10 PM

(l)minvws.nl>,
Onderwerp: RE: VERZOEK financieel akkoord: Offerte Roche antigeen sneltesten december

5‘1 28 Ol e
Loopt dit met via het team inkoop van dTesten/LCH?
Of 1s dit het vervolg daarop?
En zit dit nu in mijn mandaat?
5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [N -BECNETIN o ninvws.ol-

Datum: donderdag 12 nov. 2020 8:40 AM

) SEEED @ minvws ol>

@minbzk.nl>

vt | - MK

Hierbij verzoek om financieel akkoord voor onderstaande order.
Wij zijn vanuit programmadirectie inhoudelijk akkoord

Met vriendelijke groet

dubbel
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