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To:

From:

Sent: Thur 1/20/2022 12:09:01 PM

Subject: PCR test ZJCn

Received: Thur 1/20/2022 12:09:01 PM

[IE3
Lukt dit met Dienst Testen?

Groetjes

Van:EEN eubrh facilitor.nl JBEE @ubrh faci litor.nl>

Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 11:19

Aan: SEE @rijksoverheid.ni>
Onderwerp: Actieve behandeling van CN121324 (Inkoopaanvragen/Nader te bepalen) is aan u toegewezen

SE @minvws.nl]

Aangemaakt 11-01-2022 11:18:40

3

Ulwoeringsorganisatie
PSEA] Bedrifsvoering Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkeilsrefaties

Hallo collega,

Onderstaande melding 121324 is aan jou toegewezen om te behandelen.

Ps. Voor degene met gebruikersaccount in Facilitor. Klik op de meldings-link en dan kom je in de melding in

Facilitor.

Doorklik-link: CN121324 (Contact - (Aan)Vragen-Inkoopaanvragen-Nader te bepalen)

Het ingediende verzoek - Nr. 121324 (Contact - (Aan)Vragen)

Aanvrager: Telefoon:

Afdeling: Zorg en Jeugd Caribisch Nederland E-mail: BER @minvws.nl

Behandelaar:



1008927

Omschrijving: PCR tests ZICn

Vanuit de BES eilanden zenden we burgers uit op medische uitzending naar Nederland. Als ze terug reizen

naar de BES moeten ze hier een PCR test doen. Die kosten zijn voor ons en omdat we zelf geen

bankrekening hebben om dat online te beta
i

n contract afsluiten met bedrijven die dat voor

ons kunnen doen. E.e.a. is al besproken me an HIS

Melding: Nader te bepalen Vakgroep: Inkoopaanvragen

Melddatum: 06-01-2022 11:49 Status: In behandeling

Aanvullende gegevens:

Bestemd voor Offerteteam

uitvoeringsteam (INK):

Controle CB: Nee

Controle RVB?: Nee

Controle RVIG?: Nee

Controle Digilnkoop?: Nee

Contractmanagement?: Nee

Soort binnenkomst: E-mail

Bijzonderheden: Dit heeft uiteraard alles te maken met de pandemie dus het inschatten van kosten en duur van het contract is

lastig. Het bedrijf dat die kosten nu voor ons voorschiet houdt er per 1 maart a.s. mee op dus er is wat haast

mee. Excuus daarvoor

Nummer 85831401

inkoopaanvraagformulier:

(Geraamde) 30000.00

opdrachtwaarde:


