To:
Cc:
From: )

Sent: Fri 9/10/2021 2:45:28 PM

Subject: RE: SPOED dekking meeruitgaven Mediqg ivm latere overdracht
Received: Fri 9/10/2021 2:45:29 PM

Kan ik de bevestiging ontvangen dat jullie zullen zorgen voor aanvullende bevoorschotting van Medig?

@minvws.nl]
@minvws.nl]

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

directie Geneesmiddelen en Medische Technalogie |

Ministerie van Volksgezondheld, Welzijn en Sport |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
*

(070)

B4 minvws.nl | www.rjksoverheid.nl |

var: ISR EERE R i i
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 10:02
Aan: @minvws.nl>

CC: ji@diensttesten.nl; . )@minvws.nl>
Onderwerp: RE: SPOED dekking meeruitgaven Mediq ivm latere overdracht

1003957

Mediq is in de begroting van DT als een PM post opgenomen omdat de impact van de afrekening op dit moment niet is in te

schatten. Bij de eindafrekening zal in 1 keer voor de totale kosten budget worden aangevraagd.

Een extra betaling van zal in SAP op voorschotten worden geboekt. Dit is ook gebeurd bij de andere vooruitbetalingen

aan Mediq.

Met vriendelijke groet,

5172e

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62|3705LZ | Zeist
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
www.diensttesten.nl

van: [N BRI o nivvs.b>

Verzonden: vrijdag 10 september 2021 08:12

aan: INENETIE) HEEETM @ minvws.nl>



1003957

Onderwerp: FW: SPOED dekking meeruitgaven Mediq ivm latere overdracht

Goedemorgen

Zie onderstaande toelichting en bijgevoegde mail.
Zat fE8niet bij dat overleg voor de overgang LCH naar het CIBG? Zit dat nu iemand anders in vanuit DT?

I
van: IEED B e invws o>

Verzonden: donderdag 9 september 2021 17:45

A) y 512 GRWWRE  sie )

<PEACE @minvws.nl>
Onderwerp: RE: SPOED dekking meeruitgaven Mediq ivm latere overdracht

HaIIo

Dit is me bekend.

veor o i co KK 7' s

Van de gedane inkopen tot 1 juni 2021 komen de volgende leveringen binnen tot
1 november 2021 die via Mediq betaald zullen gaan worden met de volgende
verwachte factuurwaarde:

Leveringen PEM's tot 1 november 2021 circa €
Leveringen Testmaterialen tot 1 november 2021 circa

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Financieel-Economische Zaken / 51.2e
5.1.2e

van: I - - s >

Verzonden: donderdag 9 september 2021 17:16

Aan: IEEN BEEEDN o minvws. o >; INEEEECN) EEED @ invws.ni>

Onderwerp: FW: SPOED dekking meeruitgaven Mediq ivm latere overdracht
Urgentie: Hoog

-hi,
Zie onderaan de mailwisseling.

Er is JEEEEInodig ivm overdracht Ich naar het cibg.
Zegt jullie dit iets?

-3

Verzonden met BlackBerry Work(www blackberry.com)

Van: 'EEN) R @ ninvws.ol>




Verzonden: 9 sep. 2021 15:39
Aan: h) < v s ol

Onderwerp: FW: SPOED dekking meeruitgaven Mediq ivm latere overdracht

Met vriendelijke groet,

512e
0.1.48

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62|3705LZ | Zeist
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 E] | Den Haag
www.diensttesten.nl

Van: n@diensttesten.nl <u@diensttesten.nl>
Verzonden: woensdag 8 september 2021 09:16
aan: IEEEDNN -IEEEXDN o minvws.ni>

Onderwerp: FW: SPOED dekking meeruitgaven Mediq ivm latere overdracht

Urgentie: Hoog

Goedemorgen

Zou jij onderstaande vraag kunnen beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62|3705LZ | Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | R
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

van: IEEN BB ninvws o>

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 23:52

Aan: E@dien sttesten.nl

Onderwerp: FW: SPOED dekking meeruitgaven Mediq ivm latere overdracht

Urgentie: Hoog

1003957



1003957

Beste

Graag met spoed aandacht voor onderstaande vraag.

Met vriendeliike iroet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ) mﬁ(ymimws.nb

Datum: dinsdag 07 sep. 2021 10:04 PM

Onderwerp: RE: SPOED dekking meeruitgaven Mediq ivm latere overdracht

Ik ben niet meer werkzaam voor DT. Kan je misschien deze email naar J@@diensttesten.nl willen sturen?

Dank je wel,
Groetjes,

van: IEEEN EEM o invws.n)>

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 18:50

Aan: IIEESND) IEE @ minvws.ni>

Onderwerp: SPOED dekking meeruitgaven Mediq ivm latere overdracht
Urgentie: Hoog

Dag

In verband met de latere overdracht van LCH Mediq aan het CIBG is extra geld nodig. Vanuit Dienst Testen circa
Hebben jullie hier dekking voor, of moet dat via de BUR/Covidplaat worden geregeld.
Als er geen dekking is kunnen jullie dit wel voorfincieren tot de dekking komt?

Groet,



