
1003793

To: minvws.nl]
Ce: @minvws.ni];IEEE)IEEEZE @minvws.nl]
From: )
Sent: Tue 9/14/2021 3:27:49 PM

Subject: FW: LCH begroting, even afstemmen

Received: Tue 9/14/2021 3:27:50 PM

N.a.v. ons telefonisch overleg vandaag.

Met vriendelijke groet,

Financieel-Economische Zaken /

vor:INE
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 16:17

Cperr
CC: 5.1.2e ) <BEAN @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: LCH begrating, even afstemmen

velo EEN
Dank voor het uitzoeken!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Financieel-Economische Zaken /

Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 18:01

Aan: 5.1.2e )
CC: 5.1.2e ) minvws.nl>

Onderwerp: FW: LCH begroting, even afstemmen

N.a.v. de ophoging waar de ADR het net over had (ISB 4?) heb ik de gegevens over de afgesproken begroting nog even erbij

gepakt. 48 min is er gereserveerd. Hierin zitten ook kosten die nu nog door Mediq worden betaald en nog betaald gaan worden

ivm de verschuiving naar 1 nov 2021. Voor het bureau LCH is 13 min in de begroting opgenomen (dienstverlening vanuit CIBG

aan VWS) en vanuit de operatie LCH (alles wat nu nog via Mediq loopt) is 36 min afgesproken. Ik lees in de mail van [EM
dat er 48 min in de begroting is opgenomen nog los van de inkopen van de productie NL. Dat kan dus wel kloppen. De 36 min

die via Medig verloopt zal dan voor het voorschot richting Mediq gebruikt kunnen worden.

minvws.nl>

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP| Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag
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van:INEEXENEEE0 ninvws n>
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 22:37

aan:[ICEBCEi vs. >
Onderwerp: RE: LCH begroting, even afstemmen

Er 1s 48 miljoen voor cibg gereserveerd. Dit is exclusief de productie nl kapjes en de afprokapjes. De 48 miljoen is

conform de begroting van dit voorjaar.

Voor de productie nl en afpro is bij ons geld beschikbaar voor de facturen die cibg daarvoor zend.

Groet,
5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: ) CEE invvs.ol>Datum: donderdag 08 jul. 2021 5:36 PM

Aan: ) EE mins >
Onderwerp: RE: LCH begroting, even afstemmen

Ku geren op onderstaande mail? Dank alvast.

Met vriendelijke groet

ne _ g nN ) yu
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

minvws.n|

var:ICE
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 12:22

Onderwerp: LCH begroting, even afstemmen

De begroting die met jullie is gecommuniceerd bedraagt onderstaand bedrag. In het gesprek afgelopen maandag gaf je aan dat

er 48 min is gereserveerd voor het LCH. Kun je bevestigen dat dit het bedrag is nog exclusief de inkopen van FFP2 maskers waar

ook nog apart een bedrag uit het opdrachtenbudget voor gebudgetteerd is. Voor dit laatste gaan we voorschotfacturen sturen op
basis van de door ons aangeleverde liquiditeitsplanning die ik nog moet aanvullen met de Afpro addendum van jan 2021. Dit

krijg je binnenkort nog van mij.

Ik hoor graag van je.
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Totalen 2021

Activiteit LCHProjectbureau LCHSoort

Totalen € 13.204.09520 € 36.613.255,00

Totaal € 49.817.350,20

1.609.300,00 € 29.891.719,00
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