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Cc: @minvws.nl]
From:

Sent: Mon 8/9/2021 11:04:57 AM

Subject: FW: Uitwerking proces financiéle athandeling facturen en afgeven prestatieverklaring

Received: Mon 8/9/2021 11:04:58 AM

4.1 en 4.2 financiéle athandeling facturen en afgeven prestatieverklaring opm Floor.pdf

RE: Afspraak inplannen dienst testen .eml

RE: Uitwerking proces financiéle afhandeling facturen en afgeven prestatieverklaring.eml

heb jij hier inmiddels een reactie op gekregen van IEEE
BEE - ik hebben afgelopen week een gesprek gehad met [EY een van de 2 accountants die DT recent heeft

aangetrokken om naar de DVO'’s te kijken. Hier moet dus moet vanaf 1-7 verbetering zichtbaar worden (de procesbeschrijvingen
horen daar vanzelfsprekend ook bij) Omdat wij vanuit FEZ min of meer dezelfde doelen hebben, afgesproken dat wij periodiek met

hen contact houden.

NB Ons gaat het nu om de DVO'’s en de afgesloten verplichtingen over het eerste halfjaar en de gevolgen voor de rechtmatigheid

voor 2021, daar gaan we morgen mee aan de slag.

Groet,
5.1.2e

van:

Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 18:23

AanICE IESE iv. -IEESKE ivi. i>

Onderwerp: FW: Uitwerking proces financiéle afhandeling facturen en afgeven prestatieverklaring

N.a.v. ons gesprek met IEEE stuur ik jullie deze mail door die ik voor mijn vakantie vanEE ontving (enigszins ondergesneeuwd).
Twee conclusies kunnen we trekken:

- DT is zelf actief bezig met processen (beschrijvingen), de opmerkingen van EER zijn overigens nog niet verwerkt JERE werkt

ook niet meer bij DT)
- De ADR heeft al een uitvraag gedaan over te controleren posten (zie bestand

‘

afspraak inplannen DT’)

Beide punten dus goed om mee te nemen in onze verdere communicatie met DT. Ik stem nog met|ERERRf over de afwikkeling van

haar opmerkingen.

Groet ER

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 15:55

Aan: lcdk.nl>

cE minvws.nl>

Onderwerp: RE: Uitwerking proces financiéle afthandeling facturen en afgeven prestatieverklaring

ye

Ziet er mooi uit, maar ik heb er nog wel een paar opmerkingen bij het proces geplaatst.

Nav een eerdere versie had ik ook nog wat vragen naarBEeestu urd. Daar heb ik verder niets meer op gehoord.

Die vragen zijn wel relevant, ook mbt de controle die de ADR uitvoert.

lk heb mijn collega | EEE» de cc meegenomen. Hij is vanuit FEZ ook betrokken bij de opvolging van de

prestatieverklaringen.

IEEE

Van: lcdk.nl>

Verzonden: woensdag 14 juli 2021 07:24

5.1.2e

5.1.2e Bs.i2e @minvws.nl>;
5.1.2e

(ADR/FA) 4 @ minfin.nl>
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Onderwerp: RE: Uitwerking proces financiéle afhandeling facturen en afgeven prestatieverklaring

Goedemorgen,

Hierbij ontvangen jullie de uitwerking van de volgende processen:

- 4.1 Financiéle afhandeling facturen

- 4.2 Beoordelen prestatie en afgeven prestatieverklaring

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

@lcdk.nl

http://www.diensttesten.nl


