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5.1.2e

@minvws.nl];
@minvws.nl]; @minvws.nl]

From:; )

Sent: Mon 7/26/2021 4:24:48 PM

Subject: RE: Bureau LCH: Concept overeenkomst verkoop 100 miljoen handschoenen - extra vraag ProductieNL maskers

Received: Mon 7/26/2021 4:24:48 PM

Concept verkoopovereenkomst TRYUS 23-7-2021.docx

IEEN

In afstemming met hierbij een antwoord op jouw vragen:

1. In de overeenkomst staan zowel Mediq als VW als ondertekenaars benoemd. Ook staat in paragraaf 9.1
benoemd dat de overeenkomst pas volledig rond is, na akkoord van Daarom wellicht het handigst als eerst Mediq
en de koper tekenen en dat we het contract daarna met een korte nota aan m\/oorleggen voor ondertekening.

In aanvulling: misschien dat we dit proces in de toekomst sneller kunnen inrichten (bijvoorbeeld dat
mandaat krijgt om voor dergelijke verkoopovereenkomsten te tekenen).

2. Daar komen we z.s.m. op terug. Dit punt kunnen we eventueel morgenmiddag tijdens onze bijeenkomst ook bespreken?

PS: mzag nog een typefout bij de titel en naam van zie bijlage voor haar wijzigingen in het contract.

Groeten,
5.1.2e

Verzonden: maandag 26 juli 2021 11:03

Aan: A @minvws.nl>; )
@minvws.nl>; )

Onderwerp: Bureau LCH: Concept overeenkomst verkoop 100 miljoen handschoenen - extra vraag ProductieNL maskers

@minvws.nl>

Goedemorgen,

Zie bijgaand de concept overeenkomst voor de 100 miljoen handschoenen.

1) wie gaat er aan onze kant tekenen? Voorstel van ons is w» Mediq. Dat is een bestaande lijn en is voor verkoop
ook te gebruiken (want dan gebruiken we het Mediq construc

2) zie geel gearceerd. Kunnen jullie hier (samen meteen uitsprazk over doen? Heeft ook enige spoed, want als we de
deal kunnen maken lijkt het mij verstandig om te doen.

Groet,

Van: Mo chupmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 26 juli 2021 10:57
Aan: [IEEDNN BEEDN 0 minvws.ni>
Onderwerp: FW: Concept overeenkomst - extra vraag ProductieNL maskers

XN

Bij deze het concept dat ik afgelopen week vanﬂ:ntving voor de deal over handschoenen.

Zoals je kan zien is Mediq mede partij in de overeenkomst en wordt op pag. 8 ook genoemd dat Mediq tekent (naast de
5.1.2e

Status van deze overeenkomst: de opmerkingen heb ik keurig weggewerkt en dit als PDF naar Koper gestuurd, ik kreeg
hierop al een principe akkoord voor terug, maar vandaag kijken zijn advocaten hierna.

Maar ik denk niet dat het een probleem wordt als Mediq van de overeenkomst verdwijnt of iemand anders namens



1001127

VWS gaat tekenen. Tot slot DAP is losgelaten als incoterm- wel krijgen we de beschikking over alle exportdocumenten
(gelijk weer een leermomentje, als douane dit accepteert, kunnen we wellicht voor de veiling deze constructie ook
gebruiken)

Morgen is de inspectie door Koper, daar ben ik ook bij aanwezig - hopelijk. Dan wil ik alle ins en outs van de incoterm
weten, en gaathhet leverschema afstemmen.
Tot slot een vraag

eef ook IIR maskers van de firma Lemoine aangeboden aan deze Koper. Lemoine is een ProductieNL bedrijf.
Vrijdag meldde Koper dat hij de maskers in Duitsland of Frankrijk kwijt kan.
Vraag: is dit akkoord (in ieder geval geen gedoe met invoerrechten, maar valt dit ook binnen het gentlemans-
agreement?)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Bureau LCH
Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114| 2500 BC | Den Haag

Em@lchulpmiddelen.nl

W www.Ichulpmiddelen.nl

Verzonden: vrijdag 23 juli 2021 17:13

Ichulpmiddelen.nl>
o minvus o> AT R o invws o>
Onderwerp: RE: Details deal 100 mio handschoenen

< IEEEEH

Bijgaand de conceptovereenkomst voor Tryus. Er staan nog wel een aantal opmerkingen voor jou in aan de hand waarvan je nog
wat dingen moet aanpassen/nakijken/invullen. Verder heb ik sommige dingen geel gearceerd. Daar moet dan nog een datum of
adres worden ingevuld.

Ik zag trouwens dat je in een eerdere mail vandaag richting Tryus aangaf dat je hetgeen jullie overeengekomen waren bevestigde.
Juridisch gezien moet je met deze bewoordingen oppassen, omdat er zo ook daadwerkelijk sprake kan zijn van een overeenkomst
waar de wederpartij ons ook aan kan houden (ook al is er geen sprake van een getekende overeenkomst en komt er intern geen
akkoord). Er moeten intern voor elke deal nog wat hobbels genomen worden en toestemmingen worden gevraagd, dus altijd

handig om een voorbehoud in te bouwen. Waarschijnlijk worden die hobbels allemaal genomen en toestemmingen ook gegeven
maar alsnog mijn advies om voortaan in de onderhandelingen aan te geven dat alles onder voorbehoud van het akkoord vanm
is.

Ik heb verder nog geen aanpassingen gedaan in de overeenkomst met Splendid, mede omdat dit nog afhankelijk is van de input van
Splendid. Als de deal volgende week doorgaat, is mijn voorstel dat de advocaat van Splendid alvast een voorstel doet. Ik kijk er dan
2 augustus 2021 naar!

Fijn weekend.

Groeten,
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Van: m@lchulpmiddelen.nb

Verzonden: vrijdag 23 juli 2021 14:00

Onderwerp: Details deal 100 mio handschoenen

N

Kan je een contract opstellen voor de verkoop vanhandschoenenper stuk:otale waarde van de
deal.

Contractdatum: 26 juli
Betaling 100% binnen 5 dagen na inspectie van de goederen
Bestemming Canada - voorwaarde is export buiten de EU

Andere partij:

Sascha Desaever
General Manager
TRYUS s.a./nv
Avenue Louise 500/5
1050 Brussels
Belgium

is met deze deal gestart, hij heeft verdere gegevens)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Bureau LCH
Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114| 2500 BC | Den Haag

Em@lchulpmiddelen.nl

W www.Ilchulpmiddelen.nl




