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Artikel nr. || Omschrijving  Klant kostenplaats = Klant orderregelnr. = Aantal Eenheid

99071-ncov ~~ sars-Cov-2 rapid

Opmerkingen onder de factuurregels

Downpayment : EUR 5.250.000 reeds betaald

Payment agreement 30% down payment, 70%

payment 30 days after delivery. last deliverydate
was 26-04-2021

Payment term (days 30)

rest payment 70%: 12.250.000 euro

FACTU UR

Stuks

Factuurnummer

Factuurdatum

Klant ordernummer +

998896

no image

Cor Bladt Beheer BV

Groenekanseweg 70

3732 AG De Bilt (NL)

KvK nr.: 30152132

Btw nr. 515

IBAN:

BIC Code:

1996-2

26/05/2021

164069-26485

Klant Btw nummer 807368362b01

Leverdatum 26/04/2021

Valuta EUR(E) Ww

Vervaldatum 26/05/2021

Prijs (€) Btw Totaal

wv vrijgesteld Vv
€

17.500.000,00

Totaal excl. Btw

Btw 6%

Btw 9%

Btw 12%

Btw 21%

Totaal incl. Btw

€ 17.500.000,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 17.500.000,00



Verzonden: ursday, May 27,
19:04:37 AM

Aan: EET minszw.nl" <EKEImins7w.nl>
Onderwerp: FW: rekening rest payment levering zelftesten

Bijlage(n): tradeinterop Portal restpayment 26-05-2021 pdf

Hi collega,

Graag bijgaande factuur met voorrang behandelen. Het gaat om een bedrag van 17.500.000 — 5.250.000

=12.250.000 Euro.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62 |3705LZ | Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Etage 17

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

van bladtvastgoed.nl>
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 19:17

Aan: IEEE <EFS (cdk.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.20 2 minvws.nl>; IE BEES minvws.nl> EXE
EERE bladtvastgoed.nl>

Onderwerp: rekening rest payment levering zelftesten

Hierbij de factuur met zoals samen besproken de vermelding in opmerking dat het gaat om de betaling
van de rest payment a 12.250.000 eur.

Graag zorgen voor betaling deze week aangezien we al over de termijn van 30 dagen na levering zijn.
We vinden dit erg vervelend daar wij direct na de laatste levering reeds de factuur plus pakbonnen naar

jullie verzonden hebben met de vraag of er nog een toevoeging gedaan moest worden, dit was na

overleg niet nodig.

Zoal§EEEheeft aangegeven nemen wij volgende week een nieuw pand af en hebben de betaling nodig
daar wij anders een boete van 10% over de aankoopsom krijgen.

998896



998896

Mochten er nog vragen zijn dan verneem ik dit graag per omgaande

Met vriendelijke groet

Van: <HEEE cdk.nl>
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 12:10

Aan: JEEXEDI BEEN ba dtvastzoed.n> JENIN bladtvastgoed.nl>

Onderwerp: FW: Facturatiebestand

Onze Financiéle administratie heeft een separate factuur nodig voor het restant.

Zodra de factuur is antvangen (met verplichtingennummer 16-4069-26485) zal onderstaande snel

overmaken.

Wil jij de e-factuur verzorgen, en mij een kopietje sturen?

Alvast dank.

Groet,

Van: minvws.nl>

Verzonden: woensdag 26 mei 2021 11:56

Aan:IESE< ledk.nl>

cc:IEEBE invws.nl>
Onderwerp: FW: Facturatiebestand

EN
Bijgaand de spoedbetaling van Cor Bladt Beheer van 5.250.000 euro.

Op pagina 17 zie je de totale factuur van 17.500.000 euro, echter dient Cor Bladt Beheer een nieuwe

factuur te sturen van (17.500.000 - 5.250.000) 12.250.000 euro. Hierdoor blijft het overzichtelijk. Kan je

dit communiceren met Cor Bladt Beheer. Daarnaast dient verplichting 16-4069-26485 op de factuur te

staan, bedankt alvast!

Met vriendelijke groet,

DILE EER GE)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62 |3705LZ | Zeist
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Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
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