To: 5.1.2e

EE @minvws.ni]; IIESEDN BEEEDM@minvws.nl]
From: 5.1.2e )

Sent: Thur 4/29/2021 8:58:52 AM

Subject: RE: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend
Received: Thur 4/29/2021 8:58:52 AM

pao IEKER

Zie onder

Met vriendelijke groet,

5.1.2e .2

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62| 3705LZ | Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 E] | Den Haag

@minvws.nl

Van: 5.1.2e ) <R @ minvws.nl>
Verzonden: donderdag 29 april 2021 09:40

Aan: IERECNN BEEESM @ minvws.n>; NEEKECNNN <BEXEDM @ minvws ni>

Onderwerp: RE: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend

Ha 51.2e

IEEEDN e

Zouden jullie nog naar het volgende kunnen kijken?

5.1.2i Concept

997265

Groet N



997265

Verzonden: woensdag 28 april 2021 15:44

CC: A G minvws.nl>;.

Onderwerp: RE: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend

Zojuist gesproken met Mediqg, vooralsnog geen belemmeringen.

Prijs stellen we vast op 1 cent per 100.000 testen, zodat er voor de administratie gefactureerd kan worden. Dit moet in het
besluit/de opdracht van VWS worden meegenomen.

Verder is nodig dat er wordt aangegeven:
- Naam partij
- Hoeveelheid die besteld kan/mag worden

Ook de 400K testen ten behoeve van grenswerkers heb ik in het gesprek meegenomen. Hiervoor gelden dezelfde (bovenstaande)
vragen als voor de partijen gecontracteerd door SON.

Met vriendelijke groet,

5.1.2¢

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62| 3705LZ | Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag |[ERE-C
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

2N = IEEE @ minvws.ni

Verzonden: woensdag 28 april 2021 13:41

A @minvws.nl>;

cc: 1. ) <BEl @ minvws nl>;
@minvws.nl>

Onderwerp: RE: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend

oK

Eerste punt: In dit geval kunnen de antigeentesten volgens WJZ ‘om niet’ worden geleverd, omdat de antigeentesten door de
Dienst Testen zijn ingekocht middels een aanbestedingsprocedure.

@minvws.nl>

Tweede punt: Zojuist sprak ik met mVolgens mij is het handig dat DT dit punt eerst op medewerkersniveau bespreekt en
afstemt met CIBG en/of Medig.

« IEY

van: [IEEENEN) XS @ minvws.ni>



997265

Verzonden: woensdag 28 april 2021 13:24

@minvws.ni>; [ EEKEDI

@ minvws.nl>;

Onderwerp: RE: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend

2o IEEEN

Wat betekend dit concreet? Voor het verloop van het proces vanaf hier.

Overigens kan ik de opmerking over aanpassing overeenkomst niet plaatsen. Immers we passen de overeenkomst met Mediq
niet aan, het idee is dat we gebruik maken van de bepalingen in de overeenkomst:

- Vaststellen verkoop prijs
- De allocatie van de testen

Toepasselijke tekst uit het 2% addendum van de overeenkomst met Mediq:

b. de Minister heeft het consortium waar Mediq partij bij is gevraagd om de in- en verkoop en coordinatie van distributie van
Producten in Nederland te verzorgen waarbij VWS te zllen tijde de instructies geeft omtrent de voorraad van de Producten,
allocatie van de Producten en bepaalt de te hanteren verkoopprijzen van Producten voor facturatiedoeleinden, welke instructies
Mediq naar beste kunnen en in redelijkheid zal opvolgen.

De vraag waar discussie over zou kunnen ontstaan, is of het redelijk is dit van Mediq te verwachten.

Met vriendelijke groet,

51.2e %28

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62|3705LZ | Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 E] | Den Haag

van: IIEEECN) Bl o minvws.l>

Verzonden: woensdag 28 april 2021 12:58

Aan:
cc:
Onderwerp: RE: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend

@minvws.nl>

Inmiddels heb ik de reactie van WJZ ontvangen, zie met grijs gearceerde woorden in de bijlage. Het komt erop neer, dat het ‘om
niet’ verstrekken van de antigeensneltesten aan SON als onderdeel van de verstrekte opdracht geen verstoring van de markt lijkt
op te leveren, er vanuit gaande dat ze tegen marktconforme tarieven zijn ingekocht door de Dienst Testen. Er lijkt geen sprake te
zijn van staatssteun op zowel het niveau van SON als de door SON gecontracteerde testaanbieders, er vanuit gaande dat er bij de
inkoop van de antigeensneltesten een marktconform tarief is betaald en elke testaanbieder via SON de mogelijkheid heeft om de
opdracht uit te voeren.

Verder deelt WJZ onze mening dat voor het vastleggen van de afspraken, zoals bedoeld in de nota, medewerking en instemming
van Mediqg nodig is.
o IR



997265

Verzonden: dinsdag 27 april 2021 10:08

minvws.n!>; [ minvws.n!>; [ EEEEN)
minvws.nl>
) <EEEl @ minvws.ni>

Onderwerp: RE: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend

IR

Daar zijn we het over eens.

o« RN

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e ) ((uminvws.nb
Datum: dinsdag 27 apr. 2021 8:31 AM

Aan: ) B @minvws.nl>. @minvws.nl>. |IEEEEND
<PERWEW G minvws.nl>
) <ENETI @minvws.nl>

Onderwerp: RE: antigeen om nief n.a.v. overleg vanochtend

Dag 5.1.2e

Dit is dus voor Dienst Testen heel wezenlijk om zsm te vernemen. We kunnen niet in het contact met LCH / Medigq,
wisselende signalen afgeven over de te hanteren prijs.

Zeker gezien wat 1k al eerder aangal dat dit mogelyjk tot veel gedoe leid.
Vertraging in het formele besluit is daarom m deze fase zeer onwenslijk.

Met vriendelijke groet,

5.1.2¢

Van: ) m(aminvws.nb

Datum: maandag 26 apr. 2021 11:23 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: RE: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend

Vorige week 1s de nota afgestemd met WIZ. Paragraal over de juridische haalbaarheid 1s nog niet beoordeeld door WIZ,
omdat WIZ op dit onderdeel de eindconceptversie wil afwachten. Vorige week donderdag heb ik de eindconceptversie
van de nota gedeeld met WJZ, maar nog geen reactie ontvangen.

Het terugtreden van LH was nieuw voor mij. Ik heb het vanmiddag vernomen van SON.
€ 512

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)




vn: RN RN v o>

Datum: maandag 26 apr. 2021 11:04 PM

Onderwerp: RE: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend

Halo IEKEE

Hoe bedoel je dat W1Z nog kijkt naar juridische haalbaarheid van om niet uitgeven?
We doen dit namelijk al

Wat betreft LH: dat weten we maar al te goed...

Mvi
van: [IIEDNIN) EEER @ minvws ni>

Verzonden: maandag 26 april 2021 22:42

< minvws.nl>

@minvws.nl>

@ minvws.nl>;

Onderwerp: RE: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend

R

Ja, goed plan. Ondertussen kijkt WIZ nog naar de juridische haalbaarheid van om niet leveren.

Noemenswaardig is dat LH niet tussen de gegunde partijen zit. LH bouwt na 15 mei af.

- NEEE

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: maandag 26 apr. 2021 9:19 PM

Aan: 5.1.2e ) @minvws.nl>, . A
Kopie: 5.1.2e ) @minvws.nl>, . 1. @minvws.nl>

Onderwerp: antigeen om niet n.a.v. overleg vanochtend

vt IR EC

n.a.v. ons overleg vanochtend heb ik navraag gedaan bij Lead Healthcare
zij hebben inderdaad al facturen ontvangen van Medig.
Wij hebben gevraagd om deze facturen nog even aan te houden

Is het handig om nu wel alvast een mail te sturen apart voor Lead healthcare, dat zij de testen om niet hadden moeten

ontvangen?

Ik hoor graag van jullie

%

5.1.2e

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Email: minvws.nl
Mobiel: 06

997265
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