
996890

Van:

Aan:

Onderwerp: Haastbetaling Mediq - 4069-25396

Datum: vrijdag 15 januari 2021 07:13:38

Bijlagen: haastbetaling Medig.pdf

Hallo allemaal,

Hierbij een verzoek voor een haastbetaling van €50 min aan Mediq (2037077).
De betaling kan t.l.v. verplichting 4069-25396 worden geboekt, deze heeft voldoende budget.

uden jullie deze factuur willen boeken?

@| Zouden jullie bij afwezigheid van [EER] en EEE deze betaling willen

oppakken?

Alvast dank voor de medewerking!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie DSU / Financieel Dienstencentrum

Locatie Hoftoren 5.1.2e

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Werktijden:

van: EE SF ins. >

Verzonden: donderdag 14 januari 2021 19:13

Aan:IEEE. <IEEEECIIC minszw.nl>; IESE <JEKETIO minszw.nb>

CC:IE)< EEE minvws.ni>; 5120

<SEKETD minvws.nl>

Onderwerp: Haastbetaling Aanvraag Voorschot 50 min

Hierbij stuur ik een document voor de haastbetaling.
Tweede addendum staat al in 3F, hierbij nogmaals.

witty

Van minvws.nl>



Verzonden: woensdag 13 januari 2021 19:39

Aan:IEEE) <BEXECI mins n>
cc:Ira<BEEET0 invvs.nl>
Onderwerp: FW: Aanvraag Voorschot 50 min

Urgentie: Hoog

Zou je het onderstaande in behandeling kunnen nemen?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Van: <JEEEE? chulpmiddelen.nl>

Verzonden: dinsdag 12 januari 2021 20:06

Aan:IEEE<r iv.
<di.vdEE@minvws.nl>

CC: IEEE Ichulpmiddelen n> EE
<HEEE©edic. com>
Onderwerp: Aanvraag Voorschot 50 min

Urgentie: Hoog

Hierbij het verzoek om 50 min als voorschot te verstrekken waar wij voornamelijk weer lab

artikelen voor gaan betalen. De Lab artikelen druppelen binnen met betalingen tot gevolg.

Wij zakken deze week door de 15 min euro in kas en dat is voor alle komende bestellingen

en facturen onvoldoende voor vlotte betalingen.

Met Vriendelijke Groet,

996890


