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To: @minvws.nl]
Cc: @minvws.nl]
From:

Sent: Fri 4/3/2020 7:30:05 AM

Subject: RE: overzicht kosten

Received: Fri 4/3/2020 7:30:05 AM

Ziet er echt netjes uit,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[EXECBERET0 ninvws.l>
Datum: vrijdag 03 apr. 2020 8:55 AM

Kopie: is @minvws.nl>
Onderwerp: RE: overzicht kosten

Excuus, de tweede excel is verkeerd en hoort deze te zijn.

vor:IEE)
Verzonden: donderdag 2 april 2020 18:00

Aan: 5.1.2e ) @minvws.nl>

CC; 5.1.2e ) < @minvws.nl>

Onderwerp: RE: overzicht kosten

Hallo IERIE
Bij deze de uitgavenoverzichten alvast, als jij weet hoeveel de opslag en distributie hulpmiddelen is, dan voeg ik die

morgenochtend toe.

Groet,

Verzonden: donderdag 2 april 2020 11:04

@minvws.nl>

@ minvws.nl>

Onderwerp: overzicht kosten

=

Fijn dat jij hiermee helpt!
Zoals gezegd hebben we 2 versies. De eerste is een totaaloverzicht waarin we tot in detail de uitgaven/verplichtingen in kaart

hebben. De andere is de BR/IRF versie.

Deze moeten gelipdatet worden.

s Zo zijn er ontwikkelingen in het aantal beademingsapparaten.. gisteren zijn er weer 20 nieuwe besteld voorBEd per

stuk.. deze moeten er nog bij komen. Zie bijlage
e In eerste instantie hadden we ruim 7000 apparaten besteld. Nu zijn de onzekere leveranciers/bestelling eruit gehaald.

we zitten nog op circa 4500 apparaten. Moet bijgewerkt worden zie bijlage.
Er zijn extra uitgaven op Caribisch Nederland. De totale kosten vind je in de bijlagen
Er is een traject gestart waarbij we zelf testcapaciteit/vloeistof gaan produceren in NL. De opstartkosten zijn 100k

Er is een inkoopteam gestart voor de inkoop van geneesmiddelen.. garantie is 18.5m

Teller voor het landelijk inkoop consortium is inmiddels (verpl nog steeds 150)
Het overzicht van fo]over de inkoop hulpmiddelen (mondkapjes, schorten etc) moet ook verwerkt worden. Bijgaand
ook de laatste stand.

Lukt dit denk je?

Groet,
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