995359

To:

Cc: )
| 5.1.2¢ ] @minvws.nl]

From:;
Mon 11/2/2020 3:29:17 PM

@minvws.nl]; 5.1.2e [EEE @Ichulpmiddelen.nl];
Sent:

Subject: Re: Status Mediq PO LCH2020-0301 OneMed Deal
Received: Mon 11/2/2020 3:29:22 PM

volofEEEY

1. Dat mag ik toch hopen van wel.

2. Dit is een Mediq probleem, ik vind het te gek voor woorden dat zij eigenhandig kunnen besluiten om een order, die aan
alle voorwaarden voldoet en is goedgekeurd, dus waar al een akkoord op is, niet uit te voeren.

3. Mediq gaf in de call die wij over dit onderwerp hadden 5 punten aan (hieronder nogmaals gekopieerd) en dat nav de
vraag (het gaat mij hier met name om een schriftelijke reactie van VWS en LCH op mijn vraag in de mail van 20/10 - zie bijgaande;
dat ‘mijn inziens dit een commerciéle prijs betreft van OneMed en dit dus niet in lijn ligt met het LCH gedachtegoed van ‘belangeloze
samenwerking zonder winstoogmerk’ — hoe kijken jullie hiernaar?, die ook hieronder in de mail staat.

4, Het lijkt dus nu dat deze 5 argumenten weer zijn teruggebracht naar die vraag, waar wel nog wordt aangegeven “het gaat
mij met name om....”, dus een slag om de arm.

Mail aan 26-10-2020 blauwe tekst zijn mijn aanvullingen/aanpassingen
Korte samenvatting redenen Mediq niet verwerken order OneMed handschoenen

1. OneMed houdt zich niet aan de regels (zonder winstoogmerk) opmerking

Na verifiering van deze uitspraak, werd deze dooromgedraaid naar wij vinden het niet verstandig dat je aan je
eigen consortium levert
2. Eris geen urgentie, er is voor 10 weken voorraad, werd later vergroot er is voor 20/25 weken voorraad.

Er is wel urgentie voor 2021 voor deze bestellingen en dat zijn a- de signalen die wij gekregen hebben vanuit de
academische ziekenhuizen en b- het feit dat een van de al gesloten handschoenen deals (200 min stuks) gedeeltelijk niet
doorging. Mediq heeft dit niet bij het LCH geverifieerd.

3. De prijs in deze deal is op de top van de markt.

Dat is niet juist. Van alle gesloten deals van de afgelopen 3 weken, is dit de goedkoopste en die info heeft Mediq ook want
alle andere deals hebben zij wel verwerkt. Daarbij hebben wij ook goedkopere deals niet geaccepteerd omdat de kwaliteit
niet voldoende was.

4. De prijs zit boven afgesproken prijsplafonds van € 10,-

Ook deze is niet juist. VWS heeft akkoord gegeven voor de afwijking hiervan. En wederom, bij alle andere deals waren de
prijzen zelfs hoger en hierop heeft Mediq niet geacteerd.
5. De afspraak is dat als je zelf aan het consortium wilt leveren, je dit niet doet maar direct doorverwijst naar de Bron.

Na verifiéring van deze uitspraak, werd die omgedraaid naar dit is geen afspraak maar als partner moet je geen marge
proberen te pakken.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
@lchulpmiddelen.nl
M 06 RN
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Datum: maandag 2 november 2020 om 16:16

@minvws.nl>, @Ichulpmiddelen.nl>, “.

@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Status Mediq PO LCH2020-0301 OneMed Deal

Als ik een akkoord heb van is dan het probleem opgelost?

CC: | )II <l

Vriendelijke groet

5.1.2e

I K EEE M o chprcdlen.i>

Verzonden: zondag 1 november 2020 17:57

@minvws.nl>; 5.1.2e ) @ minvws.nl>
@minvws.nl>; 5.1.2e N 5.1.2e @Ichulpmiddelen.nl>;)

Onderwerp: FW: Status Mediq PO LCH2020-0301 OneMed Deal

Deze kwam er vandaag achteraan, als reactie vap de samenvatting van IIIEEEE

Groet, [ERIFL]

Van: "" < medig.com>

Datum: zondag 1 november 2020 om 11:38

Aan: @Ichulpmiddelen.nl>

cc: @Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: RE: Status Mediq PO LCH2020-0301 OneMed Deal

thanks |25l het gaat mij hier met name om een schriftelijke reactie van VWS en LCH op mijn vraag in de mail van 20/10 — zie
bijgaande; dat ‘mijn inziens dit een commerciéle prijs betreft van OneMed en dit dus niet in lijn ligt met het LCH gedachtegoed van
‘belangeloze samenwerking zonder winstoogmerk’ — hoe kijken jullie hiernaar?’

Van: M@Ichulpmiddelen,nb

Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 17:38

Aan: 5.1.2e medig.com>
CC: 5.1.2e < @Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Status Medig PO LCH2020-0301 OneMed Deal

Hoil S

Dank voor je telefonische toelichting op jullie standpunten ten aanzien van de handschoenen One Med deal.
Samengevat zijn dit jullie vragen/standpunten:
« Medig wacht nog op argumentatie/onderbouwing waarom de Handschoenen OneMed deal, 100mIn stuks, een
goede deal zou zijn. Mediq verwacht een reactie va nIs zijnde ondertekenaar van de Mediq
overeenkomst in deze;
= OneMed is ingestapt als grondlegger/partner zonder winstoogmerk en afficheert zich ook als zodanig op zijn
website, past deze deal in deze gedachte?
« Je verwijst naar publicaties van 'follow the money' en moet OneMed dit tiberhaupt wel willen?
» Verder vraagt Mediq af of er al niet voldoende orders voor handschoenen zijn ingelegd. Met de nu hogere
verkoopprijscent per stuk) verwachten jullie dat de markt voldoende ruimte krijgt om aan de vraag
naar handschoenen te voldoen.
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Mocht je nog opmerkingen hebben dan verneem ik deze,

Met Vriendelijke Groet,

5.1.2¢
5.1.2e LCH

Mobiel; 06

van: JBEEED @ medig.com>

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 16:38
Aan:
CE:

pmiddelen.nl>;

@ medig.com>;

@minvws.nl>
Onderwerp: FW: PO LCH2020-0301 OneMed

Beste en mijn inziens zijn dit commerciéle prijzen van OneMed en ligt dit niet in lijn met het LCH gedachtegoed van
‘belangeloze samenwerking zonder winstoogmerk’ — hoe kijken jullie hiernaar?

Van: MQlchulgmiddelen.nb

Verzonden: dlnsdag 20 oktober 2020 15:41

@mediq.com>; IEKERINN <MEXERNl@ | chulpmiddelen.n>; INEKECNNN

pmiddelen.nl>
Onderwerp: PO LCH2020-0301 OneMed

Goedemiddag
Hierbij de PO LCH2020-0301 van de firma OneMed voor het aanschaffen van 100 mIn handschoenen. Orderwaarde issEREmin

euro inclusief btw.
Als bijlagen toegevoegd:

* Akkoor p budget, prijs per eenheid product en order> 5min euro.
¢ Akkoord

.« PO

Er zijn geen afwijkende voorwaarden.
Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

7: oo IEEEN
E: Ichulpmiddelen.nl



