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Cc: i I i nll; EEE)@minvws.nl]; Héppen erIIEEEN.
[[5.1.2¢ )]l  5.1. 51.2e . @minvws.nl]

From: : )

Sent: Wed 11/11/2020 1:50:24 PM

Subject: FW: Additionele corona kosten factuur Jeugdgezondheidszorg ZuidHolland West
Received: Wed 11/11/2020 1:50:24 PM

5.1.2e

We hebben nog het vraagstuk van vergoeding van JGZ/Actiz corona gerelazteerde kosten; wij hebben daar nog steeds een
verschillend beeld bij. Een SPUK is niet zomaar geregeld, en een grote uitvoeringslast. Dat terwijl we allang hebben toegezegd
dat we meerkosten gewaon vergoeden. Onze financiele man doet onderstaand voorstel voor afhandeling van de kosten. Is dat
voor jullie een begaanbare route?

Verzonden: woensdag 11 november 2020 14:42

Aan: 5.1.2e ) SERELEE @ minvws.nl>;
CC: 5.1.2e 5.1.2e | @minvws.nl>;
Onderwerp: RE: Additionele corona kosten factuur Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West

Op dit moment hebben we geen grondslag voor de betaling.

Om de administratieve lasten voor VWS en de instellingen zoveel mogelijk te beperken, stel ik voor om dit op dezelfde manier af
te handelen als de vergoeding GGD'en.

Dit betekent dat we een brief met afspraken aan de JGZ-instellingen die het betreft sturen, op basis waarvan ze dan de
vergoedingen kunnen aanvragen.

@minvws.nl>

) S @ minvs.ni>

Als we dit dan netjes vermelden aan de Kamer (via de Slotwet 2020/1® suppletoire wet 2021) voorzie ik geen problemen.

Groet

Van: 5.1.2e jgzzhw.nl>
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 13:05
Aan: ) <N @ minvws.nl>
CC: 5.1.2e <BEANEE @ iczzhw.nl>

Onderwerp: Additionele corona kosten factuur Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West

Geachte hee

Hierbij stuur ik u de factuur additionele carona kosten factuur zoals gemaakt door de Stichting jeugdgezondheidszorg Zuid Holland
West.

In het bestuurlijk overleg tussen VWS PG (de heer ) , de VNG, GGD Nederland en Actiz van september jongstleden is
afgesproken dat de JGZ organisaties aangesloten bij GGD Nederland alsook de JGZ organisaties aangesloten bij Actiz de additioneel
gemaakte corona kosten konden declareren via één loket en dat zou de voorzitter van elke veiligheidsregio zijn. Dit naar aanleiding
van het AEF rapport en gemaakte afspraken tussen VWS en de VNG. De JGZ organisaties aangesloten bij de GGD-en doen dit
inmiddels zonder enig probleem en krijgen de facturen uitbetaald. Ik alsEEZJl-an de JGZ Zuid Holland West heb onlangs
deze weg ook bewandeld maar ik krijg de factuur onbehandeld retour met de opmerking dat er geen afspraken gemaakt zijn tussen
de VNG en VWS (een mail van uw hand zie bijlage). Deze ongelijkwaardige behandeling van de gemaakte kosten die door JGZ
organisaties gemaakt zijn kan ik niet begrijpen en heeft een hoog “van kastje naar de muur” gehalte. Het gaat om dezelfde
zorgorganisaties, om dezelfde soort kosten op basis van een door VWS PG bevestigde afspraak. Omdat de tijd dringt en het locatie
via dean de veiligheidsregio niet behulpzaam kan zijn bij het doorzetten van de factuur stuur ik hierbij de factuur
rechtstreeks naar u met het verzoek om de factuur in behandeling te nemen op dezelfde wijze als de facturen die door de IGZ /
GGD-en ingediend worden.



Met vriendelijke groet,

|
“ @jgzzhw.nl | www.jgzzhw.nl
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