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To:
(5,122 )
From: )

Sent: Tue 10/6/2020 5:21:44 AM

Subject: RE: garantieovereenkomst Roche
Received: Tue 10/6/2020 5:21:44 AM

Even bellen? Is iets teveel telegramstijl voor myj

IEEEIPogrammadirectie Covid-19
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

+31

(@minvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @lchulpmiddelen.nl>

Datum: maandag 05 okt. 2020 9:45 PM

<EEE@ Ichulpmiddelen.nl>. 5.1.2¢ 51.2¢ JI&  512e  [WINAURIEN  5.1.2e s

| 5.1.2e )B= @minvws.nl>
Onderwerp: RE: garantieovereenkomst Roche

mocht ik hieronder iets verkeerd zeggen hoor ik het graag. Betreft de garantieovereenkomst mbt MP96 en COBAS zoals
onderhandeld doorf&LY Inclusief de order voor 500.000 testen vanuit LCH.

Antigeentesten (1.2M stuks) is afgestemd met Roche dat hier als addendum op komt.

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 21:43

Aan:<@Ichu|pmiddelen.nl>; 5.1.2e 5.1.2e )@minvws.nl>

Onderwerp: RE: garantieovereenkomst Roche

Deze opdracht komt voort uit het LCT en is goedgekeurd door . Liever heeftnog meer testen ©

Van: <@Ichu|pmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 5 oktoher 2020 18:27

Aanis 5.1.2¢ S BEEM Ginvws.nl>
CC: 5.1.2e <PERRPEIN @ [ chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: RE: garantieovereenkomst Roche

peste [EEE

Ik heb niks afgestemd daar dit onderhandelingen waren van .

@m heb jij in het verleden iets afgestemd met

in de order met Mediq is jaar vermeld dat dit 3 maanden dient te zijn.

Groet,



995202
5.12e S I eninvws.nl>

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 18:15

Aan: <m@lchulgmiddelen.nl>

Onderwerp: garantieovereenkomst Roche

o IERECEL

Ad1 Dit betreft het risico m.b.t. de inspanningsverplichting. We hadden hiervoor immers nog een voorbehoud gemaakt. M.a.w.

klopt het dat het volgende heeft gefiatteerd : VWS geeft een garantie af voor afname en betaling als de
labs niet afnemen van max EUR 3.432.640 (welk risico laag wordt ingeschat) terwijl Roche een inspanningsgarantie afgeeft
?

Ad 2  alsjij zegt dat dit m is dan is dat zo (ik dacht dat die nog iets zou worden aangepast)

Fijne avond

Groet

Van: <@Ichu|pmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 18:06
aor: IS SEEI o rinvs o>
Onderwerp: RE: garantieovereenkomst Roche

Wat had ik moeten laten fiatteren?
Bedoel je deze offerte?

Groet,

Van: 5.1.2e ) EEES @ minvws.ni>

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 17:43
Aan: <mgz_ﬂlchulpmiddelen.nl>
Onderwerp: garantieovereenkomst Roche

Hi K

2 vraagjes:

1 Klopt het dat je e.e.a. is gefiatteerd door [ NNIEEEN °

2. als bijlage 1 gaat de offerte erbij. Kan jij die nog doormailen?

Dank en groet

PS wat betreft de sneltesten: morgen zit ik de hele dag in overleg. Zullen we woensdag om 11.30 even bellen om dit kort te
sluiten buiten verzoek

Van: 51.2e 5.1.2e |

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 17:39

Aan: ) minvws.n>; [ RS <BEEED @ minvws ol>
cc: @Ichulpmiddelen.nl’ @Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: garantieovereenkomst Roche

Zouden jullie voor het ondertekenevan bijgevoegde garantieovereenkomst met Roche m.b.t. het leveren van
verbruiksartikelen aan de labs voor de testapparaten van Roche kunnen zorgen ? Graag ook het verplichtingennummer
invullen.

VWS geeft een garantie af voor afname en betaling als de labs niet afnemen van max EUR 3.432.640 (welk risico laag
wordt ingeschat) terwijl Roche een inspanningsgarantie afgeeft. Eea is gefiatteerd door “
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Daarna ontvang ik het getekende contract graag retour en vragen we Roche bij te tekenen.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag z.s.m.

Bedankt en groet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag




