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To: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 512e || 512 Gl

From: 5.1.2e

Sent: Tue 10/6/2020 7:24:04 PM

Subject: RE: LCH - Mediq - ove JEiEZmandaat vanaar

Received: Tue 10/6/2020 7:24:05 PM

Ik zal eens polsen. Een vanlijkt me wel het zuiverste qua rollen. De vraag is wel of je daarmee het probleem van
het inkopen van testen in de klauwen gaat krijgen. Daar moet sowieso een oplossing voor komen en dat is een FEZ-probleem
(budgettaire beheersbaarheid).

Kom ik op terug.

van: [EXEDN <BCEET o invws.ni>

Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 19:51
Aan: A. B @minvws.nl>
CC:

Onderwerp: FW: LCH - Mediq - overdracht mandaat van GRS 5.1.2e naar

We moeten dit snel zien op te lossen...

van: minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 14:49

Aan: 512e  5.1.2e || minvws.nl>;

Onderwerp: LCH - Mediq - overdracht mandaat van SRR R

Alternatief voor zou kunnen zijn.
Zou mail via sturen en cc aan COVID directie vanwege testen.
Testen valt niet weg te parkeren bij COVID directie - we hebben als VWS maar 1 financiéle stroom richting Mediq/LCH -

en COVID directie zullen hierover moeten overleggen. Voorkomen moet worden dat COVID testen blijft inkopen zonder oog te
hebben voor de financiéle gevolgen, die bij GMT terecht keamen. GMT moet uiteindelijk hier ook verantwoording over af leggen.

Beste

Nu als moeten we binnen VWS o
Medig voorschoten te verstrekken et [JKT [ogisch dat als en dus

beleidsverantwoordelijk voor het LCH deze rol overneemt.

Op dit moment is er nog 100 mln ruimte binnen het mandaat van 1250 min Euro.
Gaarne je akkoord op overdracht van het mandaat.

Groet,

Van: 5.1
Verzonden: vrijdag

Aan:
CcC: 5.1.2e

(5.12¢[J 512

2

1 augustus 2020 17:09

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - ophoging mandaat van 1150 mIn naar 1250 min

Dank voor dit mandaat.
En
Prima om nog meer samen op te trekken.
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Maar

voor alle duidelijkheid, het LCH heeft alleen extra handschoenen ingekocht en koopt (zoals afgesproken) testmateriaal.
Dat is maar een beperkt deel van het extra mandaat.

Het grootste deel (betreft dure isolatiejassen) is nog een afwikkeling van eerdere (voor 1 aug) aankoop.

Goed weekend,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: vrijdag 21 aug. 2020 11:59 AM

512  5.1.2¢ |B% @minvws.nl>,
5.1.2e @ minvws.nl>,
@ minvws.nl>, . @Dminvws.nl>,

Onderwerp: FW: LCH - Mediq - ophoging mandaat van 1150 mIn naar 1250 min
Ha 512 9

Bijgaand zoals gebruikelijk via mij het verzoek van om het mandaat te verhogen. Je kunt hiermee akkoord gaan, maar ik geef
er wel een belangrijk aandachtspunt bij.

Bij de augustusronde (huidige status: overeenstemming met ambtelijk fin, onze bps zijn akkoord, volgende week in mr als
onderdeel van de augustusbesluitorming) is voor LCH 1250 min opgenomen (heel precies: de opwaartse bijstelling in de
augustusbrief leidt tot dit totaalbedrag).

Bij het maken van deze 1250-raming was het beeld, ook bij onze collegae van minfin, dat er geen grootschalige inkopen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zouden plaatsvinden. Het blijkt echter dat er sinds de nieuwe garantstellingsovereenkomst
voor 100 miljoen aan aan PBM’s is ingekocht. Praktisch betekent dit dat zowel de ophoging van het mandaat nu als de in de
augustusbrief opgenomen verhoging van het bedrag in de begroting waarschijnlijk al vrij snel niet meer toereikend zullen zijn. Plat
gezegd, het gaat nu goed, maar we moeten waarschijnlijk over een week of 4 weer opnieuw aan de bak.

In het kader van zo realistisch mogelijk begroten en daarmee zo goed mogelijk voorafgaand de TK informeren niet optimaal. Ik vind
dat het onze ambitie moet zijn om de resterende opdracht die de LCH heeft zo scherp mogelijk in beeld te hebben om zo veel meer
stabiliteit in mandatering en begroting te hebben. Dat helpt ook in de gesprekken met financién. Daarvoor is het nodig dat LCH,
GMT en FEZ nog meer dan nu samen optrekken. lk zal initiatief nemen hiervoor.

Vriendelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: woensdag 19 aug. 2020 5:28 PM
Aan: 5.1.2e
512512 & il 51.2e 5.1.2e g @minvws.nl>,
5.1.2e A. 5.1.2e @minvws.nl>,
5.1.2e 1 @ minvws.nl>

Beste FE,

Op verzoek van wil ik het volgende aan je voorleggen:
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Aanleiding

Op 8 juli heeft u akkoord gegeven op een ophoging van het mandaat om voorfinancieringen te
verstrekken aan LCH-Medig van 950 naar 1150 min euro (zie bijgevoegde mail). Toen is aangegeven
dat zolang er geen nieuwe aankopen worden gedaan dit voldoende moest zijn om te voorzien in de
financieringsbehoefte tot week 33. Inmiddels is het contractueel mogelijk gemaakt dat onder LCH-vlag
weer een aantal soorten beschermingsproducten kan worden ingekocht. Het gaat hier om producten
waar rekening houdend met tweede en derde golven nog tekorten zouden zijn. Naast een aantal test-
gerelateerde producten (voor relatief kleine bedragen) zijn de afgelopen weken voor 79,8 min Euro
aan protectiejassen en voor 18,7 mln Euro aan handschoenen ingekocht.

LCH-Medig heeft op basis van de huidige inzichten een inschatting van de benodigde voorfinanciering
gemaakt; ook nu betreft het een grove inschatting vanwege de grote onzekerheden en inherent
noodzakelijke aannames. In het voorliggende scenario (zie bijgevoegde grafiek) bedraagt de
benodigde voorfinanciering tot en met week 37 1250 mln euro. Onder de aanname dat er geen grote
(nieuwe) orders geplaatst worden moet dit voldoende zijn.

Advies/voorstel
Het voorstel is om het mandaat met 100 min euro op te hogen tot een totaal van 1250 min euro.
Graag uw akkoord.

Achtergrond

In het kader van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is er een overeenkomst afgesloten met
Mediq. Mediq is de partij in het consortium die feitelijk de aankopen doet en deze via haar eigen
organisatie en die van OneMed doorzet naar de zorgaanbieders. Zoals we u eerder hebben
geinformeerd dekt de overeenkomst een aantal risico’s af en regelt de overeenkomst dat VWS
leningen verstrekt aan Medig die de voorfinanciering van de inkoop mogelijk maakt. We financieren
alleen de directe kasuitgaven van Mediq voor.

Zolang Mediq binnen de overeenkomst op VWS in principe elk verzoek om voorfinancieringen
moeten honoreren. Binnen VWS geeft u de en bepaald mandaat op basis waarvan hij de
voorfinanciering aan Mediq kan verstrekken. Het verstrekken van voorfinancieringen volgt zoveel
mogelijk de liquiditeitsbehoefte van LCH-medig.

In de overeenkomst is afgesproken dat Mediq start met aflossen zodra zorgaanbieders gaan betalen
voor de geleverde producten. Mediq gaat nu uit van een betalingstermijn van 60 dagen. De benodigde
voorfinancieringen zijn het resultaat van de hoeveelheid ingekochte producten, de prijzen waarvoor
ingekocht wordt en het tempo waarin de zorgaanbieders gaan betalen. Uiteindelijk zal de
voorfinanciering verre van volledig worden terugbetaald. Dit hangt samen met:

Het eerdere besluit van de minister voor MZS om voor de verkoop van beschermingsmiddelen vanuit
LCH pre-corona-prijzen te hanteren in plaats van kostendekkende verkoopprijzen. Het prijsverschil
tussen hoge inkoopprijzen en de pre-corona-prijzen komt voor rekening van VWS.

Door het LCH is in opdracht van VWS ingekocht om zonodig klaar te zijn voor een tweede en derde
golf. Indien zich geen nieuwe golf voordoet, zijn er geen grote inkomsten te verwachten. De
opgebouwde voorraden zijn dan voor rekening van VWS.

Daarnaast zijn de kosten op grond van de in de garantieovereenkomst met Mediq gedekte risico’s voor
rekening van VWS.



