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To: 5.1.2 IEEED @minvws.ni];IEEED)BEEEEM @minvws nl]
From: 5.1.2e )

Sent: Wed 10/21/2020 8:14:27 AM

Subject: FW: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

Received: Wed 10/21/2020 8:14:28 AM

In deze mail staat de €120 min aan isolatiejassen waarop ik me heb gebaseerd. Ik zal aan vragen waarop hij
die behoefte aan isolatiejassen heeft gebaseerd.

Groet,

van: INEXECNENN<BEXECM@ minvws.ni>
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 19:12

TES) ME vs.EEE)SESE irs.» IEE,5.1.2e ) < SRPLE @minvws.nl>
5.1.2e )JEM @minvws.ni>;IEE chulpmiddelen.nl

Onderwerp: RE: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

Ha allen,
Wat nu vooral van belang lijkt, is dat we weten wanneer de order geplaatst wordt en wanneer betalingen nodig zijn. Ik heb

zojuist met [JEEZ van het LCH gebeld en zij vertelde dat:
- De order zo spoedig mogelijk (na goedkeuring door VWS) geplaatst zal worden.
- De betalingen maandelijks plaats zullen vinden. Dat wil zeggen: € 22,5 miljoen per maand. Betalingstermijn = 30 dagen.

SA] checkt dit nog.
Het mandaat bedraagt momenteel € 1.250 miljoen, waarvan € 1.150 miljoen verstrekt is. Daar zit dus nog € 100 miljoen ruimte.

Danny en ik zetten alle verwachte uitgaven in een overzicht en komen daar morgen op terug.

Voorlopig overzicht:

Concept-Overzicht benodigde middelen voor het LCH

Datum: 7 oktober 2020

(Bedragen in €

min)

2020 2020 2021

Beschikbaar/mandaat 1.250 | | Reeds besteld door LCH 1.235 ¥) Bron: Daily update

Opbrengst tm 7-10-2020 24 | |Wvte betalenin 2021 -25 25

Resterende opbrengst 2020 25| | Te betalen in 2020 1.210

Testmiddelen (sneltesten) 71

Testmiddelen (sneltesten) 45

Order Albena Onderzoekshandsc

Order Quidel, Mediphos Sle
Testmateriaal

Order Abbott Rapid Sneltest

Order Zhonghong Onderzoekshandsc
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Order Intco Onderzoekshandsc

Nog te bestellen isolatiejassen

Totaal beschikbaar 1.299 | |Totaal benodigd 1.476

Extra mandaat: € 200 miljoen plus voor wat er nog meer komt

*) Er is besteld voor € 1.235 miljoen, waarvan betaald € 1.128 miljoen. Budgettaire ruimte bij het LCH is momenteel circa € 45

miljoen.

Groet en tot

~B
van: [NESECNENEXER@ invws.oi>

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 17:58

Aan:

cc:

Onderwerp: RE: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

) SEEM minvws.ni>
@minvws.nl>

Ok dan moeten we dat in gang zetten!

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.26 ) IEEE @ninvws ul
Datum: woensdag 07 okt. 2020 5:48 PM

Aan: 5.1.2e ) @minvws.nl>,

Kopie: 5.1.2e ) [@minvwsnl>,

Onderwerp: RE: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

Klopt. Er is ook net weer een forse partij handschoenen besteld. Mandaat moet omhoog.

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 17:41

Aan:

CC: @minvws.nl>;

Onderwerp: RE: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

@ minvws.nl>; minvws.nl>

5.1.2e @minvws.nl>

Mandaat van LCH lijkt tegen te vallen! 5.1.20 8 SFEEN kijken er as we speak naar!

Als het moet lijkt me mandaat verhogen de juste stap. Dit komt bovenop de 71 mln die al in beeld was namelyk! Maar dit

weten de LCH mensen beter dan 1k!

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van:[EEEBEREDN© ins.o>
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Datum: woensdag 07 okt. 2020 5:38 PM

Aon:ICES) EXEC ins 11>.ICES)EXEC0 in vs ol>
Onderwerp: FW: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

Even actie nodig! Kijkenjullie wat er gedaan moet worden; schakel svp GMT aan/in. Hou er rekeming mee dat dit

politiek extreem belangrijk is (dat het lukt en dus dat er geld komt). Er is nog behoorlijk wat ruimte in mandaat Ich, maar

als meer nodig gaan we dat ook regelen! Schakel mij in 8ndien nodig.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van:[IEEEBEE0 invvs 01>
Datum: woensdag 07 okt. 2020 5:00 PM

5.1.2e 1 1. @minvws.nl>,
5.12

Onderwerp: FW: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

Zie onderstaand. Wat is er nodig om dit budget vrij te maken?

@minvws.nl

Van: JIB @ chulpmiddelen.ni>
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 16:51

CRIA FT) ) < minvws.nl>

n.nl>; )

Onderwerp: RE: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

NODIGE ACTIES zijn geel gearceerd.

We zullen de offertes opvragen, de financiéle en juridische risico’s inventariseren en alvorens de order te plaatsen door jou te laten

accorderen.

Het is welnodig dat het budget al is vrijgemaakt als garantie richting LCH. Dit is nu niet gebudgetteerd.

Grofweg:

Abbott 8M testen: 36M EURO

BD 8M testen: 144M EURO

lk kom ook op 21.3M testen. Dit zal nog aangevuld worden met leveranciers uit de 2° validatieronde die LCH samen met RIVM in

gaat zetten, publicatie zal via Tenderned verlopen. (zie bijgevoegde email). Hierbij zullen we ook een aantal leveranciers selecteren

die 1M of meer per maand kunnen leveren.

Ten aanzien van de antigeentesten wachten we nog steeds op het testbeleid en de daaruit volgende aantallen die benodigd zijn, of

heb ik die gemist in mijn groeiende emailberg?

We hebben de aantallen nodig voor publicatie van de 2° ronde, deze starten we morgen af en iedereen zit in de meewerkstand,
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dus het kan heel snel gaan. lk verwacht dat het eind volgende week klaar staat voor publicatie. De getallen moeten we dus begin

volgende week uiterlijk hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

=
Consortium

——

Ichulpmiddelen.nl

Dubbel
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