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Ce: 4.2 il @mlnbzk nI] 512 5.1.20 @medig.com];

“FEN @Ichulpmiddelen.nl]
From:

Sent: Wed 7/8/2020 8:08:23 AM
Subject: RE: Mediq LCH kostenverrekening
Received: Wed 7/8/2020 8:08:25 AM

Allebei uiteraard helemaal akkoord.

Van:

Verzonden: woensdag 8 juli 2020 09:22

Onderwerp RE: Medlq LCH kostenverrekemng

En volgens mij hadden we ook besproken datBMIN deze factuur zou bekijken en voorleggen om zo een paar “vreemde” ogen te introduceren.
iy
Van: m@,amsterdamumc.nb

Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 22:56
> S 5120 [QNMINGUINE 5128 |
(@lchulpmiddelen.nl>

Onderwerp Re: Mediq LCH kosteuverrekemng
Akkoord om dit te factureren.
Ik mistte nog wel de afgesproken opmerking dat mocht hier een aanleiding voor zijn de mogelijkheid wordt geboden om
de opgevoerde kosten te controleren middels een audit.
Groet,

Op 7 jul. 2020, om 17:58 heeft M> het volgende geschreven:

Hi

Zou jij je akkoord willen geven op de facturatie van de hieronder genoemde kostenverrekening t/m 24 juni 2020 van de
door Mediq gemaakte kosten voor LCH a € 1.55m?

Wij zullen dan zorgen dat er een factuur wordt opgesteld, zodat deze in de boeken van LCH gaat meelopen.
Vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: maandag 29 juni 2020 17:40

@minbzk.nl>; <BEEETI @ minvws.ol>;

(@amsterdamume.nl>

: .com>; M(z Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Medlq LEH kostenverrekemng
5.1.2e

Zoals zojuist in de wekelijkse LCH meeting besproken, zouden jullie naast de mondelinge toezegging per reply op deze

email ook schriftelijk akkoord willen geven op de Mediq kostenverrekening t/m 24-06 van € 1.6m. Specificering, zoals

ook vrijdag 19/6 gedeeld tijdens onze meeting, zit in de attachment.

De bijlage bevat ook het voorstel voor de 12 maanden volgend op 24-06. Zouden jullie ook daar jullie akkoord op

willen geven? En kunnen jullie tevens aangeven om hoeveel personen de huisvesting van LCH medewerkers bij Mediq

zou gaan?

Vriendelijke groeten,

[@medig.com | Mediq NL

VUmc disclaimer : www.vumc.nl /disclaimer
AMC disclaimer : www.amcanl/disclaimer



