
994389

To: IEEEDI @minvws.ni]
From: 1.2e )

Sent: Thur 7/16/2020 1:35:34 PM

Subject: RE: LCH - mediq - inkoop testmaterialen

Received: Thur 7/16/2020 1:35:34 PM

Ik bedoel duur addendum zie mail van

vor,RT
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 14:49

);IEE:ECE
Onderwerp: RE: LCH - mediq - inkoop testmaterialen

In elk geval dat we rond oktober een flinke partij moeten afnemen. Dat is een indicatie voor ze. Wil je specifieker (in deze mail)?
Van:

I

 512e @min

Onderwerp: RE: LCH - mediq - inkoop testmaterialen

Zeggen we dan nu niet iets over de duur? Eind september is te kort...

ver:INCE
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 14:31

Onderwerp: RE: LCH - mediq - inkoop testmaterialen

Lykt mij prima zo.

Groet ERPS

Van: 5.1.2e

Datum: donderdag 16 jul. 2020 2:19 PM

~~
nvws.nl>

De IRF wil een onderbouwing voor de € 23,1 min. Ik heb wat geschrapt in de mail aan Kan deze mail zo uit of staat er

teveel in of juist te weinig?
Graag akkoord of aanvullen.
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