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To: 5.1.2e ) minvws.nl
Gz AN (RCAEE @minvws.nl]; IEEEDE @ibz.ni); IEEEC) IEEEDI @ min vws.ni]
From: 5.1.2e

Sent: Thur 6/25/2020 3:36:48 PM

Subject: FW: Scope uitbreiding RNA extractiekits
Received: Thur 6/25/2020 3:36:48 PM
ANDIS validatie.docx

202051 1Mb formulier scope uitbreiding.xlsx

Scope uitbreidingen moeten toch formeel langs GMT?

Kun I"i]' dit oppakken?

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: mgwlchulm' ddelen.nl>

Datum: donderdag 25 jun. 2020 3:59 PM
@minbzk.nl>, a
(@]1chulpmiddelen nl>, @lchulpmiddelen.nl>,
= Z niddelen.nl>

Onderwerp: FW: Scope uitbreiding RNA extractiekits

Onderstaande scope uitbreiding van Lab had ik al goedgekeurd. Het is reeds geleverd en betaald door VWS.

Formeel is het wel een scope uitbreiding omdat het wel opgeslagen en vervoerd wordt. En er dus wel kosten gemaakt worden.
Graag nog akkoord.
Groet,

Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Datum: maandag 22 juni 2020 om 14:24

Aan: @Ichulpmiddelen.nl>
CC: @Ichulpmiddelen.nl>
Onderwerp: Scope uitbreiding RNA extractiekits

Hi EXES

Bijgevoegd een aanvraag voor scope uitbreiding gaf aan dat jij validatie van scope uitbreiding op je zou nemen). Gaat om
product 10 in de lijst. De RNA extractiekits en proteinase k zijn afkomstig uit de 3D medicines overeenkomst
), die al betaald zijn door VWS. Eerder heeft het EMC al een validatie gedaan op de RNA extractiekits (bijgevoegd). Om deze
in de webshop op te nemen dienen deze eerst in scope gebracht te zijn (morgen komt de zending aan in DHL Wijchen en ga ik deze
controleren). Graag ontvang ik een schriftelijk akkoord op de scope uitbreiding, zodat ik met CB en QRS kan schakelen voor een
SKUnummer en opnemen in het webportaal.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis

E: nm@lchulpmiddelen.nl
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