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To: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e )
Sent: Thur 4/9/2020 5:28:52 PM

Subject: RE: Overeenkomst Sanquin

Received: Thur 4/9/2020 5:28:53 PM

Ha IEEE,

Ja. Ik stel voor dat we dan ook [EEE even aanhaken. Weet niet precies wat de onduidelijkheid is.

Van: 5.1.2e 5.1.2e ) <BR @ minvws.ni>
Verzonden: donderdag 9 april 2020 18:10

Aan: IRREECRN)REN@ iw.
Onderwerp: FW: Overeenkomst Sanquin

8) size | Sanquin belde; ze zijn 1n afwachting van onze reactie op de overeenkomst.

Ik geloof niet dat we op een reactie vanBES noeten wachten, ben jij morgen te bellen?

Vriendelijke groet,

Van: BEER IEEE minvws.ol>
Datum: donderdag 09 apr. 2020 12:52 AM

LCH is niks, dus kan ook niet tekenen. Ze waren wel van plan daarvoor een stichting op te richten, maar of die er al is, weet ik

niet. Anders moet het wel via Mediq lopen, dat is in elk geval de partij waar wij afspraken mee hebben. Zullen we morgen even

bellen?

vrar,

Verzonden: donderdag 9 april 2020 00:43

minvws.nl>;

minvws.nl>;

Onderwerp: RE: Overeenkomst Sanquin

We moeten maar even kijken wat dit voor relatie is. LCH gaat wel productiedeals afsluiten met bedrijven. Ik weet niet

zeker of dat dan via Mediq loopt of dat LCH die zelf tekent.

Covid-19 response team

Ministry of Health, Welfare and Sports
Directorate for Pharmaceutical Affairs and Medical Technology
Parnassusplein 5 | 2511 VX The Hague
P.O. Box 2500 EJ The Hague
The Netherlands
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@mmvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: EERE

BEXETM mins i>Datum: woensdag 08 apr. 2020 11:07 PM

mi nl,
5.1.2e ) @minvws.nl>

minvws.nl>, 5.1.2e ) minvws.nl>

Aan:

Kopie:

Onderwerp: RE: Overeenkomst Sanquin

Ja, daar zijn we juist mee bezig; deze overeenkomst gaat precies over de productie van lysisbuffer door Sanquin, althans een

dochter B.V. van de stichting. Afgesproken was — meldde jij begin van de week - dat Sanquin een concept-overeenkomst zou

maken, wij hebben daar naar gekeken en zouden die graag met hen bespreken. Kunnen we die best afmaken, als we maar iets

meer weten wat de bedoeling is.

Een overeenkomst met LCH is niet mogelijk, want LCH is geen rechtspersoon, maar een afspraak tussen samenwerkende

partijen, en met een afspraak kun je geen overeenkomst sluiten, dat moet met een rechtspersoon. Het is duidelijk - althans dat

begrijpen wij — dat VWS de startkosten betaalt aan Sanguin om de productie op gang te brengen, maar dat de laboratoria de

lysisbuffer kopen tegen kostprijs (en dan weer in rekening brengen bij de opdrachtgevers van de laboratoria, dat zullen de

zorgaanbieders zijn, die hun werknemers willen laten testen, die dat weer zullen verhalen op de zorgverzekeraars, neem ik aan).

Wie is op de hoogte van de afspraken met Roche, kennen|JEEElofBEER die? Maakt mij niet uit, wij nemen wel contact op met

degene die die afspraken kent, dan kunnen we verder! Laat maar even weten wie op de hoogte is van de afspraken met Roche

en met Sanquin.

van: SEE) EENnioves o>
Verzonden: woensdag 8 april 2020 22:22

Aan: CR PEIN FEC) < minvws.nl>; 5.1.2e ) minvws.nl>

CC: 5.1.2e ) «| minvws.nl>; 5.1.2e ) minvws.nl>

Onderwerp: FW: Overeenkomst Sanquin

Urgentie: Hoog

Dag
Wat nog van belang is: dat er een afspraak komt dat de Lysis buffer die door Sanquin wordt geproduceerd wordt ingekocht via

het LCH.

Misschien is het zelfs beter als het een overeenkomst wordt tussen LCH en Sanquin, maar daarover kunnen IEEE -n CREM
beter adviseren.

ri

minvws.n|

+316

Van: 5.1.2e 5.1.2e ) <JEE@minvws.ni>
Verzonden: woensdag 8 april 2020 17:01

CC: 5.1.2e ) < minvws.nl>

Onderwerp: FW: Overeenkomst Sanquin

Urgentie: Hoog

BEE -- ik hebben de overeenkomst met Sanquin doorgenomen. Kunnen we die met Sanquin doorspreken?
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vr gr,

Verzonden: woensdag 8 april 2020 14:57

Aan: 5.1.2e 5.1.2e ) <|

Onderwerp: Overeenkomst Sanquin

Urgentie: Hoog

minvws.nl>

peg IEEEEN,
Hierbij de overeenkomst van Sanquin retour met een aantal aanvullingen en opmerkingen. Wat mij betreft mag je hem naar

Sanquin doorsturen met het verzoek om er nog kritisch naar te kijken. Als het handiger is dat ik dat doe, kan dat natuurlijk ook,
laat maar weten.

Een aantal belangrijke punten:
- Waar betaalt VWS exact voor;
-  VWS verstrekt deze opdracht enkelvoudig onderhands op grond van dwingende spoed, daardoor is het niet mogelijk om

de opdracht te blijven verlengen (zit er nu overigens juist in);
- Wat is er nu exact afgesproken met Roche.

Met groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Cluster Specialistisch Juridisch Advies

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 22350 | 2500 EJ Den Haag


