
To: 5.1.2e 5.1.2e
||| @minvws.nl]

Cc: CREA FDR (ICR FE @minvws.nl]
From: 5.1.2e )
Sent: Mon 5/4/2020 2:20:08 PM
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Hierbij het stuk met een aantal tekstsuggesties en aanvullingen retour. Bijgevoegd ook de eerder door VWS verstrekte License

to operate, zozals zojuist besproken.

Groet,

Van: 5.1.2e 5.1.2e |]JIEE eminvws.ni>
Verzonden: maandag 4 mei 2020 15:14

Aan: SEEN) <BESEM@ minvws.n>; INEEKEDNN)<BEXEDM@ minvws.nl>
Onderwerp: Brief Arch en Hook

Ik heb contact gehad met over Arch en Hook. Er

5
wat alarmbellen af. Het gaat om een bedrag van 29,5

mio voor 100 beademingsapparaten. Het is niet gelukt heeft contact gehad met Arch en Hook en een bedrag
van € 20.800.000 staat bij de ING en afgesproken is dat dit binnen veertien dagen wordt terug betaald. Het resterende

bedrag van € 8.700.000 is als aanbetaling overgemaakt naar de fabrikant in China en hij zou een procedure starten om

dit bedrag terug te vorderen (!).

Lijkt me goed dat jullie dit weten en graag een blik op bijgevoegde brief.

Bedankt en groet

5.1.2e|.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Wetgeving en Jurdidische zaken

minvws.nl


