To: 5.1.2e R @minvws.nl]

From: 5.1.2e

Sent: Wed 4/1/2020 7:17:31 PM

Subject: FW: Opdracht 20 stuks beademingsapparatuur: graag jouw akkoord
Received: Wed 4/1/2020 7:17:36 PM

RE: Beademingsapparatuur optie 2.eml
Opdracht 20 stuks beademingsapparatuur: graag jouw akkoord.eml

van: [IEEXEN JEEED o minvws.ni>

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 19:48
aan: [NEEN) - @ minvws.ni>
Onderwerp: FW: Opdracht 20 stuks beademingsapparatuur: graag jouw akkoord

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [EXECNENN) BEXETN @ minvws o>

Datum: dinsdag 31 mrt. 2020 7:43 PM

989793

Aan: 2l ) @minvws.nl>, | IR RN ¢ minvws.ol>

Kopie: 5.1.2e ) @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Opdracht 20 stuks beademingsapparatuur: graag jouw akkoord

Excuses, ik was jullie vergeten in de cc te zetten. Kunnen jullie morgen de betaling voor deze 20 stuks beademingsapparatuur in

gang zetten?

De overeenkomst stellen we morgen op. Zie bijlage voor de e-mail aan met daarin de voorwaarden.

Dank alvast.
Prettige avond en tot morgen!

Groeten,

Van: Rl MEE e ninvws.ni>

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 19:35

D minvws.nl>; ) minvws.nl>;
1. minvws.nl>; )

@ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Opdracht 20 stuks beademingsapparatuur: graag jouw akkoord

Akkoord

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Secretaris Generaal Ministerie van VWS
0653251485
5.1.2e

minvws.nl>;,



989793

Buten werktijden mailen mag, maar hoeft met. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment.

van: TN BEXETNN o minvws nl>

Datum: dinsdag 31 mrt. 2020 6:28 PM
5.1.2 5.1.2e |

5.1.2e 1.2e @minvws.nl>,
7 1.2 ) AR @ minvws.nl>, ) (@minvws.nl>, e

) [@minvws.nl>
Onderwerp: Opdracht 20 stuks beademingsapparatuur: graag jouw akkoord

Beste

We hebben weer een aanbod voor beademingsapparatuur ontvangen waar we graag op in willen gaan. Dit aanbod is afkomstig van

ECESS

Hierbij de informatie en de voorwaarden waar we graag van jou een akkoord op willen ontvangen.

- 20 stuks beademingsapparatuur, model Superstar S1100A; (dit model is al eerder goed bevonden door onze expertgroep)

- Het apparaat kost per stulSSSEREIS

- 13 of 14 april zijn de apparaten in China gereed en beschikbaar; meneer Duyfjes zal ons actief op de hoogte houden of dit
inderdaad het geval is en hier bewijs van leveren.

- 15 of 16 april zijn de apparaten in Nederland. Dan zal vervolgens het apparaat nog worden getest op kwaliteit. Als dit goed
bevonden is dan nemen we de apparaten af.

- Transportkosten zijn 1:1; daar wil meneer Duyfjes niet op verdienen;

- Vervoer/luchtbrug etc. stemmen we nog af; wellicht kan e.e.a. via het distributieteam van het LHC;

- Volledige financiering vooraf;

- De overeenkomst wordt nog opgesteld;

- Als ontbindende voorwaarde geldt dat we ons geld terugkrijgen als de spullen uiterlijk 16 april niet in Nederland zijn (dus in
geval van te late levering).

In de bijlage vind je de relevante stukken.zijn akkoord.

Graag z.s.m. jouw akkoord op deze opdracht. De formele opdrachtbrief/overeenkomst etc. zal nog langs jou komen. Maar in
verband met het tijdsverschil met China en de spoed is er nu een akkoord nodig.

Alvast dank!

Groeten,

Directie Curatieve Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag




