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Sent: Thur 4/9/2020 10:48:49 AM

Subject: RE: vraag m.b.t. Mediq?

Received: Thur 4/9/2020 10:48:50 AM

|
Jazeker. Dit zijn de cijfers van vorige week:

Mondkapjes/handgel/testkits

verplicht VWS 322.938.921 Betaald 171.516.9299

mediqg 150.000.000 100.000.0000

verplicht VWS 172.938.921 Z1.515.999

Beademingsapparatuur

verplicht VWS 172.587.829 Betaald 64.150.339,65

Komt ongeveer overeen. Sluit dus goed aan !

Groet,

van:IEEE)JERE ois n>

Verzonden: donderdag 9 april 2020 12:37

Aan: 5.1.2e ) JEEMeminvws.nl>
cc: INAEDNN) EAE eminvws.ni>; IEE SEEMe minvws.ni>
Onderwerp: FW: vraag m.b.t. Mediqg?

Hoop dat dit aansluit bij het totaal overzicht. Weet je in ieder geval dat dit gewisseld met de IRF.

Van: SEE BEEN ninvws n>
Verzonden: donderdag 9 april 2020 12:31

) minvws.nl>

Onderwerp: RE: vraag m.b.t. Mediq?

N.a.v. je vraag, dit is het beeld dat we bij GMT hebben (een goede inschatting):

Mondkapjes/handgel/testkits: verplicht in totaal € 328 miljoen (€ 150 miljoen aan Mediq, rest via VWS). Betaald is

€ 222 miljoen (waarvan € 150 miljoen aan Mediq).

Beademingsapparatuur (directie CZ): verplicht € 151 miljoen, betaald € 66 miljoen.

Heb (nog) geen voorspelling.

Groet,



989692

Hugo

Verzonden: donderdag 9 april 2020 10:37

@ minvws.nl>

@minfin.nl>

Onderwerp: RE: vraag m.b.t. Mediq?

IEE
De vraag was eigenlijk of er een beeld is van het totaal dat de inkoopacties voor hulpmiddelen, testkits en

beademingsapparatuur kosten tot nu toe. We hebben van FEZ een overzicht gekregen van wat er via de begroting is gebeurd.
Maar we hebben nog geen orde grootte idee van wat nu via de consortia gebeurt. Dus de vraag is inderdaad of daarvoor een

indicatie is te geven. Vormvrij natuurlijk; iets als “per week wordt ongeveer X besteld” zou ook al wat duiding geven.

Gr

Van: SryBERET© minvwis.ni>
Verzonden: donderdag 9 april 2020 10:04

Herinner me uit po van maandag dat ik iets voor jou/jullie m.b.t. Mediqg ging uitzoeken...maar weet niet meer wat...

Weet jij dat nog? (totaalbedragen?)

Groet,


