
988717

To: @minvws.nl @minbzk.nl]
Cc: A. A. @minvws.nl]; @minvws.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Thur 6/1 8/2020 11:09:26 AM

Subject: FW: Suriname / Ventilatoren

Received: Thur 6/18/2020 11:09:27 AM

EN
Zie onderstaand de discussie die momenteel binnen BuiZa plaatsvindt, rondom de aanschaf van de producten en de hiermee

samenhangende aanbestedingsregels.

In overleg met zou een pragmatische oplossing voor dit vraagstuk zijn dat Mediq (die momenteel juridisch
eigenaar is van de producten) aan VWS de goederen in rekening brengt. Hetzelfde geld voor de vlucht door KLM. En dat dit

bedrag door VWS verrekend wordt met BuiZa.

Hoe kijken jullie hier tegenaan?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX| Den Haag

IEE eminvws.nl
van: [EXEC SEXESminbuza.nl>Verzonden: donderdag 18 juni 2020 12:53

Aan: @minvws.nl>;IBElJEEM @minvws.nl>
@minbuza.nl>

Onderwerp: FW: Suriname / Ventilatoren

CRFClheeft me eerder uitgelegd hoe het zit met de inkoop van zowel de viucht als de PPE goederen vanuit VWS bij

Mediq/Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Ik heb dit zojuist overlegd met onze juridische afdeling en het eventueel moeten

aanvragen van een waiver [REYvertelde dat de PPE producten al in economisch eigenaarschap zijn van VWS, maar echter nog

niet in juridisch eigenaarschap.

De vraag is nu of het mogelijk is om de uiteindelijke factuur van de PPE goederen van VWS te ontvangen? Heeft VWS de middelen

al ingekocht en betaald? In hoeverre valt LCH onder VWS of is het een vereniging? Het maakt voor de aanhestedingsplicht veel uit

of we de uiteindelijke factuur van VWS ontvangen of van Mediq/LCH.

lk hoop snel van jullie te horen.

Sent: donderdag 18 juni 2020 12:39

@minbuza.nl>

@minbuza.nl>

Subject: RE: Suriname / Ventilatoren

«IE

Zoals zojuist besproken weet ik niet wat VWS precies bedoelt met het onderscheid juridisch/economisch eigendom, maar als VWS
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de middelen heeft ingekocht en betaald en wij hen daarvoor weer terugbetalen hoeven we geen waiverprocedure te doorlopen.

Dan geldt namelijk dat er binnen dezelfde rechtspersoon afspraken worden gemaakt en dergelijke afspraken zijn niet

aanbestedingsplichtig. Als wij een externe partij gaan betalen komen de aanbestedingsregels wel weer om de hoek kijken, want

elke rechtspersoon niet zijnde de Staat (inclusief alle ministeries) moeten we in beginsel beschouwen als een externe marktpartij.

Rijnstraat 8| Den Haa

Postbus 20061 | 2500 E

Sent: donderdag 18 juni 2020 12:01

To min buza.ni>;[EN minbuza.nl>

Subject: : Suriname / Ventilatoren

We gaan dus wel een waiver aanvragen voor de viucht.

Ik kom hier binnen het uur bij jullie op terug!

5.1.2e

From: 5.1.2¢ )EEE@ minvws.ni>
Sent: donderdag 18 juni 2020 11:58

To: 5.1.2e minbuza.nl>

= minbuza.nl>;IEE minvws.nl>

Subject: RE: Suriname / Ventilatoren

De vlucht (KLM/Skyteam) kost dus volgens LenB c= 45k. Dit is dus exclusief de kosten van de goederen. Dat is pas

duidelijk als we de opgave van hebben hoeveel goederen daadwerkelijk geladen kunnen worden.

Ik ga ervanuit dat dat vanmiddag helder is. De totale kosten zullen evenwel de 50k zeker overstijgen maar binnen het budget
blijven dat jullie beschikbaar hebben voor Suriname.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u 1s bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met nisico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that 1s not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no Liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


