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To IETS TS G TE com): IR MEEEEI @ invwis

From: 5.1.2e )

Sent: Sat 7/11/2020 6:32:43 AM

Subject: RE: PCR testen AZ-NL - verkoopkanaal vraag
Received: Sat 7/11/2020 6:32:43 AM

Eens dat het zwabbert nu; ik begrijp nu pas dat we ze niet gratis mogen verstrekken aan labs. Dat vind ik ook een heel
verkeerd signaal naar Az. Fr 1s geen tekort nu en gratis krijjgen 1s heel fiyjn maar levert straks het beeld op dat we het met
winst verkopen aan onze labs. Als dat inderdaad zo 1s, vind ik het logischer dat een land dat ze hard nodig heeft kryjgt.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry com)

van: INEEECHN
Datum: vrijdag 10 jul. 2020 10:48 PM
Aan: jh) JIEE o minvws o [IIIEEEER BEEED @ ninvws ni-

Onderwerp: RE: PCR testen AZ-NL - verkoopkanaal vraag

CRREd com>

Met alle respect; het wordt te vreemd voor woorden..... beter om te informeren.
Men wilde NL doneren ivm vaccines

Wij kunnen geen andere suggesties doen: dan doen ze dat zelf.

Dan moeten we nee zeggen

Na 1 maand discussie....niet erg professioneel overkomen vind ik.

Maar ik dacht dat we mogelijk zelf te kort hebben

Mogelijk niet

Tja

Tis me wat

From: [EENNESECNINNN <BRESED © minvws.ni>

Sent: Friday, July 10, 2020 1:52 PM

5
5.1.2e

5.1.2e

) SR i l>; I

@radboudumc.nl>

Subject: RE: PCR testen AZ-NL - verkoopkanaal vraag

CAUTION - This email originated from outsi

Please forward suspicious emails as attachments to om

Tja
Dan zijn er wel erg veel nadelen voor iets wat we dan toch niet nodig hebben....
Kunnen we AZ vragen om dit te doneren aan een land wat het wel hard nodig heeft? Suriname of Antillen?

Van:m@lchulgmiddelen.nb

Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 12:16

®minvws.nl>; . A ) minvws.nl>; R
5126 5.1.2e @ minvws.nl>;

5.1.2e @radboudumc.nl’ @radboudumc.nl>
Onderwerp: PCR testen AZ-NL - verkoopkanaal vraag

Beste allen,

lk heb net met ) gesproken hierover. Het beleid dat tussen LCH en Mediq is afgesproken is dat

als er giften zijn deze met een marktconforme prijs opgenomen moeten worden in de portal (anders verstoring van de markt). Dus
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ik kan ze niet voor €0.00 aan de labs beschikbaar stellen via de Medig-portal die we normaal gebruiken. Mijn voorstel zou zijn om
ze dan voor dezelfde prijs te zetten als de kits van de ending, deze hebben we destijds gezet op er
reactie. Dit heeft m.i. direct effect op de haalbaarheid van de afname door de labs.

Een andere route is dat we het opslaan bij DHL en de distributie laten verlopen via een externe partij zoals we ook voor Wantai-kits
doen. Deze facturen komen dan rechtstreeks naar VWS en gaat niet via Mediq. Hierbij kunnen we dan in nood of op aanvraag

gratis kits afsturen, maar dat is qua orderverwerking (wie krijgt de orders en verdeeld de kits?) een wankelere constructie.

Graag jullie advies over welke route jullie willen bewandelen. Als we de gegeven kits voor een marktconforme prijs gaan verkopen
denk ik wel dat AZ geinformeerd moet worden daarover? Of vinden jullie dat dat niet nodig is?

Ondertussen zoeken wij het eea uit qua logistiek en technische geschiktheid.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

s - g

(] Hm@lchulgmiddelenﬁl

Algemene inkoopvragen: @lchulpmiddelen.nl

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 12:02
Aan: astrazeneca.com>

cc: M: % JEEEESE @ ostrazeneca.com>; JEEM @ minvws.ni>

Onderwerp: RE: Contactpersoon PCR testen AZ-NL

Geachte heer

Zojuist heb ik geprobeerd u telefonisch te bereiken, dit is helaas niet gelukt.

Allereerst hartelijke bedankt voor uw gulle donatie.

Om ervoor te zorgen dat de PCR testen niet verloren gaan doordat ze niet geschikt zijn voor de huidig aanwezige apparatuurin
Nederland zou ik graag, voordat we tot verplaatsing van de testen overgaan, de bijsluiter van de test willen laten beoordelen door
de labexperts. Is het mogelijk dat u mij deze toestuurt?

Daarnaast moet ik logistiek het eea uitzoeken, heeft u meer informatie voor mij met betrekking tot aantallen, grootte (aantal
colli’s/pallets) en bewaarcondities?

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
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Algemene inkoopvragen: @lchulpmiddelen.nl

Van: m!@ astrazeneca.com>

Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 09:00

@astrazeneca.com>; minvws.nl>

Onderwerp: Contactpersoon PCR testen AZ-NL

Geachte mevrouw [JIEEES

Hierbij maak ik graag de link met u in verband met de opvolging over de donatie van de PCR tests.

U kunt mij per email, maar ook telefonisch op 06 bereiken.

Met vriendelijke groeten,

AstraZeneca BV

Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM Den Haag
T:+31 EE: +31 O) B
I @astrazeneca.com

www.astrazeneca.nl

Please consider the environment before printing this e-mail

is e-mail is intended solely for the use of the
sonal or confidentia

The information in this e-ma

may be
Any views or opinion

notify the sender immediately and delet

From: M@astrazeneca .com>

Sent: vrijdag 10 juli 2020 06:55

>

middelen.nl>; m@astrazeneca.com>;
Dastrazeneca.com>

Subject: Re: Testen AZ-NL

5.1.2e E 5.1.2e
5.1.2e

Dank ik hoor graag zo snel mogelijk van Beste groet,

Sent from my iPhone

(Iandelijke inkoop testen NL):

Ten aanzien van het zeer genereuze aanbod van Astra-Zeneca om PCR teste naan NL te schenken,

connect ik je bij deze aan [JIEEEZIM (Governmental Relations AZ).
Dank
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P.0O. Box 6401 JH Heerle
Tel: + 31 E-mail:

DISCLAIMER
This e-mail is for the intended recipient only.

If you have received it by mistake please let us know by reply and then delete it from your system; access, disclosure, copying, distribution or reliance on any of it by anyone else is
prohibited

If you as intended recipient have received this e-mail incomectly, please notify the sender (via e-mail) immediately.

DISCLAIMER
This e-mail is for the intended recipient only.

If you have received it by mistake please let us know by reply and then delete it from your system; access, disclosure, copying, distribution or reliance on any of it by anyone else is
prohibited

If you as intended recipient have recewved this e-mail incomectly, please notify the sender (via e-mail) mmediately



