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To: )@minvws.nl : @Ichulpmiddelen.nl]
Cc: @Ichulpmiddelen.nl]; 1. @minvws.nl]
From:

Sent: Wed 10/7/2020 12:07:50 PM

Subject: RE: Antigeentesten Roche - 1.2 miljoen testen
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bijlage 2 .pdf

Nu met bijlage 2 erbij.

Groet,

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 13:51

Aan: 5.1.2e 5.1.2e )} @minvws.nl>;

CC: 5.1.2e <SERFER @ |chulpmiddelen.nls; 5.1.2e
Onderwerp: RE: Antigeentesten Roche - 1.2 miljoen testen

<AL @ | chulpmiddelen.nl>
@minvws.nl>

Beste allemaal,
Hierbij de aangepaste offerte met de verwijzing naar de juiste voorwaarden.

@ graag je akkoord hierop.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis
' Y (

e BEEd@Ichulpmiddelen.nl

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 11:50

Aan: )" M>; @|chulpmiddelen.nl>
CGC: @I|chulpmiddelen.nl>; 5.1.2e 1. @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Antigeentesten Roche - 1.2 miljoen testen
Beste allemaal,

Ik vraag een nieuwe offerte op met de voorwaarden welke zijn afgesproken in de garantieovereenkomst.
Deze kunnen dan in de order worden toegevoegd.

@ zodra ik deze heb graag je akkoord zoals net afgesproken in ons overleg.
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Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis

T 06 5.1.2e
E EEFES@Ichulpmiddelen.nl

Van: 5.1.2 ) HEEEC ninvws.ni>

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 11:24
Ichulpmiddelen.nl>

@ichulpmiddelen.n>; [NENECNNNN <BEXEOM @ minvws.nl>;

<ER (@ [chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Antigeentesten Roche - 1.2 miljoen testen

Afgelopen maandag hebben en ik al contact gehad met en an Roche en al afgesproken

dat het niet onder de garantieovereenkomst gaat, ook niet als addendum. De reden is als volgt:

¢ De garantieovereenkomst is een overeenkomst tussen VWS en Roche waarbij de staat garant staat voor afname en
betaling van verbruiksartikelen voorzover de labs deze niet afnemen. Roche levert aan de labs.

* De overeenkomst m.b.t. de sneltesten is een koop en leverovereenkomst tussen Roche en Mediq, die de afhandeling
verzorgt. Het is dus een contract tussen Roche en Mediq, waarbij de Staat t.o.v. Mediq garant staat voor het kredietrisico.
Roche levert aan en labs kunnen bestellingen doen via het LCH portal.

De afspraken m.b.t. de sneltesten gaan daarom niet via een addendum bij de garantieovereenkomst maar zijn een aparte koop en
leverovereenkomst tussen Mediq en Roche. We hebben dit al met Roche afgesproken en datis akkoord. Er ligt nu een offerte van
Roche. Om e.e.a. snel te kunnen afhandelen is het wat mij betreft prima als deze offerte voor akkoord wordt getekend, dan
hebben we ook een overeenkomst. We hoeven nu niet apart een koop- en lever overeenkomst op te stellen ( wat onder normale
omstandigheden wel de voorkeur heeft). Dat is volgens mij ook zoals LCH tot nu heeft gewerkt.

Omdat VWS garant staat t.o.v. Mediq voor het kredietrisico, lezen wij van WJZ VWS graag mee vanuit juridisch oogpunt en
rapporteren over eventuele risico’s, waarvoor de Covid-directie van VWS een akkoord moet geven. Naar ik begreep is Mediq
akkoord als wij akkoord zijn.

n ik gaan de offerte van Roche m.b.t. de sneltesten zo bespreken en daarna gaan we terug naar Roche. Indien
wij de NFl voorwaarden niet akkoord vinden, kunnen we dat aangeven en voorstellen om dezelfde voorwaarden als bij de
garantieovereenkomst te hanteren, nl de voorwaarden van de Universitaire Medische centra (NFU) met enkele uitzonderingen.
Vervolgens vragen we Roche haar offerte aan te passen en daarna komt gewijzigde offerte nog een keer mijn kant op. Als we ons
er dan in kunnen vinden, zal ik dit per mail bevestigen met cc naar 6.1.2e van de COVID 19 directie en kan het LCH
besteltraject in en het verzoek aan Mediq de offerte bij te tekenen, waarvan ik t.z.t. graag een afschrift ontvang.

Zo is het nu ook bij Mediphos geregeld.

Ik hoop dat dit zo duidelijk is en mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
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Met vriendelijke groet

I —

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

minvws.nl

Van: @Ichulpmidde!en.nl>

Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 18:08

Aan: ) minvws.nl>; ) minvws.nl>

cc: @|chulpmiddelen.nl>
Onderwerp: FW: Verzoek tot akkoord Antigeentesten Roche - 1.2 miljoen testen

heeft akkoord gegeven op het plaatsen van deze order.

Mijn vraag is of we deze toevoegen aan de garantie overeenkomst welke er tussen VWS en Roche gesloten is (bijna rond). Dit heeft
onze voorkeur omdat dan de voorwaarden beter geborgd zijn. Wanneer de order los geplaatst wordt gaat deze onder FHI
overwaarden.

Graag jullie akkoord en antwoord onder welke voorwaarden zodat de order geplaatst kan worden.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium hulpmiddelen

Ichulpmiddelen.nl
tel. O

@Ichulpmiddelen.nl>

5.1 5.1.2e @minvws.nl
5.1.2e Ichulpmiddelen.nl> 5.1.5

Onderwerp: Verzoek tot akkoord Antigeentesten Roche - 1.2 miljoen testen

Hierbij de offerte van Roche m.b.t. de antigeentesten:
« 1.200.000 miljoen antigeentesten.

Graag bij goedkeuring een akkoord.



Met vriendelyjke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

E: M@lchulgmiddelen.nl

Algemeen: IIIEEE @\ chulpmiddelen.nl.
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