Van:

Aan:

Ce: gles

Onderwerp: FW: Graag akkoord op betalen Inklaringskosten BGL
Datum: donderdag 16 juli 2020 16:38:58

Bijlagen: Inklaringskosten \Wantai testkits.msq

Kopie van BGL VWS Facturen 09-07-20 qroen akkoord?.xls

aE

Hierbij het akkoord om BGL de onderstaande kosten te factureran.
Ook voor de eventuele extra kosten voor QRS van £15C0 die nog niet ongenomen zijn in dit overzicht.

VWS YEs ax
Afspraken leveringskosten VW5 betaald -
pe prod [ Leverander -Sz-m wan [nvolce Amount (Total) Akk
- Beademingsapparatuur Aeomed C 5.895,30
Beijing Eternity € 7.229,30
HANIING CHENWEI C 2.009,50 B
QRS Critical Care BV. € 353800 A2
Shenthen Prunus < 2,459 66
Sirus med s 121910
‘Totaal Beademingsapparatuur (8 23,350,386
- Medische mondmaskers Donatie Taiwan € 1.748,70
L land Defsec (IB G It ) € 65,00 rest van eerder akkoord
Medical Brands Developments BV, (Balmer) € 6.522,70
Totaal Medische mendmaskers £ 8.336,40
- Testmaterialen Sanquin [via Sambio) € 1.463 60
Totaal Testmaterialen L3 1.463,60
Eindtotaal [ 33.150,86
s 12
Van: INEECEET ) <IEEEETIR invws.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 15:48
Aan: I < minvws.nl>
Onderwerp: RE: Graag zkkoord op betalen Inklaringskosten BGL
Akkoord.
Laten wij ook maar QRS zelf betalen (scheelt 1500 curo) en anders zou ik de contract weer mocten
checken hoe en wat. Ik kan mij niet herinerren dat ik deze met heb besproken
overigens.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: I ) < I T invws.n >
Datum: dinsdag 14 jul. 2020 4:24 PM

Aan: T <BEKIETR ninvvs 11>
Onderwerp: FW: Graag alkkoord op betalen Inklaringskosten BGL

Bij het LCH zijn facturen binnen gekomen voor de inklaring van medische hulpmiddelen die door het

ministerie van VWS zijn ingekocht, Het gaat vooral om de inklaring van beademingsapparatuur (zie bijlage).
Het LCH geeft aan deze facturen niet te kunnen betalen, omdat de inklaringskosten onderdeel uitmaken van

inkoopovereenkomsten die door VWS zijn aangegaan.
Ga je akkoord met de doorbelasting van de inklaringskosten van onderstaande leveringen?

+« Het akkoord vanmzit in onderstaande mail en hijgevoegde lijst, dit betreft de
beademingsapparatuur arkomstig uit China.

e Derekeningen voor de andere leveranciers {Demcon en GE Health care) worden naar de leverancier
gestuurd.
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e Medical Brands, Zie mail akkoord Prijs is verlaagd meter kapje, waarna VWS de kosten voor
rekening zou nemen.

& Sanquin, zie mail akkoordanquin heeft kosten voorgeschoten omdat VWS niet zo snel kon
betalen. Prijs was zeer scherp volgengERies

e Wat wil je doen met de rekening voor QRS? Deze heb je besprcken meen LCH.

Betaalt VWS dit of QRS? QRS wordt nog €1500 hoger.
e Donatie Taiwan. |s geleverd, lijkt mij voor VWS,
¢ Homeland, Bensen deal LUMC. Andere kosten hebben wij ook betaald, zoals je had afgesproken.

s YES x
Afspraken leveringskosten VWS betaald x
- Beademi it 3 d C 5.895,30
Beijing Eternity £ 722030
NANJING CHENWE! € 3.009,50
QRS Critical Care B.V. € 3.538,00
Shenzhen Prunus < 2.459,66
Sirus med € 1.219,10
Totaal Beademingsapparatuur L4 23.350,36
~ Medlsche mondmaskers Donatie Taiwan [+ 1.748,70
Homeland Defsec (1B Consultancy) C 65,00 n eerder akkoord
Medical Brands Developments B.V. [Balmer) € 6.522,70 ﬁ
Tataal Medische mondmaskers (4 £.336,40
Testmaterialen Sanguin [via Sambio) C 1.463 60
Totaal T falen < 1.863,60
Eindtotaal 3 33.150,86

Verplichtingennummer is 3057-24010. Ingeboekt voor € 40.000,-.

B |
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 14:44

Aan: I ) <P i s >
Onderwerp: FW: Graag akkoord op betalen Inklaringskosten BGL

Van: NG B 0 wys.nl>
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 14:41

Aan: IEEET) <IEEET inywe.n|>

cc: IR = 0.0
Onderwerp: RE: Graag ekkoord op betalen Inklaringskosten BGL

Akkoord met betaling groene posten op de lijst!

Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberry.com)




FEZ wil graag jouw akkoord op de groen gemarkeerde posten in de bijlage. Dit betreft inklaringskosten van
beademingsapparatuur en spuitpompen.

Je kan hiermee akkoord gaan, dit betreft apparatuur die conform afspraak afgeleverd is op het vliegveld in
China, dus zullen we deze kosten zelf moeten betalen. Facturen zijn binnengekomen via LCH/de

luchtbrug IERECI Jou akkoord/de betaling heeft nu haast, omdat de rekeningen ergens onderweg
lang zijn blijven liggen.

Groet,

Van: I

Verzonden: maandag 13 juli 2020 10:17

Aan: INEEREEN ) <BEEETE 0inyvs.nl>

cC: IR <BEXE i nvs.l>; IR <MEKECI ninvws.nl>

Onderwerp: FW: Inklaringskasten BGL

We hebben voor de invoer van heademingsapparatuur uit China gebruik gemaakt van de luchtbrug die het
LCH had ingericht. Dit is conform de afspraken die we gemaakt hebben bij de overdracht.

Graag hoor ik van je of je ermee akkoord bent dat we de inklaringskosten van apparatuur uit China betalen.
Met deze bedrijven hadden we contracten over aflevering tot aan het vliegveld in China (en
dienovereenkomstige prijzen).

De betalingen waar je dan mee akkoord gaat zijn groen gemaakt in bijgevoegde tabel.

Op verzoek hebben ook leveranciers gebruik gemaakt van de luchtbrug. Dit betreft GE Healthcare en Demcon
(voor bepaalde onderdelen). Deze moeten de kosten zelf betalen en ik zal FEZ vragen om de rekening naar
heb door te sturen.

In de tabel staat verder nog een categorie blauw, dat is opgepakt door en een categorie oranje, daar
wordt nog van uitgezocht wat het betreft.

Graag hoor ik dus van je of de groen gemaakte regels uit de tabel betaald mogen worden.

Groet,

Van: minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 10 jull 2020 17:01
Aan: ENEEE) <BCEFTI icvws.nl>
CC: IEEEEET ) <BEEC invws.nl>; ) <WEEEEDND min vws.n|>; IEEED
IERET) < sl E— e R
i [>
Onderwerp: Inklaringskosten BGL

-

In navolging op mijn telefoontje zojuist:

Bij het LCH zijn facturen binnen gekomen voor de inklaring van medische hulpmiddelen die door het
ministerie van VWS zijn ingekocht. Het gaat vooral om de inklaring van beademingsapparatuur (zie bijlage).
Het LCH geeft aan deze facturen niet te kunnen betalen, omdat de inklaringskosten onderdeel uitmaken van
inkoopovereenkomsten die door VWS zijn aangegaan. Welke afspraken zijn nu gemaakt voor de betaling van
deze facturen; worden deze kosten door de leverancier of door VWS betaald?

Voor wat betreft de facturen voor de beademingstoestellen: graag akkoord voor het al dan niet betalen van
de facturen door VWS; dan zorg ik met INEBEEEZN dat de facturen op de juiste plek terecht komen. Voor
de beademingstoestellen gaat het om € 32.018,26.

Met vriendelijke groet,

9.1.2e

inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken
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