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To: @minvws.nl]
Cc: @minvws.nl]
From:

Sent: Wed 10/14/2020 9:06:08 AM
Subject: FW: voorstel commitment mail

Received: Wed 10/14/2020 9:06:08 AM
Ik heb van begrepen dat jij de commitmentmail naar LCH wilt sturen, zodat zij deze naar de leveranciers (B&D en

Abbott) kunnen sturen om het vertrouwen te geven dat de orders betaald gaan worden/doorgezet worden.

Tekst die ik met | IEEEZI heb afgestemd (hij zal hier 2 aparte mails van maken per leverancier, vandaar de gele
markering):

Geachte is het voldoende om deze mail naar jou te sturen)?

Hierbij bevestigen wij nogmaals de order van 8 miljoen testen bij B&D (Abbott) die wij graag zo snel mogelijk geleverd zien.
Wij zijn momenteel bezig om de administratieve afhandeling in orde te brengen, zodat jullie de order ook kunnen voldoen.

Met vriendelijke groet

Van: @Ichulpmiddele n.nl>

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 10:55

nor: ICE ) SR o >

Onderwerp: RE: voorstel commitment mail

Mail is goed. Zou je de mail viaar mij kunnen sturen?

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

pmiddelen.nl.

van: I I o s >

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 09:32
Aan: <|chu|pmidde|en.nl>
Onderwerp: voorstel commitment mail

Bedankt voor de telefonisch toelichting.

Ik wil graag de tekst van de mail even met je afstemmen, zodat we daarin ook de juiste zaken in opnemen.
Voorstel mail:

Geacht (is het voldoende om deze mail naar jou te sturen)?
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Hierbij bevestigen wij nogmaals de order van 8 miljoen testen bij B&D (Abbott) die wij graag zo snel mogelijk geleverd zien.
Wij zijn momenteel bezig om de administratieve afhandeling in orde te brengen, zodat jullie de order ook kunnen voldoen.

Ik zie graag jouw aanpassingen/ toevoeginen tegemoet

Met vriendelijke groet
5.1.2e

Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 17:29

Onderwerp: Budgetophoging antigeen sneltesten

Bijgevoegd het kosten overzicht voor de budgetophoging. Een aantal opmerkingen:

- Totaal gaat het dus om €304.311.825,- ex btw (44.311.825+260.000.000), voor alle antigeen sneltesten die ingekocht zijn,
of nog ingekocht moeten worden. Trek hier het budget af van wat al staat en je houd over hoeveel budgetophoging
benodigd is.

- Momenteel staan LCH2020-0294 en LCH2020-0296 op hold, omdat de budgetophoging nog niet rond is richting Mediq.
Gaat totaal om 16 miljoen sneltesten van BD en Abbott en heeft echt spoed aangezien de leveranciers de reservering
zonder order niet kunnen vasthouden.

- eeft maandag aangegeven bidat er nog eens totaal extra 6 miljoen stuks ingekocht moeten gaan worden bij
Abbott en BD. De ophoging heb ik ook alvast meegenomen bij antigeen testen te orderen, zodat we de order dadelijk snel
kunnen plaatsen.

Indien er vragen zijn onduidelijkheden zijn; bel me. We wachten nu echt al te lang.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

E: i n.nl
Algemeen: Ilchulpmiddelen.nl.

T:04 5.1.2e

“Als u ons gevoelige informatie wilt sturen, gebruik dan een veilige mail oplossing of ons beveiligd portaal (Rijkscloud). Zie voor
meer informatie onze website https://www.igj.nl/contact"




