UNIT T/

Mediq Nederland B.V.
Landelijk Consortium Hulpmiddelen
Rijnzathe 10
3454 PV DE MEERN
Nederland

Invoice number : 20700293

Invoice date 1 3-12-2020
Due date 1 3-12-2020
Item code Description

E-mail

Website

Phone number
Bankaccount

BIC-Code

Chamber of Commerce
VAT number

Debtor number :7012
Your reference
Page “1/1

Quantity

971871

Unit17 B.V.
Venstraat 13

5241CD Rosmalen
Nederland

B unit17.nl

www.unit17.nl

Invoice

VAT Total amount

KN95 Face Mask KN95 Face Mask

Powecom/Lianyou FOB
Shanghai
Conform akkoord e-mail 3-12-2020

Order: LCH2020-0151

Notes:

1

Total excl. VAT

0% € 2817.500,00

€ 2.817.500,00

Total amount due

€ 2.817.500,00

Wij verzoeken u om het openstaande bedrag van deze factuur over te maken naar onze bankrekening voor de

vervaldatum onder vermelding van het factuurnummer.

\We would be grateful if you could pay the amount due on 3-12-2020 to bank account numbemin the
“ stating the invoice number and your account number as reference (20 5
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Re: Correctie op vorige mail

<HEEE unit17.nl>

Do 3-12-2020 16:10
Aan: <PEE@Ichulpmiddelen.nl>

cc: <IEEEEEh @ \chulpmiddelen.nl > | R | <hulpmiddelen.nl>

) 3 bijlagen (333 kB)
Credit note 20700242.pdf; Credit note 20700248.pdf, Mediq 20700293.pdf;

Hierbij akkoord op de mail.
In de bijlage zie jij de credit nota’s & de nieuwe factuur.

Graag even contact mochten er vragen zijn.

Best regards

UNIT T/

Van: <PEEEE@Ichulpmiddelen.nl>
Datum: donderdag 3 december 2020 om 14:31

Aan: <PIEEEIP unitl7.nl>

CC: < @Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Re: Correctie op vorige mail

Na overleg nog de onderstaande aanvullingen alvorens wij een betaling kunnen verrichten aan Unit
17 in de context van mijn onderstaande e-mails aangaande order LCH2020-0151.

e Je hebt geen formeel akkoord op onderstaande mails gegeven. Zou je jouw akkoord, eveneens
op de aanvullingen in deze mail, kunnen geven?

¢ Eenvoorwaarde tot de betaling van 70% van de openstaande facturen onder dit ordernummer

was dat wij alle 13 miljoen goederen hebben ontvangen. Zoals aan jou medegedeeld hebben

wij twee keer alle goederen die we van Unit 17 hebben ontvangen onder dit lotnummer geteld

en komen we

Ons voorstel is om de

in mindering te brengen op de voorgestelde betaling.

e Eveneens is een voorwaarde voor betaling van de volledige order dat de bewijslast voor de
geleverde goederen, in totaal 13 miljoen stuks, bij Unit 17 ligt.

e Wij ontvangen vandaag vddr 18:00 uur een nieuwe factuur voor de betaling van morgen met
expliciete verwijzing naar de vandaag per e-mail vast te leggen afspraken. Het factuurbedrag
zal zijn: EUR 3.220.000 (vertegenwoordigt 70% van het openstaande factuurbedrag, zie
onderstaande e-mail) minus EUR 402.500 mindering, zie hierboven), resulteert
in EUR 2.817.500 te betalen op 4 december 2020.

¢ Wij zullen vandaag véér 18:00 uur creditfacturen ontvangen voor de openstaande facturen ter
waarde van EUR 4,6 miljoen, betreffende factuurnummers 20700242 en 20700248. Bij het
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opstellen van de creditfactuur expliciet verwijzen naar deze factuurnummers.
Met vriendelijke groet,

Van: <JEEEE@Ichulpmiddelen.nl>
Verzonden: maandag 2 november 2020 13:21

Aan: < unit17.nl>

Onderwerp: Re: Correctie op vorige mail

Nog even terugkomend op ons gesprek van vorige week, we gaan de hertest uitvoeren op alle lots
van Lian You die wij ontvangen hebben. Dit is in lijn met wat we hieronder hebben afgesproken.

Ik zet het hier in gang.

Van: <IEEE2 outlook.com>
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 15:36

Aan: <P unitl7.nl>

CcC: <JEEEh @Ichulpmiddelen.nl>; <JEEE®|chulpmiddelen.nl>;
<JEEFEE2 (chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Re: Correctie op vorige mail

Beste IEREREN

Dank voor je mail.

Aangezien het LCH nog enkele aanpassingen en toevoegingen had (zoals telefonisch al met je
doorgenomen) op de afspraken die het LCH graag met Unit 17 wil maken, hierbij een herzien
voorstel. Zou je in reactie op deze mail jouw akkoord kunnen geven?

AFSPRAKEN HERTEST LCH2020-0151

Openstaande facturen en betaling

« Momenteel staan er twee facturen open met een totale waarde van € 4.600.000,-. Vanuit de
fabriek Lian You zijn er 2 miljoen KN95 mondmaskers geleverd, die een waarde dragen die
exact overeenkomt met de openstaande facturen.

¢ Als Unit 17 met het voorstel in deze email akkoord gaat wordt er 70% van de openstaande
facturen, te weten € 3.220.000,- zo snel mogelijk aan Unit 17 betaald. Voorwaarde voor deze
betaling is wel dat het LCH nog vaststelt dat wij de volledige order (13 miljoen stuks) hebben
ontvangen. Hier komt het LCH zo snel mogelijk op terug.

Bij goedkeur hertest

e De overige 30% (€ 1.380.000,- ) wordt betaald zodra de samples goedgekeurd worden door
een CNAS geaccrediteerd testinstituut.
Bij afkeur hertest

¢ Bij afkeur van de samples door het CNAS instituut dient Unit 17 de 'Lian You' mondmaskers op
te halen bij het LCH en wordt Unit 17 in de mogelijkheid gesteld om vervangende goederen te
leveren

2
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¢ Bij gedeeltelijke afkeur geldt alleen voor de afgekeurde goederen het in de vorige bullet
genoemde retour en herleveringsproces. Ook wordt er dan naar rato alleen de goedgekeurde
goederen betaald.
Hertest

e« We zullen de hertest laten uitvoeren door te samplen uit alle lotnummers behorende bij de
fabriek Lian-You: 860, 871, 916, 922, 1018, 1024, 1029, 1204, 1205, 100.149, 100.150,
100.151. Per lothummer worden er 32 samples genomen.

¢ De samples worden naar een geaccrediteerd 'CNAS' instituut in China gestuurd voor de
hertest.

In geval van retour en vervanging

e Unit 17 is verantwoordelijk voor alle logistieke en overige kosten gemoeid met de retour en
leveren van de vervangende goederen.

e Unit 17 levert de vervangende goederen FOB Shanghai China uiterlijk op 31 december 2020.

e Het LCH zal operationeel zorg dragen voor het vervoeren van de goederen van Shanghai naar
onze pakhuizen in Nederland. Het LCH heeft een indicatie afgegeven dat de totale kosten
ongeveeper mondmasker zijn. Unit 17 zal deze kosten vergoeden aan het LCH.

e Unit 17 is zowel operationeel als financieel verantwoordelijk voor het testen van de
vervangende goederen bij een CNAS geaccrediteerd testinstituut alvorens ze aan het LCH
geleverd worden.

Overeenkomst

¢ |ntegenstelling tot wat Unit 17 in onderstaande mail omschrijft heeft het aangaan van deze
overeenkomst geen invloed op de verplichtingen aangegaan door beide partijen zoals
omschreven in order LCH2020-0151.
Met vriendelijke groet,

+316 BERRL

van: <EEEEPunitl7.nl>
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 15:37

Aan: IR BRI cutlook.com>

Onderwerp: Correctie op vorige mail

Zoals telefonisch besproken volgt hierbij de mail omtrent onze afspraken.
Huidige aangepaste overeenkomst

LCH betaald 70% van het openstaande bedrag zoals hicronder vermeld Per omgaande.
De Resterende 30% wordt uitbetaald bij volledige goedkeuring.

Elk leveringsnummer (LCH2020-0151-01, LCH2020-0151-02) . testnummer ¢n lotnummer, met betrekking tot
Lian-You, dat bij LCH geleverd is dient apart te worden getest. Ieder lot nummer dient een erkende test in een
erkend CNAS centrum in China te ondergaan.

Indien de producten niet voldoen aan de initiéle overeenkomst zullen wij onze leveringsplicht nakomen en de
vervangende producten leveren. Hiervoor zal opnieuw een termijn worden vastgesteld die voor beide partijen
reéel is.

De kosten van verzending neemt Unit17 op zich [EEEENper masker).
Tevens dienen alle maskers te worden getest (Dit neemt Unitl7 Voor zijn rekening),

3I7
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in een erkend test centrum in China, alvorens deze worden verscheept. Deze zullen worden voorzien van een
testrapport.

Na aflevering en goedkeuring (FOB China) betaald LCH de resterende openstaande post van 30%. LCH zal
een rekening doorsturen naar Unitl7 voor de gemaakte verschepingskosten.

Bij afsluiting van deze overeenkomst is ook de KN95 overeenkomst afgerond.

Wij hopen u hierbij voldoende geinformeerd te hebben.

Best regards

512e .12e

UNITT/

Unit17 B.V.
Het Wielsem 10
5231 BW 's-Hertogenbosch

Netherlands

Van: <IEEEZE? unit17.nl>
Datum: dinsdag 15 september 2020 om 15:06

Aan: <HEEFE® outlook.com>
Onderwerp: Re: Externe test

Zoals telefonisch besproken volgt hierbij de mail omtrent onze afspraken.,
Huidige aangepaste overeenkomst

LCH betaald 70% van het openstaande bedrag zoals hieronder vermeld Per omgaande.
De Resterende 30% wordt uitbetaald bij volledige goedkeuring.

Elk leveringsnummer (LCH2020-0151-01, LCH2020-0151-02) . testnummer en lotnummer, met betrekking tot
Lian-You, dat bij LCH geleverd is dient apart te worden getest. Ieder lot nummer dient een erkende test in een
erkend CNAS centrum in China te ondergaan.

Indien de producten nict voldoen aan de initi¢le overeenkomst zullen wij onze leveringsplicht nakomen en de

vervangende producten leveren. Hiervoor zal opnicuw een termijn worden vastgesteld die voor beide partijen
reéel is.

5.1.2h 4/7
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De kosten van verzending neemt Unitl7 op zich er masker).
Tevens dienen alle maskers te worden getest, in een erkend test centrum in China, alvorens deze worden
verscheept. Deze zullen worden voorzien van een testrapport.

Na aflevering en goedkeuring (FOB China) betaald LCH de resterende openstaande post van 30%. LCH zal
cen rekening doorsturen naar Unitl7 voor de gemaakte verschepingskosten.

Bij afsluiting van deze overeenkomst is ook de KN95 overeenkomst afgerond.

Wij hopen u hierbij voldoende geinformeerd te hebben.

Best regards

512e .1.2e

UNITT/

Unit17 B.V.
Het Wielsem 10
5231 BW ’s-Hertogenbosch

Netherlands

Van: <BEEEE unitl7.nl>
Datum: dinsdag 8 september 2020 om 14:44

Aan: <G outlook.com>
Onderwerp: Re: Externe test

B [EKECHN

Wi hebben het voorstel omtrent het hertesten van lot 860 en 871 in goede orde ontvangen. Hierin wordt
aangegeven dat de uitslag in direct verband staat met de uitbating van onze geleverde service. Echter, op basis
van de overcenkomst is het betalingstermijn verstreken. Dit maakt cen gebreke in jullic betalingsverplichting
waar wij als Unit17 niet mee akkoord gaan.

Lot 860 en 871 kunnen uiteraard opnieuw worden getest. Dit houdt echter niet in dat dit jullie ontslaat uit de
betalingsverplichting. Eerst dient te blijken dat de mondkapjes niet voldoen aan de inhoud van de
overeenkomst. Dit kan momenteel niet worden vastgesteld door een verkeerde test procedure.

Als blijkt dat de mondkapjes niet voldoen aan de overeenkomst dient er een nieuw reéel termijn te worden
vastgesteld om alsnog onze leveringsverplichting na te kunnen komen.

Laten wij er vooral op wijzen dat de afspraak die wij hebben als volgt luidt: “orders worden betaald bij levering
in Shanghai en China’. Dit is tot op heden niet gebeurd. Unitl7 heeft vanaf dag één benadrukt testen uit te

-



971871
3-122020 E-mail - Outlook

willen voeren in China voordat de import richting jullie plaats zou vinden. Gedurende de gehele KN93 order
was dit niet mogelijk. Echter blijkt nu dat het RIVM niet op de juiste manier getest heeft waardoor onze
betaling uit blijft.

Lot 860 bevat 505.000 KN95 mondmaskers en lot 871 bevat 95.000 KN935 mondmaskers. Dit samen
representeert een bedrag van €1.380.000. Daarnaast is er nog een resterend bedrag van €4.600.000 die LCH bij
ons open heeft staan. Echter zijn wij van mening dat het testen van een deel van de badge niet representatief is
voor het gehele lot. Wij gaan er dan ook vanuit dat elk lot getest dient te gaan worden.

Ondanks de verkeerde testprocedure hebben wij begrip voor de situatie en willen wij akkoord gaan met cen
betaling van minimaal 70% waarbij jullic 30% achterhouden. Wij verwachten 70% van het genoemde
openstaande bedrag van €4.600.000 per omgaande op rekening van Unitl7. Dit komt bedraagt een bedrag van
€3.220.000.

Vervolgens zullen wij er gezamenlijk met jullie voor zorgen dat de samples naar een CNAS geaccrediteerd
testlab in China worden gestuurd. Wanneer blijkt dat de mondmaskers voldoen aan de overcenkomst zullen
jullie de resterende 30% voldoen. Indien de preducten niet voldoen zullen wij onze leveringsplicht nakomen en
de vervangende producten leveren,

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende geinformeerd te hebben en zien de betaling voor vrijdag (11

september 2020 23:59 tegemoet op rekening van Unitl7.

Best regards

UNIT T/

Unit17 B.V.
Het Wielsem 10
5231 BW ’s-Hertogenbosch

Netherlands

Van: <HEEER outlook.com>
Datum: maandag 24 augustus 2020 om 14:26

Aan: "IEER unit17.nl" <|PEEEEP unitl7.nl>
Onderwerp: Re: Externe test

De doorlooptijd van het sampelen en testen in China door CNAS is in totaal ongeveer 5 weken.

Hoor graag of we hier zo mee door kunnen gaan. Hoe sneller we beginnen, hoe eerder we de
resultaten hebben.
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Van: IEEEE <BEF 2 outlook.com>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 11:55

Aan: JBEEP unit17.nl <JEEEER unit17.nl>

Onderwerp: Externe test

Dag NEEEEN,

Intern hebben we nog even besproken hoe om te gaan met de door het RIVM afgekeurde maskers
van Lian You, de door jou aangeleverde testresultaten waarin de maskers goed worden gekeurd en
de openstaande facturen.

Wat we gaan doen is uit 2 lots van Lian You {lot 860 en lot 871) een sample nemen van ieder 50 stuks
en deze naar CNAS in China sturen.

We beschouwen de uitkomst van deze test als leidend in de verdere verwerking van Lian You en het
wel of niet betalen van de facturen.

Graag verneem ik van je per mail of je akkoord gaat met de bindende uitslag van CNAS.

Groet, IEEEDN
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