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Verzonden: woensdag 22 december 2021 15:49
Aan: 5.1.2e )

cc:

Onderwerp: RE: Splitsing ontvangsten bedrag Mediq

vatlo JEKEES

De concept eindafrekening Medig-VWS ad 23,9 min. bevat geen specificatie DT-GMT.
Op basis van de cijfers in het verleden had GMT het grootste aandeel.
Het handigste lijkt ons Men mij) om vooralsnog de hele ontvangst als ontvangst GMT te beschouwen.

Vanmorgen hoorde ik dat Mediq vrijdag a.s. in tranches van 7,5 min. gaat storten omdat hun limiet 7,5 min. is,
dus3*7,5min. en 1x 1,4 min.

In overleg met de ADR (die de controle op de eindafrekening uitvoert) zullen we in januari 2022 eventueel een
correctie uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken

06 SEKETINN

Van: INEETI) <IEEEC minvws.nl>
Verzonden: woensdag 22 december 2021 13:57

Aan: I ) <BREEETIE minvws.nl>

Onderwerp: Splitsing ontvangsten bedrag Mediq

Dag BEER

Heb jij voor mij het ontvangstenbedrag van Mediq dat ten goede komt aan GMT, zodat ik een vordering kan
aanmaken?

miiizm

Van: MINSZW.NL>

Verzonden: woensdag 22 december 2021 13:33

minszw.nl>
Onderwerp: RE: e-mailadressen

Oké helder, dankjewel voor je snelle reactie! Het FDC kan namelijk geen boekingen verwerken op
hoofdbudgetniveau dus vandaar de vertaling naar werkbudget 9.00.78, zie schermprint hieronder.

Overigens vreemd dat het bedrag wel bekend is maar nog niet de verdeling? Dit lijkt mij toch iets wat de
directie(s) alleen zelf kunnen bepalen.
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Hopelijk zijn jullie er gauw uit zodat de vordering kan worden aangemaakt en de ontvangst daaraan gekoppeld
kan worden.

G roet!es
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Van: IIEEEEENEN) < minvws.nl>

Verzonden: woensdag 22 december 2021 13:16

Aan:¢< PMINSZW.NL>; ) minvws.nl>
ccSERETI -SET sz .ol T

minszw.nl>

Onderwerp: RE: e-mailadressen

osoBEEEN

Waarom is het door mij opgegeven budget gewijzigd, ik herken het andere budget niet. Ik wil wel een vordering
aanmaken, maar dan moet ik eerst weten welk bedrag voor GMT is bestemd. Nu is er sprake van één bedrag dat
nog verdeeld moet worden over GMT en Dienst Testen.

Groet

van SENEEECNNN MINSZW.NL>

Verzonden: woensdag 22 december 2021 13:07
) <HEEEI minvws.nl>; [IIEEEDN) <BEEEEZ minvws.nl>
minszw.l>; R <. > R

Pminszw.nl>
Onderwerp: RE: e-mailadressen

bag

Dank voor je bericht, de codering wordt dan 80002-9.00.78-3057. Ik vraag mij alleen nog af of een vordering
hiervoor ingediend moet worden? Zou je daar a.u.b. voor kunnen zorgen?

Alvast dank en iroetjes,

van: IIEEEENEEN) <BEEE) minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 16:13

Aan: IREEETN) < Pminvws.nl>

cc M minvws.nl>;
BBl < MINSZW.NL>

Onderwerp: RE: e-mailadressen

Dag 5.1.2e

De ontvangsten kunnen geboekt op 3057-80089 (ontvangsten covid artikel 2). Ik ga er vanuit dat de facturen
voor de levering van de hulpgoederen aan het buitenland in de afrekening zijn meegenomen. Klopt dat?
Kan ik opgave krijgen welk bedrag op de GMT budgetten wordt geboekt?



969354

Groet,

van A - BCEETR - minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:27

Onderwerp: RE: e-mailadressen

Op welke codering kan deze ontvangst, die m.i. voornamelijk GMT betreft, het beste geboekt worden?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
os IERES

Van MINSZW.NL>

Verzonden: dinsdag 21 december 2021 12:26

Aan: IEEEDN ) < minvws.nl>
CC minszw.nl>; minvws.nl>; INIEEENEN.
(IEEEDN) <HEEEETI minvws.nl>

Onderwerp: RE: e-mailadressen

Hallo EES

Dank voor je bericht.
T.g.v. welke codering kunnen we de ontvangst boeken?

Hoor graag van je.

Groetjes, | EEEZN

Van: IEEEE ) < BEE) minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 21 december 2021 12:20

Aan: <BEEEECID MINSZW.NL>

cq minszw.nl> B minvws.nl>; IESECNEN.
| 512 )ES minvws.nl>

Onderwerp: FW: e-mailadressen

o JEXE

Mediq Nederland BY gaat vrijdag op basis van de concept eindafrekening per 30-11-2021 € 23,9 min. op de
bankrekening van VWS storten.

Dit is de eerste stap om de in 2020 en 2021 aan Mediq betaalde voorschotten (directie GMT en Dienst Testen) af
te wikkelen.

De ADR is gestart met de controle op de eindafrekening; deze controle dient in principe uiterlijk eind januari 2022
gereed te zijn (met een uitloop naar eind februari).

Met vriendelijke groet,
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M 06- RS

Van: medig.com>

Verzonden: maandag 20 december 2021 17:34
Aan: IEEEEEEFTI (ADR/FA) < minfin.nl>; [IIIEE) (ADR/OA)
<IEEEDC minfin.nl>; I ) (ADR/VOS) <EEEDNC minfin.nl>

cc: IESESIESE @ | chulpmiddelen.n!>[IERECEIN < MEXEONI@ | chu lpmiddelen.nl>; ICEETR)
<IEEEZ minvws.nl>

Onderwerp: RE: e-mailadressen
Allen,

Zoals besproken hierbij het concept van de LCH Financiéle Verantwoording per 30-11-2021. De posten die nog
bepaald moeten worden en derhalve nog niet verwerkt zijn in deze versie betreffen (indien van toepassing):

- BTW impact donaties
- Douaneheffing
- Omzetboekingen in december 2021 (waarschijnlijk niet significant)

Met vriendelijke groet,

LancielicConaortur Hulprrcdeien

7 +31(0)c [ EREXI | MEEEEDNRo mediq.com | media.nl

Niet aanwezig
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Van SR < minvws.ni>

Verzanden: maandag er 2021 16:25

Aan: IEEEFTN ADR/FA) < minfin.nl>; |INIIEIEIEGEE) (ADR/OA)
< minfin.nl>

ccIERETIN TR medig.com ichulpmiddelen.nl> | ERESNN
<HEBEM@|chulpmiddelen.nl>; INIIIINNGEINN) (ADR/VOS) < minfin.nl>

Onderwerp: e-mailadressen
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Cf afspraak

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M 06 JEREL

Werkdagen:



