964966
To: EFENIEEFT @ (chulpmiddelen.ni]

From: 5.1.2e

Sent: Thur 6/10/2021 10:23:32 AM

Subject: Credit check op Diesch Beheer - Unit17
Received: Thur 6/10/2021 10:23:32 AM
2921715 20200421 dieschbeheerbv.pdf

Creditsafe DIESCH BEHEER B V 20200421 1648.pdf
1ch20200151 1030104920.pdf

Ik heb in onze inkooporder dossiers (zowel order LCH2020-0151 als LCH2020-0222) en mailbox gezocht naar garantstelling
voor Unitl7 vanuit een ander BV. Het enige dat ik ben tegengekomen is bijgaande e-mail met bijgevoegd 2 credit checks
op Diesch Beheer BV en bijgaand document "Ich20200151_1030104920".

Uit laatstgenoemde document maak ik op, aan de hand van een e-mail van [l dat Unitl7 niet door de credit check is
gekomen en er vervolgens een creditcheck is uitgevoerd op de persoonlijke beheer BV van genaamd Diesch
Beheer BV waar hij dus || IEEZ vanuit deze BV werden al mondmaskers geleverd aan ziekenhuizen).
Deze creditcheck was vervolgens kennelijk wel goed genoeg om de order bij Unit17 te plaatsen, echter ik kom nergens
tegen dat er afspraken zijn gemaakt dat er vanuit Diesch Beheer BV garant wordt gestaan voor Unit17.

Graag deze input zelf in samenwerking met Legal op zijn juridische merites beoordelen. |k ben geen jurist en niet
betrokken geweest bij de totstandkoming van deze deal (vond plaats voordat ik bij LCH aan de slag ben gegaan).

Voel je vrij dit bericht te forwarden naar Legal.

Hartelijke groet,

K - |
L’
Landelijk Consertium Hulprmiddelen

E @Ichulpmiddelen.nl

Van: @Ichulpmiddelen.nl @lchulpmiddelen.nl>
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:53

Aan: @lchulpmiddelen.nl <@lchulpmiddelen.nl>
Onderwerp: Fwd: RE: Credit check Diesch Beheer

Hoi JESEN

Hierbij de creditcheck mbt Unit 17

Groeten SN

-------- Oorspronkeljjke bericht --------
Onderwerp: RE: Credit check Diesch Beheer
Datum: 2020-04-21 16:51



Afzender:

= 5.1.2e (@mediq.com>
@lchulpmiddelen.nl" <AL @] chulpmiddelen.nl>

(@amsterdamume.nl"
(@amsterdamumec.nl>

Bij deze de rapporten, het betreft een relatief kleine vennootschap.

Met vriendelijke groet,

M +3 Im\ @mediq.com | Mediq Nederland

Ons bezoekadres 1s Rijnzathe 10, 3454 PV, De Meern.

Please consider the environment before printing this email

Disclaimer This e-mail is meant exclusively for the intended recipient.
If you received this e-mail in error, any use, copying or distribution
of this e-mail is strictly prohibited. Please notify the sender of the
error by return e-mail and destroy/delete this e-mail, as well as any
attachment. Mediq Nederland B.V. is registered in the chamber of
commerce under number 62677926.

----- Oorspronkelijk bericht-----

Van: ﬁ@ Ichulpmiddelen.nl m@lchulpmiddelen.nb
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:47

(@mediq.com>

i (@amsterdamumec.nl

Onderwerp: Credit check Diesch Beheer

+oi NS

De gegevens:
Diesch Beheer b.v.
kvk: 65437268

964966



