963153

Van:
Aan:
Onderwerp: : Financiele afwikkeling overeenkomst - Arch & Hook - Mediq 2170009303

Datum: dinsdag 3 november 2020 13:20:12
Prioriteit: Hoog

» N

Wil je ons bevestigen als dit geld hinnen is?

2

Van: JPEEEE@ chulpmiddelen.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 13:18

Dminvws.nl>

B minvwes.nl>; INIGEEE.
() <mlnvws ni>; @lchulpmlddelen nl>;

<@Ichu|pm|dde|en.nl>
Onderwerp: Re: Financiéle afwikkeling overeenkomst VWS - Arch & Hook - Medig 2170009303

Urgentie: Hoog

Beste IEEEEI,

Nog enkele opmerkingen ten aanzien van jouw onderstaande mail:

e LCH heeft samen met VWS gewerkt aan een oplossing die was ontstaan tussen VWS
en Arch & Hook. Dit was een deal betreffende beademingsapparatuur waar LCH
geen partij in was, maar waar VWS een vordering had van 8,7 min.

¢ lk heb jou 23 oktober ook telefonisch toegelicht dat ik ook verrast was door de
ontbrekende stuks . Complexiteit zit in het feit dat dit een voormalig VWS
order was, die gedeeltelijk is overgedragen aan LCH. Die vervolgens door VWS, maar
ook door LCH is/wordt betaald. Dan ziet een zorgvuldige financial een aantal 'red
flags' die eerst geadresseerd moeten worden, voordat wij een betaling doen. Later
hierop terugkemen bij een partij (A&H) die niet financieel stabiel is, lijkt mij in dit
dossier onwenselijk.

e Verder heb ik 23 oktober jl ook aangegeven dat ik verwacht dat deze 700.000 stuks
van administratieve aard was en dat een aantal logistieke en administratieve
stappen genomen moet worden dit te corrigeren. |k zag hierbij geen beren op de
weg voor de afronding, op zijn hoogst kost het wat extra tijd.

De term 'Zeer Vreemd' suggereert iets waar ik me niet in herken, ook omdat wij dit dossier
met veel trekken en duwen samen tot stand hebben gebracht en altijd een open
communiceren.

Hel goede nieuws is dal logistiek de zaken uilgezochl zijn en morgen een belaling uitgaat
naar VWS 8,7 min Euro



Met Vriendelijke Groet,

Van: I ) < minvws.nl>

Verzonden: maandag 2 november 2020 14:56

Aan: IEEE < lchulpmiddelen.nl>

cc: I ST v ;BT
(EEER) < minvws.nl>

Onderwerp: Financiéle atwikkeling overeenkomst VWS - Arch & Hook - Mediq 2170009303

Op 23 oktober jl hebben we telefonisch contact gehad over Arch & Hook. Eerder spraken we af
dat LCH/Medig een bedrag van 8,7 mio zou overboeken naar VWS zodra het omstickeren was
geregeld. Dit was volgens jullie op 2 oktober het geval zodat jullie uitvoering zouden geven aan
de gemaakte afspraken en een bedrag van 8,7 mio zouden overboeken. Deze overboeking heeft
echter niet plaats gevonden. Op 23 oktober liet je weten dat dit was omdat er ca 700.000
maskers zoek blijken te zijn.

Ik vind het zeer vreemd en ongelukkig dat dit nu pas het geval blijkt. De vraag is of deze maskers
niet zijn geleverd of dat dit verkeerd is geadministreerd; dit zouden jullie uitzoeken.

Graag verneem ik z.s.m. wat de stand van zaken daaromtrent is. VVerder verzoek ik jullie sowieso
vast EUR 7,3 mio over te boeken en het restant ad 1,4 mio { nl 700.000 maskers a S.1.1c
gereserveerd te houden. WE kunnen natuurlijk ook een belafspraak inplannen om e.e.a. te
bespreken? Wanneer komt dat jou uit ?

Alvast bedankt,

PS ik zet mijn leidinggevende even in de ce.
Met vriendelijke groet

512 | 5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Parnassusplein 5 | Den Haag
Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

Verzonden: maandag 19 oktober 2020 12:36
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Aan: SEEE@\chupmiddelen ni>; IR
<HEEES @\chulpmiddelen.nl>; 'ININEEESN' < Ichulpmiddelen.nl>
CC: I T ) < T minyws.nl>
Onderwerp: Financiéle afwikkeling overeenkomst VWS - Arch & Hook - Medig 2170009303
Urgentie: Hoog

Op 5 oktober jl. hebben we gemaild m.b.t. het overboeken van onderstaande bedrag en heb ik
de betaalgegevens bevestigd. Tot op heden hebben wij onderstaande 8,7 mio echter nog niet
ontvangen, klopt dat ?

Indien het bedrag wel al is overgemaakt, dan horen wij graag op welke datum, vanaf welk
banknummer en welke naam het is overgehoekt.

Indien het bedrag nog niet is overgemaakt, dan horen wij graag waarom niet en verzoeken wij
jullie hiervoor per omgaande zorg te dragen.

Bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet

5.12e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

Van: I

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 08:39

Aan: ﬂm@lchulgmiddelen.nb;

<EEEEE @\chulpmiddelen.nl>

CC: I T ) <SSR minvws.nl>;
<R.JEEFEh @Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: RE: Financiéle afwikkeling overeenkomst VAVS - Arch & Hook - Medig

Goedemorgen IERFEIN
Roger heeft een out of office. Handelen jullie e.e.a. verder af ?

Bedankt en groet

5.1.2e

Van: I T )

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 08:36

Aan: BEEESFON <BENECM @ chulpmiddelen.nl>

cc: SEEZM@Ichulpmiddelen.nl>;

lchulpmiddelen.nl>; I
IEEE @ minvws.ni>

Onderwerp: Financiéle afwikkeling overeenkomst VWS - Arch & Hook - Mediq



Goedemorgen

Hierbij bevestig ik de betaalgegevens, zoals je deze hieronder hebt vermeld. Graag zien we de
overboeking tegemoet.
Fijn dat dit is geregeld. Bedankt voor de meewerking.

PS ik zet in de cc, die namens VWS GMT e.e.a. financieel afhandelt.

Met vriendelijke groet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Parnassusplein 5 | Den Haag
Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

e minvws.n|

Van: 5.12e <JEREEh @ chulpmiddelen.nl>
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 18.34

PRl 512 512 |9 minvws.nl>
cC: I ichulpmiddelen.ni>; INEEEET S
Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Financiéle afwikkeling overeenkomst VWS - Arch & Hook - Mediq

Beste mevrouw

Namens het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ben ik belast met de financiéle
afwikkeling van onderstaande overeenkomst. Wij hebben vanuit onze logistieke operatie
het groene licht verkregen dat het omstickeren door Arch & Hook is geregeld. Vandaag
hebben wij Arch & Hook EUR 20.000 betaald conform de afspraken in de overeenkomst.

Graag willen wij op korte termijn EUR 8.700.000 overmaken naar VWS om uitvoering te
geven aan de gemaakte afspraken.

Zou u mij de betaalgegevens voor deze overboeken willen bevestigen? |k heb de volgende
informatie ontvangen:

Bankrekeningnummer
5.1.2¢

Onder vermelding van  vorderingsnummer 2170009303

Graag ontvangen wij uw bevestiging van bovenstaande betaalgegevens middels "reply all"

op dit bericht. Zodra wij uw bevestiging hebben ontvangen zullen wij de betaling in gang

zetten.

Hartelijke groet,
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Landelijk Consortium Hulpmiddelen

reo. R

Van S < minvws.ol>

Verzonden: vrijdag 4 september 2020 15:43
Aan: EEF@|chulpmiddelen.nl>
cc m<w - edio.com>

Onderwerp: verklaring Arch and Hook

Hierbij de ook door | EXEZc:te kende verklaring Arch & Hook. Alle partijen hebben nu
gelekend. Zou je de gelden kunnen overboeken (zodra hel omstickeren is geregeld, zie mijn mail

van zojuist aan INEEEN)
Bedankt voor de medewerking en fijn weekend.

Met vriendelijke groet

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

[ 512c [N

min .nl

Van: IEEEZN < medig.com>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 13:26

aan: [IEEECN <SS e di.com>

cc S  SET 015 ol>

Onderwerp: RE: Tekenen overeenkomst Arch and Hook

Dit is akkoord voor mij. Ministerie heeft geld tegoed van A&H. Na levering deugdelijke
producten zal A&H geld van Medig/Ministerie tegoed hebben. Partijen spreken af dat Medig
hetgeen verschuldigd is aan A&H zal overmaken aan het ministerie, waarmee A&H haar schuld
aan het ministerie aflost en waarmee Mediq tevens bevrijdend betaald aan A&H.

Overeenkomst is door Ministerie opgezet, akkoord bevonden en al ondertekend. Medig handelt
onder verantwoordelijkheid van Ministerie. OK voor mij.

corrigeer mij of vul mij aan waar/indien nodig.
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Met vriendelijke groet,

Van:< medig.com>
Verzonden: Monday, August 31, 2020 4:13 PM

Aan: BT <P medig.com>

Onderwerp: FW: Tekenen overeenkomst Arch and Hook

had jij hier nog naar kunnen kijken? Thanks,



